
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME 48 48 48 6089

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 16,23 7,90 14,26 6,84 3,11 6,06 5,47 3,62 4,56 3,75 1,30 3,43 13,47 5,72 12,04 4,71 2,97 3,97 3,56 2,99 2,81 4,31 2,51 3,69 58,34 30,12 50,82 293,340

Okul Ortalaması 19,13 6,63 17,47 7,88 2,58 7,23 6,29 3,06 5,53 4,06 1,23 3,76 16,23 5,44 14,87 6,02 2,71 5,34 4,96 2,85 4,24 6,69 2,23 6,13 71,26 26,73 64,57 334,450

KATILIMLAR

1 1573  9B 26 2 25,50 9 2 8,50 8 1 7,75 5 1 4,75 28 2 27,50 7 3 6,25 10 0 10,00 10 0 10,00 103 11 100,25 441,087 125

2 1520  9A 26 3 25,25 10 2 9,50 9 1 8,75 6 0 6,00 23 0 23,00 8 2 7,50 9 1 8,75 9 1 8,75 100 10 97,50 432,803 187

3 1572  9A 28 1 27,75 11 0 11,00 9 2 8,50 6 0 6,00 21 4 20,00 7 2 6,50 9 1 8,75 9 1 8,75 100 11 97,25 431,686 197

4 1516  9A 24 6 22,50 9 3 8,25 8 2 7,50 5 1 4,75 23 4 22,00 8 2 7,50 10 0 10,00 10 0 10,00 97 18 92,50 418,230 325

5 1513  9A 21 9 18,75 9 3 8,25 8 0 8,00 5 1 4,75 26 2 25,50 10 0 10,00 9 1 8,75 7 3 6,25 95 19 90,25 411,854 405

6 1508  9A 26 3 25,25 11 0 11,00 10 1 9,75 6 0 6,00 13 12 10,00 9 1 8,75 7 1 6,75 9 1 8,75 91 19 86,25 398,955 609

7 1522  9A 26 3 25,25 7 4 6,00 8 3 7,25 5 1 4,75 20 5 18,75 7 3 6,25 9 1 8,75 9 1 8,75 91 21 85,75 397,432 639

8 1510  9A 21 4 20,00 8 3 7,25 7 3 6,25 4 2 3,50 21 4 20,00 9 1 8,75 8 1 7,75 10 0 10,00 88 18 83,50 391,461 755

9 1561  9B 21 4 20,00 8 1 7,75 5 1 4,75 5 0 5,00 24 3 23,25 8 0 8,00 6 2 5,50 9 0 9,00 86 11 83,25 390,550 773

10 1551  9B 18 9 15,75 9 1 8,75 7 4 6,00 6 0 6,00 21 4 20,00 8 1 7,75 7 1 6,75 8 2 7,50 84 22 78,50 376,804 1051

11 1570  9B 12 8 10,00 12 0 12,00 11 1 10,75 4 2 3,50 23 1 22,75 6 4 5,00 10 0 10,00 5 5 3,75 83 21 77,75 375,167 1079

12 1533  9A 22 5 20,75 8 3 7,25 7 2 6,50 5 1 4,75 22 3 21,25 6 4 5,00 9 1 8,75 5 5 3,75 84 24 78,00 374,471 1097

13 1526  9A 20 4 19,00 8 3 7,25 7 3 6,25 4 2 3,50 21 4 20,00 6 1 5,75 7 0 7,00 9 1 8,75 82 18 77,50 373,355 1125

14 1536                                                       9A 21 7 19,25 8 4 7,00 11 0 11,00 6 0 6,00 15 3 14,25 8 2 7,50 5 4 4,00 8 2 7,50 82 22 76,50 370,217 1195

15 1565  9B 24 2 23,50 8 4 7,00 10 2 9,50 6 0 6,00 14 8 12,00 6 3 5,25 5 1 4,75 6 2 5,50 79 22 73,50 360,506 1463

16 1553  9B 19 7 17,25 9 3 8,25 7 1 6,75 5 1 4,75 18 11 15,25 6 2 5,50 5 4 4,00 10 0 10,00 79 29 71,75 356,218 1572

17 1562  9B 20 2 19,50 10 2 9,50 4 5 2,75 5 1 4,75 17 4 16,00 5 2 4,50 5 2 4,50 9 1 8,75 75 19 70,25 351,347 1689

18 1514  9A 20 7 18,25 9 3 8,25 7 4 6,00 3 3 2,25 13 9 10,75 8 2 7,50 7 3 6,25 9 1 8,75 76 32 68,00 344,936 1859

19 1509  9A 21 5 19,75 7 4 6,00 5 7 3,25 5 1 4,75 16 12 13,00 8 2 7,50 5 5 3,75 9 0 9,00 76 36 67,00 341,645 1962

20 1558  9B 15 11 12,25 8 2 7,50 8 2 7,50 0 1 -0,25 18 6 16,50 9 1 8,75 7 2 6,50 8 2 7,50 73 27 66,25 340,465 1995

21 1569  9A 16 2 15,50 6 0 6,00 8 1 7,75 1 2 0,50 19 4 18,00 7 1 6,75 6 3 5,25 7 2 6,50 70 15 66,25 339,873 2012

22 1537  9A 22 5 20,75 8 3 7,25 5 5 3,75 6 0 6,00 16 4 15,00 7 3 6,25 2 7 0,25 6 4 5,00 72 31 64,25 332,898 2192

23 1521  9A 17 8 15,00 10 2 9,50 8 3 7,25 3 3 2,25 15 4 14,00 6 2 5,50 5 4 4,00 7 3 6,25 71 29 63,75 332,313 2208

24 1549  9B 19 7 17,25 7 5 5,75 6 3 5,25 4 2 3,50 17 7 15,25 5 3 4,25 7 2 6,50 6 3 5,25 71 32 63,00 329,776 2267

25 1546  9B 21 6 19,50 8 3 7,25 5 3 4,25 4 2 3,50 19 7 17,25 5 2 4,50 3 3 2,25 5 3 4,25 70 29 62,75 328,532 2300

26 1547  9B 17 7 15,25 7 1 6,75 5 4 4,00 3 1 2,75 18 6 16,50 7 2 6,50 5 2 4,50 6 1 5,75 68 24 62,00 327,060 2352

27 1564  9B 19 9 16,75 8 1 7,75 5 3 4,25 4 2 3,50 17 4 16,00 5 2 4,50 2 4 1,00 6 3 5,25 66 28 59,00 317,607 2596

28 1556                                 9B 20 5 18,75 10 1 9,75 2 4 1,00 4 2 3,50 13 7 11,25 4 3 3,25 4 1 3,75 8 2 7,50 65 25 58,75 316,745 2626

29 1542  9B 20 6 18,50 8 4 7,00 7 5 5,75 5 1 4,75 20 5 18,75 3 6 1,50 3 5 1,75 1 1 0,75 67 33 58,75 316,358 2634
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 16,23 7,90 14,26 6,84 3,11 6,06 5,47 3,62 4,56 3,75 1,30 3,43 13,47 5,72 12,04 4,71 2,97 3,97 3,56 2,99 2,81 4,31 2,51 3,69 58,34 30,12 50,82 293,340

Okul Ortalaması 19,13 6,63 17,47 7,88 2,58 7,23 6,29 3,06 5,53 4,06 1,23 3,76 16,23 5,44 14,87 6,02 2,71 5,34 4,96 2,85 4,24 6,69 2,23 6,13 71,26 26,73 64,57 334,450

KATILIMLAR

30 1543  9B 21 8 19,00 6 1 5,75 5 3 4,25 4 2 3,50 12 6 10,50 7 3 6,25 4 5 2,75 7 3 6,25 66 31 58,25 315,240 2661

31 1544  9B 21 3 20,25 7 3 6,25 6 3 5,25 3 2 2,50 9 6 7,50 7 1 6,75 4 3 3,25 6 2 5,50 63 23 57,25 312,081 2746

32 1571                9A 21 6 19,50 5 1 4,75 3 5 1,75 4 2 3,50 18 8 16,00 5 5 3,75 3 5 1,75 6 3 5,25 65 35 56,25 308,983 2835

33 1554  9B 16 14 12,50 8 4 7,00 5 7 3,25 5 1 4,75 23 7 21,25 4 6 2,50 2 8 0,00 5 5 3,75 68 52 55,00 305,955 2917

34 1538  9B 16 8 14,00 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 14 2 13,50 5 2 4,50 2 2 1,50 7 3 6,25 60 21 54,75 305,249 2934

35 1568  9A 17 7 15,25 11 1 10,75 7 4 6,00 6 0 6,00 9 6 7,50 5 2 4,50 2 3 1,25 4 3 3,25 61 26 54,50 304,205 2958

36 1511  9A 18 9 15,75 8 4 7,00 9 3 8,25 4 2 3,50 11 4 10,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 0 3,00 61 26 54,50 304,180 2959

37 1566  9B 19 5 17,75 7 3 6,25 7 5 5,75 5 0 5,00 11 5 9,75 5 5 3,75 4 4 3,00 4 3 3,25 62 30 54,50 303,920 2969

38 1540  9B 21 4 20,00 7 2 6,50 6 3 5,25 4 2 3,50 10 5 8,75 2 2 1,50 2 3 1,25 8 1 7,75 60 22 54,50 303,647 2975

39 1574  9A 15 4 14,00 9 3 8,25 8 3 7,25 3 3 2,25 6 6 4,50 7 2 6,50 5 5 3,75 6 2 5,50 59 28 52,00 297,122 3117

40 1530  9A 16 13 12,75 6 6 4,50 9 3 8,25 5 1 4,75 17 10 14,50 2 8 0,00 4 5 2,75 3 7 1,25 62 53 48,75 287,045 3367

41 1512  9A 16 12 13,00 9 2 8,50 4 4 3,00 3 3 2,25 13 9 10,75 6 4 5,00 2 7 0,25 6 4 5,00 59 45 47,75 284,257 3430

42 1545  9B 16 11 13,25 7 4 6,00 2 7 0,25 4 2 3,50 12 4 11,00 4 4 3,00 5 4 4,00 5 4 4,00 55 40 45,00 275,988 3615

43 1552  9B 13 13 9,75 7 5 5,75 6 6 4,50 1 2 0,50 12 3 11,25 3 7 1,25 4 4 3,00 9 1 8,75 55 41 44,75 275,771 3621

44 1525  9A 18 7 16,25 6 6 4,50 6 3 5,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 2 5,50 1 3 0,25 4 2 3,50 51 26 44,50 274,025 3646

45 1528  9A 13 7 11,25 6 1 5,75 2 1 1,75 12 6 10,50 8 2 7,50 3 4 2,00 3 4 2,00 47 25 40,75 263,492 3848

46 1559  9B 17 5 15,75 1 0 1,00 1 0 1,00 19 6 17,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 5 5 3,75 44 22 38,50 255,814 3986

47 1560  9B 10 14 6,50 5 6 3,50 3 4 2,00 2 2 1,50 8 5 6,75 6 4 5,00 0 2 -0,50 5 2 4,50 39 39 29,25 229,441 4524

48 1563  9B 12 11 9,25 5 4 4,00 4 4 3,00 2 0 2,00 6 13 2,75 4 3 3,25 1 4 0,00 5 3 4,25 39 42 28,50 226,769 4566

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME 48 48 48 6089

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 16,23 7,90 14,26 6,84 3,11 6,06 5,47 3,62 4,56 3,75 1,30 3,43 13,47 5,72 12,04 4,71 2,97 3,97 3,56 2,99 2,81 4,31 2,51 3,69 58,34 30,12 50,82 293,340

Okul Ortalaması 19,13 6,63 17,47 7,88 2,58 7,23 6,29 3,06 5,53 4,06 1,23 3,76 16,23 5,44 14,87 6,02 2,71 5,34 4,96 2,85 4,24 6,69 2,23 6,13 71,26 26,73 64,57 334,450

KATILIMLAR
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