
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME 48 48 48 5788

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,84 8,53 13,71 5,40 2,44 4,79 4,77 2,97 4,03 2,39 1,22 2,08 2,55 1,48 2,18 8,10 4,71 6,92 4,06 3,28 3,24 4,99 1,69 4,57 3,56 2,77 2,87 51,66 29,09 44,39 274,080

Okul Ortalaması 18,23 7,98 16,23 6,15 2,25 5,58 5,23 3,23 4,42 2,98 1,21 2,68 2,94 1,54 2,55 7,42 4,75 6,23 4,98 3,69 4,06 6,08 2,06 5,57 4,35 3,06 3,59 58,36 29,77 50,91 293,460

KATILIMLAR

1 1198 10A 25 5 23,75 9 1 8,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 2 10,50 9 1 8,75 10 0 10,00 7 1 6,75 84 17 79,75 379,661 438

2 1177 10A 24 5 22,75 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 22 4 21,00 4 6 2,50 9 1 8,75 5 4 4,00 83 29 75,75 367,357 620

3 1203 10B 21 7 19,25 7 1 6,75 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 1 13,75 7 3 6,25 8 1 7,75 7 3 6,25 78 21 72,75 358,994 758

4 1189 10A 26 4 25,00 5 5 3,75 7 1 6,75 5 0 5,00 2 3 1,25 12 6 10,50 7 2 6,50 7 1 6,75 6 2 5,50 77 24 71,00 352,926 896

5 1171 10A 23 6 21,50 5 1 4,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 5 7,75 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 76 22 70,50 352,128 910

6 1507 10B 18 8 16,00 10 0 10,00 5 5 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 0 9,00 7 1 6,75 10 0 10,00 7 1 6,75 73 18 68,50 346,771 1025

7 1178 10A 21 9 18,75 9 1 8,75 6 4 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 13 13 9,75 6 4 5,00 8 2 7,50 6 3 5,25 77 38 67,50 343,178 1096

8 1224 10B 19 3 18,25 3 3 2,25 7 2 6,50 3 1 2,75 4 1 3,75 13 2 12,50 7 3 6,25 8 1 7,75 7 0 7,00 71 16 67,00 341,870 1125

9 1222 10B 21 5 19,75 6 2 5,50 7 3 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 11 4 10,00 4 3 3,25 9 1 8,75 7 2 6,50 71 22 65,50 337,066 1239

10 1172 10A 23 6 21,50 8 2 7,50 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 2 7,50 5 4 4,00 6 1 5,75 7 2 6,50 70 20 65,00 335,245 1276

11 1210 10B 27 3 26,25 8 1 7,75 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 7 3,25 6 3 5,25 4 3 3,25 5 3 4,25 71 24 65,00 334,488 1296

12 1144 10A 20 9 17,75 8 2 7,50 8 1 7,75 2 0 2,00 9 0 9,00 9 0 9,00 7 1 6,75 5 1 4,75 68 14 64,50 334,400 1299

13 1180 10A 24 6 22,50 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 11 7 9,25 6 4 5,00 5 3 4,25 5 5 3,75 72 33 63,75 331,228 1366

14 1191 10A 23 7 21,25 8 2 7,50 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 6 4 5,00 9 1 8,75 6 4 5,00 72 35 63,25 330,117 1386

15 1193 10A 23 5 21,75 6 1 5,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 2 7,50 5 2 4,50 8 0 8,00 6 3 5,25 67 18 62,50 327,758 1433

16 1204 10A 20 8 18,00 7 1 6,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 5 4 4,00 10 0 10,00 7 1 6,75 67 22 61,50 325,359 1486

17 1194 10A 22 5 20,75 5 2 4,50 5 2 4,50 2 0 2,00 3 0 3,00 10 1 9,75 4 1 3,75 6 1 5,75 4 0 4,00 61 12 58,00 314,191 1761

18 1186 10A 19 10 16,50 8 2 7,50 5 4 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 6 6,50 6 3 5,25 5 3 4,25 4 3 3,25 63 33 54,75 304,944 2018

19 1192 10B 19 11 16,25 5 3 4,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 7 3 6,25 6 4 5,00 8 1 7,75 62 33 53,75 302,220 2093

20 1209 10B 22 3 21,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 4 3,00 1 7 -0,75 5 3 4,25 7 3 6,25 60 29 52,75 298,194 2213

21 1500 10B 21 7 19,25 6 3 5,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 5 2,75 3 5 1,75 62 40 52,00 296,140 2282

22 1501 10B 15 14 11,50 4 6 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 13 5 11,75 8 2 7,50 7 3 6,25 1 1 0,75 61 38 51,50 295,894 2288

23 1184 10A 16 14 12,50 9 1 8,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 11 9 8,75 4 6 2,50 7 3 6,25 7 3 6,25 63 46 51,50 295,784 2292

24 1205 10B 16 10 13,50 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 6 4 5,00 6 0 6,00 1 5 -0,25 58 31 50,25 291,727 2415

25 1221 10B 13 7 11,25 7 1 6,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 9 4 8,00 6 3 5,25 7 1 6,75 5 2 4,50 55 22 49,50 289,995 2456

26 1181 10A 20 8 18,00 3 3 2,25 7 1 6,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 4 11,00 2 6 0,50 4 3 3,25 3 5 1,75 58 33 49,75 289,429 2474

27 1202 10B 23 6 21,50 6 4 5,00 4 3 3,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 4 1,00 4 2 3,50 7 2 6,50 4 3 3,25 56 26 49,50 288,532 2509

28 1506 10B 15 8 13,00 5 3 4,25 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 11 4 10,00 4 4 3,00 9 0 9,00 2 7 0,25 56 32 48,00 285,088 2602

29 1176 10A 19 11 16,25 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 6 0,50 7 3 6,25 5 5 3,75 5 5 3,75 58 40 48,00 284,726 2609
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 15,84 8,53 13,71 5,40 2,44 4,79 4,77 2,97 4,03 2,39 1,22 2,08 2,55 1,48 2,18 8,10 4,71 6,92 4,06 3,28 3,24 4,99 1,69 4,57 3,56 2,77 2,87 51,66 29,09 44,39 274,080

Okul Ortalaması 18,23 7,98 16,23 6,15 2,25 5,58 5,23 3,23 4,42 2,98 1,21 2,68 2,94 1,54 2,55 7,42 4,75 6,23 4,98 3,69 4,06 6,08 2,06 5,57 4,35 3,06 3,59 58,36 29,77 50,91 293,460

KATILIMLAR

30 1211 10B 20 10 17,50 7 2 6,50 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 5 4 4,00 1 5 -0,25 5 5 3,75 56 35 47,25 282,059 2689

31 1212 10B 17 10 14,50 8 2 7,50 7 3 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 4 6 2,50 9 1 8,75 3 7 1,25 56 39 46,25 279,643 2754

32 1197 10A 20 5 18,75 7 3 6,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 5 2,75 4 5 2,75 5 1 4,75 5 4 4,00 54 31 46,25 279,050 2775

33 1217 10B 19 5 17,75 6 2 5,50 5 5 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 9 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 2 6 0,50 51 32 43,00 269,291 3039

34 1179 10A 17 7 15,25 5 3 4,25 5 5 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 4 4,00 6 2 5,50 3 2 2,50 49 28 42,00 266,750 3106

35 1199 10A 14 10 11,50 8 1 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 1 5,75 2 2 1,50 3 4 2,00 5 0 5,00 47 24 41,00 264,091 3172

36 1188 10A 14 11 11,25 5 3 4,25 4 5 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 8 1 7,75 5 3 4,25 3 4 2,00 49 38 39,50 259,835 3312

37 1505 10A 17 10 14,50 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 8 1,00 5 4 4,00 5 3 4,25 0 5 -1,25 49 41 38,75 256,878 3375

38 1208 10B 15 10 12,50 4 2 3,50 4 2 3,50 5 0 5,00 3 2 2,50 9 8 7,00 2 6 0,50 3 5 1,75 2 2 1,50 47 37 37,75 254,002 3455

39 1214 10B 15 12 12,00 7 2 6,50 5 5 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 5 2,75 6 4 5,00 5 3 4,25 2 2 1,50 47 38 37,50 253,595 3464

40 1215 10B 15 10 12,50 5 3 4,25 8 2 7,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 4 4 3,00 6 3 5,25 0 8 -2,00 46 39 36,25 249,593 3554

41 1504 10B 18 9 15,75 6 4 5,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 8 1,00 2 7 0,25 5 3 4,25 4 4 3,00 47 44 36,00 248,469 3594

42 1502 10A 15 15 11,25 7 3 6,25 7 3 6,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 8 2,00 1 9 -1,25 4 3 3,25 5 5 3,75 48 51 35,25 246,729 3636

43 1207 10B 10 19 5,25 7 3 6,25 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 6 7,50 4 6 2,50 4 5 2,75 4 6 2,50 48 54 34,50 245,335 3680

44 1238 10B 10 3 9,25 3 2 2,50 3 3 2,25 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 6 3 5,25 3 1 2,75 37 20 32,00 237,430 3895

45 1196 10A 9 8 7,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 7 4 6,00 5 3 4,25 5 2 4,50 5 1 4,75 38 25 31,75 237,071 3907

46 1216 10A 14 7 12,25 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 3 4 2,00 3 6 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 36 21 30,75 233,172 4004

47 1185 10A 11 9 8,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 3 1,25 5 4 4,00 6 4 5,00 4 3 3,25 1 4 0,00 34 34 25,50 217,846 4379

48 1187 10A 7 3 6,25 5 7 3,25 12 10 9,50 169,745 5259
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,84 8,53 13,71 5,40 2,44 4,79 4,77 2,97 4,03 2,39 1,22 2,08 2,55 1,48 2,18 8,10 4,71 6,92 4,06 3,28 3,24 4,99 1,69 4,57 3,56 2,77 2,87 51,66 29,09 44,39 274,080

Okul Ortalaması 18,23 7,98 16,23 6,15 2,25 5,58 5,23 3,23 4,42 2,98 1,21 2,68 2,94 1,54 2,55 7,42 4,75 6,23 4,98 3,69 4,06 6,08 2,06 5,57 4,35 3,06 3,59 58,36 29,77 50,91 293,460

KATILIMLAR
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