
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME 52 52 52 4315

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 5,57 8,68 2,94 1,74 2,50 2,28 1,81 1,83 0,85 1,14 0,57 2,04 0,50 1,91 10,86 3,82 9,90 3,44 1,89 2,97 3,43 0,86 3,21 3,94 1,75 3,51 39,85 19,08 35,08 233,630 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,13 5,10 13,86 5,00 2,29 4,43 3,46 2,75 2,77 1,58 1,67 1,16 3,33 0,65 3,16 10,88 3,52 10,00 4,42 2,77 3,73 5,50 1,19 5,20 5,17 2,88 4,45 54,47 22,82 48,76 276,070 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 997 11A 23 3 22,25 8 1 7,75 6 3 5,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 1 19,75 7 2 6,50 10 0 10,00 8 2 7,50 92 12 89,00 387,007 19 405,900 41 396,568 494 385,427 88

2 1041 11B 18 6 16,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 29 0 29,00 5 4 4,00 10 0 10,00 10 0 10,00 81 20 76,00 351,643 90 254,738 1372 459,418 95 401,820 46

3 993 11A 20 4 19,00 5 4 4,00 4 3 3,25 2 3 1,25 5 0 5,00 21 1 20,75 6 4 5,00 8 2 7,50 7 2 6,50 78 23 72,25 340,761 123 317,912 538 370,750 749 369,255 142

4 1005 11A 19 3 18,25 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 3 18,25 6 1 5,75 8 2 7,50 8 1 7,75 75 12 72,00 340,231 127 319,857 521 367,477 774 349,095 251

5 1011 11A 20 6 18,50 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 3 17,25 4 4 3,00 10 0 10,00 8 1 7,75 78 24 72,00 340,192 128 330,113 415 362,227 814 344,786 284

6 1163 11B 19 6 17,50 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 0 9,00 8 1 7,75 9 1 8,75 9 1 8,75 76 17 71,75 339,785 132 354,538 239 334,367 1063 288,327 842

7 1018 11A 23 2 22,50 5 3 4,25 6 1 5,75 2 3 1,25 5 0 5,00 14 3 13,25 3 1 2,75 7 0 7,00 8 2 7,50 73 15 69,25 331,961 180 357,998 213 312,993 1251 348,030 261

8 1020 11B 25 3 24,25 10 0 10,00 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 5 4 4,00 6 4 5,00 4 6 2,50 75 28 68,00 328,074 209 412,964 24 249,478 1838 338,921 315

9 1040 11B 19 4 18,00 4 3 3,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 22 2 21,50 5 3 4,25 9 1 8,75 7 3 6,25 73 24 67,00 326,331 221 278,232 1042 378,036 667 366,940 156

10 1007 11A 14 2 13,50 6 0 6,00 2 2 1,50 24 0 24,00 4 4 3,00 8 1 7,75 9 0 9,00 67 9 64,75 320,646 263 244,924 1508 399,333 467 351,259 228

11 1044 11B 18 3 17,25 8 2 7,50 4 2 3,50 1 4 0,00 4 0 4,00 14 4 13,00 4 2 3,50 9 0 9,00 6 1 5,75 68 18 63,50 316,678 290 315,757 561 317,045 1215 310,684 550

12 1032 11B 9 1 8,75 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 22 1 21,75 7 2 6,50 10 0 10,00 8 1 7,75 65 12 62,00 314,793 312 214,608 1990 411,225 355 245,558 1753

13 1499 11A 17 4 16,00 7 2 6,50 3 3 2,25 3 0 3,00 4 1 3,75 16 1 15,75 2 5 0,75 9 0 9,00 6 3 5,25 67 19 62,25 313,240 326 315,133 571 315,739 1230 318,694 480

14 1019 11A 16 7 14,25 10 0 10,00 3 6 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 16 1 15,75 3 2 2,50 7 3 6,25 6 3 5,25 67 24 61,00 309,945 351 314,432 580 307,151 1312 306,747 591

15 1170 11B 14 2 13,50 5 2 4,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 18 4 17,00 2 2 1,50 8 1 7,75 6 3 5,25 62 14 58,50 303,121 427 283,862 963 319,659 1189 309,147 570

16 990 11A 19 5 17,75 7 2 6,50 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 8 6,00 5 4 4,00 5 1 4,75 6 3 5,25 61 30 53,50 288,731 645 327,708 439 242,525 1905 271,985 1141

17 991 11A 8 3 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 17 2 16,50 7 2 6,50 9 0 9,00 5 5 3,75 57 17 52,75 288,095 663 221,997 1881 342,930 990 263,470 1332

18 998 11A 21 6 19,50 8 2 7,50 5 4 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 8 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 5 5 3,75 61 31 53,25 287,737 671 353,116 246 212,499 2217 271,901 1144

19 1165 11A 18 4 17,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 0 4,00 9 3 8,25 4 1 3,75 4 0 4,00 6 2 5,50 57 16 53,00 287,406 674 312,682 598 252,322 1824 280,401 971

20 1042 11B 21 4 20,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 12 4 11,00 3 4 2,00 7 0 7,00 4 4 3,00 58 22 52,50 285,617 702 297,925 776 263,121 1724 317,426 491

21 1164 11B 24 4 23,00 7 2 6,50 3 4 2,00 1 2 0,50 3 2 2,50 13 6 11,50 1 4 0,00 3 5 1,75 5 1 4,75 60 30 52,50 285,056 714 331,307 408 231,670 2011 340,915 300

22 1045 11B 16 8 14,00 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 12 5 10,75 3 4 2,00 5 1 4,75 5 3 4,25 59 31 51,25 282,827 759 299,601 744 254,965 1792 274,960 1073

23 14 11A 15 9 12,75 5 4 4,00 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 15 6 13,50 8 2 7,50 6 2 5,50 5 5 3,75 61 40 51,00 282,496 768 240,853 1565 305,624 1329 282,970 921

24 1008 11A 14 10 11,50 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 7 3 6,25 7 1 6,75 8 2 7,50 59 34 50,50 281,397 795 271,828 1138 276,248 1598 221,797 2418

25 1169 11B 16 9 13,75 1 0 1,00 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 12 9 9,75 5 1 4,75 10 0 10,00 5 5 3,75 57 30 49,50 278,282 879 244,506 1515 296,075 1409 267,237 1237

26 1006 11A 15 7 13,25 5 3 4,25 1 3 0,25 14 6 12,50 5 3 4,25 8 0 8,00 7 3 6,25 55 25 48,75 276,262 930 223,691 1857 314,786 1237 280,368 972

27 1036 11B 17 8 15,00 5 5 3,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 12 4 11,00 5 4 4,00 5 4 4,00 3 6 1,50 58 39 48,25 274,334 986 289,700 886 243,917 1891 283,291 916

28 1025 11B 17 4 16,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 10 6 8,50 5 4 4,00 8 0 8,00 4 6 2,50 54 29 46,75 270,240 1119 263,965 1247 261,618 1743 275,078 1067

29 1013 11A 22 3 21,25 7 2 6,50 10 0 10,00 8 1 7,75 47 6 45,50 269,039 1152 108,850 3261 407,992 376 242,550 1845
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME 52 52 52 4315

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 5,57 8,68 2,94 1,74 2,50 2,28 1,81 1,83 0,85 1,14 0,57 2,04 0,50 1,91 10,86 3,82 9,90 3,44 1,89 2,97 3,43 0,86 3,21 3,94 1,75 3,51 39,85 19,08 35,08 233,630 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,13 5,10 13,86 5,00 2,29 4,43 3,46 2,75 2,77 1,58 1,67 1,16 3,33 0,65 3,16 10,88 3,52 10,00 4,42 2,77 3,73 5,50 1,19 5,20 5,17 2,88 4,45 54,47 22,82 48,76 276,070 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 1000 11A 12 2 11,50 5 3 4,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 5 3 4,25 7 1 6,75 4 6 2,50 51 21 45,75 267,966 1178 288,038 908 230,366 2021 221,797 2418

31 999 11A 16 7 14,25 5 4 4,00 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 7 3 6,25 6 1 5,75 4 2 3,50 54 33 45,75 267,713 1185 280,163 1009 237,049 1959 236,059 2043

32 1038 11B 18 4 17,00 6 4 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 8 1 7,75 2 3 1,25 7 2 6,50 4 5 2,75 51 23 45,25 265,814 1257 281,161 996 232,746 1999 277,393 1036

33 1027 11B 14 13 10,75 7 3 6,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 0 4,00 5 4 4,00 51 30 43,50 261,733 1385 293,235 841 210,029 2233 210,660 2692

34 1047 11B 15 6 13,50 1 0 1,00 7 1 6,75 3 0 3,00 6 3 5,25 7 2 6,50 5 2 4,50 3 3 2,25 47 17 42,75 259,400 1459 263,235 1261 229,500 2032 238,459 1964

35 1162 11B 15 4 14,00 6 0 6,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 1 6,75 5 2 4,50 2 0 2,00 2 0 2,00 46 13 42,75 259,164 1468 284,552 954 209,249 2240 250,896 1638

36 1168 11A 16 4 15,00 7 2 6,50 3 4 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 5 3 4,25 47 20 42,00 256,910 1544 296,979 787 198,308 2358 251,707 1604

37 1015 11A 16 5 14,75 7 3 6,25 7 2 6,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 2 4,50 46 17 41,75 256,330 1575 306,997 667 184,223 2515 225,936 2325

38 1010 11A 15 6 13,50 5 2 4,50 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 7 5 5,75 5 2 4,50 3 2 2,50 4 4 3,00 46 29 38,75 248,187 1835 256,716 1342 213,055 2210 241,467 1877

39 1167 11B 15 5 13,75 5 4 4,00 3 4 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 3 6 1,50 2 3 1,25 4 4 3,00 44 32 36,00 240,375 2086 290,321 876 168,173 2720 225,125 2348

40 992 11A 17 9 14,75 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 4 5 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 44 37 34,75 236,808 2208 269,714 1164 176,610 2613 237,968 1979

41 1026 11B 16 6 14,50 1 3 0,25 4 2 3,50 5 5 3,75 7 2 6,50 2 1 1,75 5 4 4,00 40 23 34,25 235,673 2240 225,870 1823 213,341 2206 236,262 2041

42 1003 11A 13 3 12,25 4 1 3,75 5 5 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 2 7 0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 39 21 33,75 234,221 2291 266,688 1213 173,533 2654 234,437 2091

43 1014 11A 13 6 11,50 6 1 5,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 9 1 8,75 4 4 3,00 2 0 2,00 38 18 33,50 233,682 2308 234,581 1683 199,848 2338 245,861 1749

44 1033 11B 18 8 16,00 4 2 3,50 6 0 6,00 6 3 5,25 34 13 30,75 227,786 2500 108,850 3261 312,769 1254 210,966 2681

45 282 11B 18 3 17,25 4 4 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 5 1,75 2 2 1,50 4 4 3,00 36 20 31,00 226,047 2559 266,286 1218 154,863 2898 243,004 1833

46 995 11A 13 8 11,00 3 4 2,00 3 7 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 6 1 5,75 1 1 0,75 5 5 3,75 37 29 29,75 223,537 2639 227,131 1804 182,829 2538 195,823 3055

47 1034 11B 15 7 13,25 2 3 1,25 2 5 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 2 0 2,00 35 21 29,75 223,103 2658 233,376 1704 176,632 2612 232,240 2140

48 1029 11B 15 10 12,50 6 3 5,25 6 4 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 34 22 28,50 219,513 2769 285,921 933 117,580 3624 204,560 2852

49 1002 11A 13 7 11,25 6 3 5,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 3 2,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 32 29 24,75 209,291 3079 249,718 1446 131,056 3305 205,050 2830

50 1166 11B 10 10 7,50 5 4 4,00 5 4 4,00 2 6 0,50 5 4 4,00 1 3 0,25 5 5 3,75 33 36 24,00 207,926 3117 209,120 2064 166,275 2744 168,921 3554

51 1001 11A 6 4 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 4 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 7 2 6,50 25 12 22,00 202,825 3244 160,349 2752 203,644 2299 160,877 3679

52 994 11A 8 8 6,00 6 4 5,00 4 2 3,50 4 6 2,50 22 20 17,00 189,518 3538 108,850 3261 220,805 2124 150,806 3815
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME 52 52 52 4315

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,07 5,57 8,68 2,94 1,74 2,50 2,28 1,81 1,83 0,85 1,14 0,57 2,04 0,50 1,91 10,86 3,82 9,90 3,44 1,89 2,97 3,43 0,86 3,21 3,94 1,75 3,51 39,85 19,08 35,08 233,630 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,13 5,10 13,86 5,00 2,29 4,43 3,46 2,75 2,77 1,58 1,67 1,16 3,33 0,65 3,16 10,88 3,52 10,00 4,42 2,77 3,73 5,50 1,19 5,20 5,17 2,88 4,45 54,47 22,82 48,76 276,070 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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