
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

KATILIMLAR

1 1625                                                  9B 28 2 27,50 11 1 10,75 10 2 9,50 6 0 6,00 12 4 11,00 9 1 8,75 4 6 2,50 9 1 8,75 89 17 84,75 393,984 69

2 1595                                                      9A 20 6 18,50 11 1 10,75 7 4 6,00 6 0 6,00 25 1 24,75 9 1 8,75 4 3 3,25 6 3 5,25 88 19 83,25 390,535 81

3 1607                                                      9B 20 8 18,00 6 4 5,00 7 5 5,75 4 1 3,75 25 0 25,00 7 1 6,75 6 3 5,25 9 0 9,00 84 22 78,50 376,471 132

4 1599  9A 21 9 18,75 8 3 7,25 6 6 4,50 6 0 6,00 21 3 20,25 8 1 7,75 5 4 4,00 8 2 7,50 83 28 76,00 368,789 170

5 1619  9B 19 5 17,75 8 3 7,25 5 5 3,75 6 0 6,00 23 3 22,25 7 2 6,50 5 3 4,25 8 2 7,50 81 23 75,25 366,624 183

6 1612  9B 26 4 25,00 7 5 5,75 7 4 6,00 6 0 6,00 13 3 12,25 6 2 5,50 7 3 6,25 6 3 5,25 78 24 72,00 355,862 263

7 1588  9A 22 6 20,50 6 6 4,50 10 2 9,50 6 0 6,00 15 1 14,75 8 2 7,50 5 1 4,75 5 5 3,75 77 23 71,25 354,153 279

8 1591  9A 20 10 17,50 8 4 7,00 8 4 7,00 6 0 6,00 17 5 15,75 7 3 6,25 5 5 3,75 7 3 6,25 78 34 69,50 349,292 320

9 1580  9A 18 10 15,50 5 7 3,25 7 4 6,00 5 0 5,00 20 1 19,75 9 1 8,75 5 4 4,00 7 2 6,50 76 29 68,75 347,418 348

10 1578  9A 26 2 25,50 8 3 7,25 6 3 5,25 6 0 6,00 11 3 10,25 5 4 4,00 5 3 4,25 6 2 5,50 73 20 68,00 343,643 394

11 1622  9B 18 9 15,75 6 4 5,00 8 4 7,00 5 0 5,00 17 3 16,25 7 2 6,50 7 2 6,50 6 4 5,00 74 28 67,00 342,075 425

12 1581  9A 21 5 19,75 11 1 10,75 4 8 2,00 5 1 4,75 14 7 12,25 8 1 7,75 2 4 1,00 9 1 8,75 74 28 67,00 341,535 430

13 1631  9B 13 3 12,25 8 4 7,00 8 4 7,00 5 0 5,00 17 2 16,50 9 1 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 72 22 66,50 341,057 433

14 1596                                         9B 23 7 21,25 7 5 5,75 6 6 4,50 5 1 4,75 5 3 4,25 9 1 8,75 7 2 6,50 10 0 10,00 72 25 65,75 337,892 465

15 1603  9A 21 3 20,25 8 4 7,00 9 2 8,50 6 0 6,00 13 3 12,25 7 3 6,25 1 5 -0,25 6 2 5,50 71 22 65,50 336,721 479

16 1605                                                                        9A 22 3 21,25 10 2 9,50 5 5 3,75 6 0 6,00 14 5 12,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 70 25 63,75 331,290 536

17 1636  9B 20 5 18,75 6 6 4,50 6 5 4,75 4 1 3,75 19 2 18,50 7 2 6,50 4 5 2,75 5 4 4,00 71 30 63,50 330,974 541

18 1618  9A 23 7 21,25 8 4 7,00 6 6 4,50 6 0 6,00 13 8 11,00 8 2 7,50 2 4 1,00 6 4 5,00 72 35 63,25 329,907 555

19 1632  9B 25 2 24,50 7 4 6,00 7 3 6,25 11 4 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 7 2 6,50 69 23 63,25 329,605 563

20 1639  9A 19 7 17,25 9 3 8,25 6 3 5,25 6 0 6,00 16 4 15,00 4 4 3,00 6 4 5,00 4 4 3,00 70 29 62,75 328,824 577

21 1610                                                      9A 21 6 19,50 7 5 5,75 9 2 8,50 6 0 6,00 11 8 9,00 5 5 3,75 4 3 3,25 7 3 6,25 70 32 62,00 326,367 610

22 1638  9A 23 6 21,50 6 6 4,50 4 8 2,00 6 0 6,00 14 6 12,50 8 2 7,50 4 4 3,00 6 4 5,00 71 36 62,00 326,197 614

23 1602  9A 18 8 16,00 9 3 8,25 7 2 6,50 6 0 6,00 12 5 10,75 5 4 4,00 6 3 5,25 6 4 5,00 69 29 61,75 326,111 615

24 1582                   9A 16 11 13,25 9 3 8,25 6 4 5,00 6 0 6,00 20 3 19,25 4 6 2,50 3 4 2,00 5 4 4,00 69 35 60,25 321,729 680

25 1586  9A 21 5 19,75 7 2 6,50 2 1 1,75 6 0 6,00 16 1 15,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 3 3,25 64 15 60,25 320,964 695

26 1590  9A 18 8 16,00 6 4 5,00 6 5 4,75 6 0 6,00 13 2 12,50 8 1 7,75 6 3 5,25 4 5 2,75 67 28 60,00 320,910 697

27 1598  9A 16 11 13,25 8 3 7,25 7 5 5,75 5 0 5,00 16 7 14,25 6 3 5,25 4 4 3,00 6 3 5,25 68 36 59,00 318,172 743

28 1633  9B 15 11 12,25 7 4 6,00 5 6 3,50 6 0 6,00 13 2 12,50 7 2 6,50 4 5 2,75 9 1 8,75 66 31 58,25 316,227 782

29 1575  9A 21 4 20,00 5 4 4,00 8 2 7,50 6 0 6,00 12 1 11,75 5 3 4,25 5 2 4,50 2 6 0,50 64 22 58,50 315,621 794
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

KATILIMLAR

30 1629  9B 14 4 13,00 8 4 7,00 8 4 7,00 4 2 3,50 12 4 11,00 8 2 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 64 30 56,50 310,749 889

31 1604                                                      9B 21 6 19,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 6 2,50 5 3 4,25 65 34 56,50 309,724 913

32 1623  9B 22 8 20,00 3 9 0,75 3 7 1,25 6 0 6,00 18 6 16,50 6 3 5,25 3 6 1,50 6 3 5,25 67 42 56,50 309,719 914

33 1600  9A 17 11 14,25 7 4 6,00 6 5 4,75 5 1 4,75 15 7 13,25 5 4 4,00 5 4 4,00 5 5 3,75 65 41 54,75 305,196 1017

34 1634  9B 19 11 16,25 5 7 3,25 6 5 4,75 5 1 4,75 13 4 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 6 4 5,00 64 38 54,50 304,255 1034

35 1640  9A 20 7 18,25 8 3 7,25 6 5 4,75 6 0 6,00 15 8 13,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 4 6 2,50 64 41 53,75 301,380 1100

36 1611  9B 21 9 18,75 5 7 3,25 3 6 1,50 6 0 6,00 14 5 12,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 6 2,50 63 38 53,50 300,834 1110

37 1597  9A 17 13 13,75 5 7 3,25 6 6 4,50 5 1 4,75 14 9 11,75 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 65 48 53,00 300,131 1129

38 1576  9A 20 8 18,00 7 5 5,75 4 4 3,00 12 3 11,25 5 3 4,25 4 3 3,25 8 2 7,50 60 28 53,00 299,578 1144

39 1585                           9A 17 8 15,00 8 4 7,00 7 5 5,75 6 0 6,00 11 9 8,75 5 3 4,25 4 4 3,00 3 5 1,75 61 38 51,50 295,219 1273

40 1620  9B 12 8 10,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 0 3,00 13 4 12,00 6 1 5,75 2 2 1,50 4 3 3,25 56 22 50,50 292,923 1347

41 1614  9B 14 16 10,00 8 4 7,00 6 6 4,50 2 4 1,00 14 7 12,25 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 62 49 49,75 290,849 1411

42 1626  9B 15 10 12,50 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 11 5 9,75 5 3 4,25 5 4 4,00 5 2 4,50 58 35 49,25 288,931 1468

43 1642  9B 19 8 17,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 0 6,00 9 6 7,50 7 2 6,50 1 4 0,00 55 27 48,25 285,090 1570

44 1641  9B 17 11 14,25 8 4 7,00 3 7 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 8 2 7,50 3 5 1,75 5 5 3,75 57 39 47,25 282,701 1652

45 1615  9B 19 5 17,75 7 3 6,25 3 4 2,00 2 1 1,75 8 3 7,25 5 3 4,25 3 5 1,75 6 1 5,75 53 25 46,75 280,693 1722

46 1593  9B 15 8 13,00 6 5 4,75 6 4 5,00 5 1 4,75 13 5 11,75 3 6 1,50 2 4 1,00 5 4 4,00 55 37 45,75 278,095 1814

47 1617                                                      9B 18 10 15,50 8 3 7,25 5 7 3,25 3 2 2,50 8 3 7,25 8 2 7,50 2 5 0,75 3 7 1,25 55 39 45,25 276,387 1877

48 1621  9A 18 6 16,50 7 2 6,50 4 3 3,25 5 1 4,75 9 3 8,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 52 27 45,25 276,117 1888

49 1630  9B 7 4 6,00 7 5 5,75 5 0 5,00 12 4 11,00 9 1 8,75 2 3 1,25 7 3 6,25 49 20 44,00 274,914 1924

50 1627  9B 21 8 19,00 6 6 4,50 5 7 3,25 5 1 4,75 6 4 5,00 4 6 2,50 3 6 1,50 5 3 4,25 55 41 44,75 274,379 1940

51 1643  9A 6 8 4,00 4 8 2,00 5 3 4,25 1 0 1,00 19 4 18,00 7 3 6,25 4 2 3,50 4 2 3,50 50 30 42,50 269,765 2119

52 1616  9B 17 9 14,75 5 6 3,50 6 6 4,50 5 1 4,75 5 5 3,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 3 2,25 51 34 42,50 268,288 2178

53 1594  9A 18 10 15,50 6 6 4,50 4 7 2,25 5 1 4,75 10 9 7,75 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 53 49 40,75 262,720 2404

54 1613                                                      9B 18 7 16,25 4 7 2,25 5 6 3,50 4 2 3,50 5 5 3,75 5 4 4,00 2 5 0,75 6 3 5,25 49 39 39,25 258,273 2605

55 1609  9B 20 6 18,50 6 6 4,50 3 9 0,75 5 1 4,75 6 10 3,50 4 6 2,50 3 4 2,00 4 5 2,75 51 47 39,25 257,871 2624

56 1606  9B 2 5 0,75 6 3 5,25 5 5 3,75 6 0 6,00 9 6 7,50 5 5 3,75 5 3 4,25 5 4 4,00 43 31 35,25 248,344 3081
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

KATILIMLAR
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 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

SINIF:  9A

KATILIMLAR

1 1595 MUHAMMED EMİN KÖKÇÜ 9A 20 6 18,50 11 1 10,75 7 4 6,00 6 0 6,00 25 1 24,75 9 1 8,75 4 3 3,25 6 3 5,25 88 19 83,25 390,535 81

2 1599 EMRAH İLKE PALA  9A 21 9 18,75 8 3 7,25 6 6 4,50 6 0 6,00 21 3 20,25 8 1 7,75 5 4 4,00 8 2 7,50 83 28 76,00 368,789 170

3 1588 MUHAMMED SAKALLI  9A 22 6 20,50 6 6 4,50 10 2 9,50 6 0 6,00 15 1 14,75 8 2 7,50 5 1 4,75 5 5 3,75 77 23 71,25 354,153 279

4 1591 ELİF EYLÜL SERT  9A 20 10 17,50 8 4 7,00 8 4 7,00 6 0 6,00 17 5 15,75 7 3 6,25 5 5 3,75 7 3 6,25 78 34 69,50 349,292 320

5 1580 ECRİN KESKİN  9A 18 10 15,50 5 7 3,25 7 4 6,00 5 0 5,00 20 1 19,75 9 1 8,75 5 4 4,00 7 2 6,50 76 29 68,75 347,418 348

6 1578 NEHİR SU ŞAHİN  9A 26 2 25,50 8 3 7,25 6 3 5,25 6 0 6,00 11 3 10,25 5 4 4,00 5 3 4,25 6 2 5,50 73 20 68,00 343,643 394

7 1581 EYLÜL ÇAKIR  9A 21 5 19,75 11 1 10,75 4 8 2,00 5 1 4,75 14 7 12,25 8 1 7,75 2 4 1,00 9 1 8,75 74 28 67,00 341,535 430

8 1603 POYRAZ ÖZGÜNER  9A 21 3 20,25 8 4 7,00 9 2 8,50 6 0 6,00 13 3 12,25 7 3 6,25 1 5 -0,25 6 2 5,50 71 22 65,50 336,721 479

9 1605 DURU ÇİSEM KARAATLI  9A 22 3 21,25 10 2 9,50 5 5 3,75 6 0 6,00 14 5 12,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 5 2,75 70 25 63,75 331,290 536

10 1618 YAĞMUR TOYKAN  9A 23 7 21,25 8 4 7,00 6 6 4,50 6 0 6,00 13 8 11,00 8 2 7,50 2 4 1,00 6 4 5,00 72 35 63,25 329,907 555

11 1639 ENES EFE KILIÇ  9A 19 7 17,25 9 3 8,25 6 3 5,25 6 0 6,00 16 4 15,00 4 4 3,00 6 4 5,00 4 4 3,00 70 29 62,75 328,824 577

12 1610 MAHMUT KEREM GAVUZOĞLU 9A 21 6 19,50 7 5 5,75 9 2 8,50 6 0 6,00 11 8 9,00 5 5 3,75 4 3 3,25 7 3 6,25 70 32 62,00 326,367 610

13 1638 UMUT ALAN  9A 23 6 21,50 6 6 4,50 4 8 2,00 6 0 6,00 14 6 12,50 8 2 7,50 4 4 3,00 6 4 5,00 71 36 62,00 326,197 614

14 1602 FATİH EKİM  9A 18 8 16,00 9 3 8,25 7 2 6,50 6 0 6,00 12 5 10,75 5 4 4,00 6 3 5,25 6 4 5,00 69 29 61,75 326,111 615

15 1582 MEHMET ERİM TETKİN  9A 16 11 13,25 9 3 8,25 6 4 5,00 6 0 6,00 20 3 19,25 4 6 2,50 3 4 2,00 5 4 4,00 69 35 60,25 321,729 680

16 1586 ECRİN SAYGI  9A 21 5 19,75 7 2 6,50 2 1 1,75 6 0 6,00 16 1 15,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 3 3,25 64 15 60,25 320,964 695

17 1590 ÇINAR MERMİ  9A 18 8 16,00 6 4 5,00 6 5 4,75 6 0 6,00 13 2 12,50 8 1 7,75 6 3 5,25 4 5 2,75 67 28 60,00 320,910 697

18 1598 KEREM PALA  9A 16 11 13,25 8 3 7,25 7 5 5,75 5 0 5,00 16 7 14,25 6 3 5,25 4 4 3,00 6 3 5,25 68 36 59,00 318,172 743

19 1575 GÜLSU YEŞİLCİ  9A 21 4 20,00 5 4 4,00 8 2 7,50 6 0 6,00 12 1 11,75 5 3 4,25 5 2 4,50 2 6 0,50 64 22 58,50 315,621 794

20 1600 İSMAİL YILMAZ  9A 17 11 14,25 7 4 6,00 6 5 4,75 5 1 4,75 15 7 13,25 5 4 4,00 5 4 4,00 5 5 3,75 65 41 54,75 305,196 1017

21 1640 ÖMER DEMİRCİ  9A 20 7 18,25 8 3 7,25 6 5 4,75 6 0 6,00 15 8 13,00 4 6 2,50 1 6 -0,50 4 6 2,50 64 41 53,75 301,380 1100

22 1597 ARAS GÜLTEKİN  9A 17 13 13,75 5 7 3,25 6 6 4,50 5 1 4,75 14 9 11,75 6 4 5,00 5 5 3,75 7 3 6,25 65 48 53,00 300,131 1129

23 1576 MERVE TOPALOĞLU  9A 20 8 18,00 7 5 5,75 4 4 3,00 12 3 11,25 5 3 4,25 4 3 3,25 8 2 7,50 60 28 53,00 299,578 1144

24 1585 KUZEY TAHA KERPİÇÇİ  9A 17 8 15,00 8 4 7,00 7 5 5,75 6 0 6,00 11 9 8,75 5 3 4,25 4 4 3,00 3 5 1,75 61 38 51,50 295,219 1273

25 1621 NAZLI BAKIR  9A 18 6 16,50 7 2 6,50 4 3 3,25 5 1 4,75 9 3 8,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 4 4 3,00 52 27 45,25 276,117 1888

26 1643 KIVANÇ DİNÇ  9A 6 8 4,00 4 8 2,00 5 3 4,25 1 0 1,00 19 4 18,00 7 3 6,25 4 2 3,50 4 2 3,50 50 30 42,50 269,765 2119

27 1594 RIDVAN DURMAZ  9A 18 10 15,50 6 6 4,50 4 7 2,25 5 1 4,75 10 9 7,75 5 4 4,00 1 7 -0,75 4 5 2,75 53 49 40,75 262,720 2404



 9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

SINIF:  9A

KATILIMLAR
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 9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

SINIF:  9B

KATILIMLAR

1 1625 TARIK KEREM UYGUR  9B 28 2 27,50 11 1 10,75 10 2 9,50 6 0 6,00 12 4 11,00 9 1 8,75 4 6 2,50 9 1 8,75 89 17 84,75 393,984 69

2 1607 TOPRAK ÇINAR KARDEŞ 9B 20 8 18,00 6 4 5,00 7 5 5,75 4 1 3,75 25 0 25,00 7 1 6,75 6 3 5,25 9 0 9,00 84 22 78,50 376,471 132

3 1619 FURKAN KAAN ÇAKIR  9B 19 5 17,75 8 3 7,25 5 5 3,75 6 0 6,00 23 3 22,25 7 2 6,50 5 3 4,25 8 2 7,50 81 23 75,25 366,624 183

4 1612 TÜRKAY KAZANÇ  9B 26 4 25,00 7 5 5,75 7 4 6,00 6 0 6,00 13 3 12,25 6 2 5,50 7 3 6,25 6 3 5,25 78 24 72,00 355,862 263

5 1622 SELDA SUDE MEŞE  9B 18 9 15,75 6 4 5,00 8 4 7,00 5 0 5,00 17 3 16,25 7 2 6,50 7 2 6,50 6 4 5,00 74 28 67,00 342,075 425

6 1631 BARIŞ KAPLAN  9B 13 3 12,25 8 4 7,00 8 4 7,00 5 0 5,00 17 2 16,50 9 1 8,75 6 4 5,00 6 4 5,00 72 22 66,50 341,057 433

7 1596 GÖKALP EMİR GÜNGÖR 9B 23 7 21,25 7 5 5,75 6 6 4,50 5 1 4,75 5 3 4,25 9 1 8,75 7 2 6,50 10 0 10,00 72 25 65,75 337,892 465

8 1636 POYRAZ AĞUŞ  9B 20 5 18,75 6 6 4,50 6 5 4,75 4 1 3,75 19 2 18,50 7 2 6,50 4 5 2,75 5 4 4,00 71 30 63,50 330,974 541

9 1632 PELİN AKYIL  9B 25 2 24,50 7 4 6,00 7 3 6,25 11 4 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 7 2 6,50 69 23 63,25 329,605 563

10 1633 MERTCAN ŞANLI  9B 15 11 12,25 7 4 6,00 5 6 3,50 6 0 6,00 13 2 12,50 7 2 6,50 4 5 2,75 9 1 8,75 66 31 58,25 316,227 782

11 1629 ÖZGÜR İZGİ  9B 14 4 13,00 8 4 7,00 8 4 7,00 4 2 3,50 12 4 11,00 8 2 7,50 5 5 3,75 5 5 3,75 64 30 56,50 310,749 889

12 1604 NEVA HANZADE YURTSEVER 9B 21 6 19,50 8 2 7,50 7 3 6,25 5 1 4,75 10 8 8,00 5 5 3,75 4 6 2,50 5 3 4,25 65 34 56,50 309,724 913

13 1623 EYSA AKKUŞ  9B 22 8 20,00 3 9 0,75 3 7 1,25 6 0 6,00 18 6 16,50 6 3 5,25 3 6 1,50 6 3 5,25 67 42 56,50 309,719 914

14 1634 DENİZ ARİN KARA  9B 19 11 16,25 5 7 3,25 6 5 4,75 5 1 4,75 13 4 12,00 6 4 5,00 4 2 3,50 6 4 5,00 64 38 54,50 304,255 1034

15 1611 ELİF VARDAR  9B 21 9 18,75 5 7 3,25 3 6 1,50 6 0 6,00 14 5 12,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 6 2,50 63 38 53,50 300,834 1110

16 1620 DORUK ARABACI  9B 12 8 10,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 0 3,00 13 4 12,00 6 1 5,75 2 2 1,50 4 3 3,25 56 22 50,50 292,923 1347

17 1614 OĞUZ YENİ  9B 14 16 10,00 8 4 7,00 6 6 4,50 2 4 1,00 14 7 12,25 6 4 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 62 49 49,75 290,849 1411

18 1626 KUZEY KAYAR  9B 15 10 12,50 6 5 4,75 6 5 4,75 5 1 4,75 11 5 9,75 5 3 4,25 5 4 4,00 5 2 4,50 58 35 49,25 288,931 1468

19 1642 BAŞAK AYDIN  9B 19 8 17,00 7 3 6,25 6 4 5,00 6 0 6,00 9 6 7,50 7 2 6,50 1 4 0,00 55 27 48,25 285,090 1570

20 1641 HÜMEYRA ÖZKAN  9B 17 11 14,25 8 4 7,00 3 7 1,25 5 0 5,00 8 5 6,75 8 2 7,50 3 5 1,75 5 5 3,75 57 39 47,25 282,701 1652

21 1615 ELİF KAŞKAVAL  9B 19 5 17,75 7 3 6,25 3 4 2,00 2 1 1,75 8 3 7,25 5 3 4,25 3 5 1,75 6 1 5,75 53 25 46,75 280,693 1722

22 1593 CEYLİN YİĞİT  9B 15 8 13,00 6 5 4,75 6 4 5,00 5 1 4,75 13 5 11,75 3 6 1,50 2 4 1,00 5 4 4,00 55 37 45,75 278,095 1814

23 1617 EMİR BASRİ HATİPOĞLU 9B 18 10 15,50 8 3 7,25 5 7 3,25 3 2 2,50 8 3 7,25 8 2 7,50 2 5 0,75 3 7 1,25 55 39 45,25 276,387 1877

24 1630 MEVLÜT MURAT  9B 7 4 6,00 7 5 5,75 5 0 5,00 12 4 11,00 9 1 8,75 2 3 1,25 7 3 6,25 49 20 44,00 274,914 1924

25 1627 KERİM GEÇKİN  9B 21 8 19,00 6 6 4,50 5 7 3,25 5 1 4,75 6 4 5,00 4 6 2,50 3 6 1,50 5 3 4,25 55 41 44,75 274,379 1940

26 1616 DORUK CAN  9B 17 9 14,75 5 6 3,50 6 6 4,50 5 1 4,75 5 5 3,75 8 2 7,50 2 2 1,50 3 3 2,25 51 34 42,50 268,288 2178

27 1613 MUHAMMED EMİN ÖZDEN 9B 18 7 16,25 4 7 2,25 5 6 3,50 4 2 3,50 5 5 3,75 5 4 4,00 2 5 0,75 6 3 5,25 49 39 39,25 258,273 2605

28 1609 BERİLSU YILMAZ  9B 20 6 18,50 6 6 4,50 3 9 0,75 5 1 4,75 6 10 3,50 4 6 2,50 3 4 2,00 4 5 2,75 51 47 39,25 257,871 2624



 9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

SINIF:  9B

KATILIMLAR

29 1606 YUSUF GÜNEY ÇELİK  9B 2 5 0,75 6 3 5,25 5 5 3,75 6 0 6,00 9 6 7,50 5 5 3,75 5 3 4,25 5 4 4,00 43 31 35,25 248,344 3081
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 56 56 56 8476

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

İl Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

İlçe Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

Okul Ortalaması 18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

KATILIMLAR

1
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

 9A 27 19,26 7,33 17,43 7,44 3,96 6,45 6,11 4,22 5,06 5,33 0,19 5,29 14,74 4,67 13,57 6,15 2,96 5,41 3,81 3,70 2,89 5,44 3,59 4,55 68,28 30,62 60,65 322,530

2
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

 9B 29 17,62 7,07 15,85 6,69 4,48 5,57 5,86 5,03 4,60 4,62 0,72 4,44 12,03 4,31 10,96 6,48 2,83 5,78 4,03 3,93 3,05 5,69 3,07 4,92 63,02 31,44 55,17 306,340
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS GÜLTEKİN 1597  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 65 48 53,00 44 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEbAEdABcBaDcEcBabccADCDaBECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eaEdBEeACabaDeaaAaCCEDadBACcAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E EAaCcBAEC cdCcD b C e c DCBa

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen ecDBCBEedAeDDcDCAecdBaAECCABae

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 8 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 1 67
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 1 2 20
Eşlik ve Benzerlik 11 3 4 27
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR MERMİ 1590  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 67 28 60,00 50 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAAeBbBD  EC cACbAcd BaaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal acBe  AAEeDBDB AaaDEbdaABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE  Bc   CEA CAB   D    CD  cB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen cBCCBDE AE DDBCcCeEdda CEbDaaA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 4 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 0 33
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 0 75
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 3 43
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇİSEM KARAATLI 1605  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 70 25 63,75 53 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe bDEDAEAA BCBD EECdDA  AEE BcCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBDECAAEBDBeB eaED CCccBADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE  BD D CEABb Bae D    CD ccB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DceCcDEeA   DB  Cb EBBbaEdeE e

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 0 50
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 2 0 40
Eşlik ve Benzerlik 11 2 4 18
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 0 50
Çeşitlilik 6 2 1 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 4 43
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KESKİN 1580  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 76 29 68,75 57 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe dDEbAEAADBaeeDEEC cACDAbEd aaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBbceAcEBDcDa daEDECCdA ADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AEBEc CD CEABCABB  D C  CD  EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DeCCBDEBAEEDDd ACabdBBCCEc EBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 5 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 6 0 100
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 5 0 45
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SAYGI 1586  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 64 15 60,25 50 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DEEDAEAABDBC cEE dAcEA CDB dCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal aBE BcAA  DBD  a      E BACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   EADCDBAEC BACBD   C       Bc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen eB  CBED A D  e  C dBaAEC e  e

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 2 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 1 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 0 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 0 67
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 4 0 36
Algoritma ve Bilişim 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 1 25
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 0 25
Çeşitlilik 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL SERT 1591  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 78 34 69,50 58 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEDAEAABcBaDDEdBCAcEAeCbBdbCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBEeBEAAeEDcDBEaAcCCEDccBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E EAcCDBAbba AC D   CB D DDCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen eeDBCBEDcAaDDceCcCbEBaAECCAeEe

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 1 67
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 2 2 40
Eşlik ve Benzerlik 11 5 0 45
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH İLKE PALA 1599  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 83 28 76,00 63 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe aEEbAEAABDBCDDEEdCAcaAbCcBeECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBEeBEAA EDdDaEaAadCcDEcBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E EADCDBAEC dA eD  BCBAD eDCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen eB BCBEDEABD EaCAecdBBAECCeBaD

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 2 2 40
Eşlik ve Benzerlik 11 6 1 55
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 1 50
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 0 75
Çeşitlilik 6 2 4 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES EFE KILIÇ 1639  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 6 4 5,00 50 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 70 29 62,75 52 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DEcDAEAABaBC bE  aAD ADCeBdECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBEeBEAACEDeDe aA Ce DEABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E  ADCDBAcCb AC D  B d  E DCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen deecCB D AaDDEeCdCEdBBcECae  a

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 3 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 0 67
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 4 0 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÇAKIR 1581  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 74 28 67,00 56 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe cEEDAEAdBcBCDDE dCADbA CDB  CC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DBECBEAACEDaDeaabddCEDccaACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   cAe  BAcC BACcD CBCa   bDCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CeDBCBED AaaD cC   dBBAECbABED

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 5 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 6 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 5 2 45
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH EKİM 1602  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 69 29 61,75 51 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe eEdbAEAABb CDDE  CAc dbCDBBcCC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DaECBEAACEbdD Ea B CEDcABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   EAa DaAECbB C     Ca D  D Bc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen ecDBCBdb ABDDEeCc EdBBdECCeadD

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 8 6 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 5 1 83
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 1 33
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 3 1 27
Algoritma ve Bilişim 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 3 2 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 4 0 100
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSU YEŞİLCİ 1575  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 64 22 58,50 49 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe bDEDAEAADBCBD EECBbdC A E B dC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  EBDaeAeE b De  DEDECCcABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik c     CDEC    AB   D C  CD  EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen  B CccEBAd DDeC Ce Eca Cab Eae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 3 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 0 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 1 4 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 1 33
Nicelikler ve Değişimler 4 0 0 0
Geometrik Şekiller 5 4 0 80
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 1 25
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 1 5 14
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL YILMAZ 1600  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 65 41 54,75 46 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEccEAAdDBCDcEEBCdccA CDe aCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eB CBEAAdcDeDBabA eCcDaABAeDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik  dddD  BAECbBAd DB cC   EbDCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen e aBCBEedABDcceCeC EBBdECCeeab

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 5 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 1 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 3 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 3 2 60
Eşlik ve Benzerlik 11 4 2 36
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 2 25
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 2 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM PALA 1598  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 68 36 59,00 49 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEbAEAe Baa D ECecAeDAcEeBbaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal a BeECAAdBDBDacAaEDECCdcBADA C

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik bcd BDCc CEd CAB  BDcC e DDEEB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DebCBDEeA  eDBd CeEdBB CEAeaBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 6 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 3 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 4 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 4 0 80
Eşlik ve Benzerlik 11 5 2 45
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 1 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ DİNÇ 1643  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 8 4,00 13 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 50 30 42,50 35 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe   dbA AAaBaBce        c     aC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal CceecbAeEBeeDeB  E d dEA    D 

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik b  dBDCDdCEA CABB BD C ACDe EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen eBdCeDEBAE DDaC C  ddB CE  b A

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 3 5 17
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 1 1 25
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 1 5 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 0 33
İslam'da İnanç Esasları 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 2 33
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 2 60
Eşlik ve Benzerlik 11 6 0 55
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 2 1 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 1 57
Organizasyon 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY TAHA KERPİÇÇİ 1585  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 61 38 51,50 43 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe bDacAEAA cC DDEECBcA  AbE BaaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBeECAAEeDBDBaAaEDEbCccBADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AcB BcCDbCdAadcc        CD EaB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen e CCBbcBA cDeBCdC  dBeCba  bBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 4 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 1 67
Nicelikler ve Değişimler 4 2 2 50
Geometrik Şekiller 5 1 3 20
Eşlik ve Benzerlik 11 1 2 9
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 1 50
Akışkanlar 6 3 2 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 2 4 29
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT KEREM GAVUZOĞLU 1610  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 70 32 62,00 52 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEbAEAec CBca EC cACDAEEBBDCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal bcBaEeAAEBcBDaBAa DECCEABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik cd aBD abCEABbAa   D    CDD  e

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen cBaCebdBAE eDBC eD ddBCdEAeEBA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 5 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 4 0
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 2 60
Eşlik ve Benzerlik 11 2 1 18
Algoritma ve Bilişim 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ERİM TETKİN 1582  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 69 35 60,25 50 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DEaDAEAABcBaDca  dbcbAcCDB aCC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DBECBEAAeaDeDa aABdCED cBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik  eEcD DBAECEBcCBDB  CB D  DCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen deccCBEbbAeD Eea C deBAEb AeEe

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 8 8 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 6 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 2 33
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 7 0 64
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 1 3 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TOPALOĞLU 1576  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 11 9 8,75 29 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 60 28 53,00 44 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DbEDeEAABaBCDedEddAD ADCD eECC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eaEedEAAaEDBDe bABdC b        

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   adD  BA C BACeD       E DCB 

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CceBCBc  ABec Da C EBaAECCeBED

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 5 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 2 0 50
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 3 1 27
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 3 1 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN KÖKÇÜ 1595  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 88 19 83,25 69 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe cEEbAEAABDBabDE  CdD AbCDB ECC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DBECBEAACEDdD abABCCEDccBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E EADCDBAECEBACBD CBC ADE DCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CBDBCBEDbABD bDCd  dBB ECCeBae

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 4 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 6 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 4 0 80
Eşlik ve Benzerlik 11 9 0 82
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 1 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SAKALLI 1588  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 1 4,75 48 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 77 23 71,25 59 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DEEDAEAABDBbDDE cCAD AbCDdBbCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBbCBEAAbcbdDeaDABCCEDEABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E EADCDBAcCEBAC D  B          

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen ecDBCBEDEABD   C CcEBaAECdeBdb

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 14 2 78
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 4 0 80
Eşlik ve Benzerlik 11 3 0 27
Algoritma ve Bilişim 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 0 50
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BAKIR 1621  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 4 2 3,50 35 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 52 27 45,25 38 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe bcEDAEAADB BDDEECBc   A c BeaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal e BeE  AEBDBca Aa D CC  BADAcC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik  d  B Cc Cb  C B     C   D  EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen   CCB cdA   eaCeee dBB Cade aA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 3 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 0 3 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 1 1 25
Geometrik Şekiller 5 2 0 40
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 0 50
Akışkanlar 6 2 2 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 2 0
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SU ŞAHİN 1578  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 2 25,50 85 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 73 20 68,00 57 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAADBaBD cEC DACDAEEBBDCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal eE DEeAAEBDeDa Aa D CCaABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik Ac   D   CEABabB   D C   D E  

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DceCebEBA dDDaC CD dBaCCE  EBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 15 1 83
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 1 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 1 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DEMİRCİ 1640  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 64 41 53,75 45 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EeEDAEAAeBCBDDEEC cde  EEeBDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal eEBeE AAEBDaDBaAaEDcC dcBADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik cc  BDC aCdABCAeBC D C AbD cEd

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen ecdCecEBAb caaC ec dBBbCEbbace

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 5 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 2 2 40
Eşlik ve Benzerlik 11 7 1 64
Algoritma ve Bilişim 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 3 0
Çeşitlilik 6 1 3 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZGÜNER 1603  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 3 20,25 68 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 71 22 65,50 55 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe bDEDAEAA BCBDDE CdDAC A   BDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBDECAAEBbcDBaAD DECCcABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE  B    CEA  A  aBD    CDDabB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DceCBDdBAE  edC ee dBa CEd EBA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 2 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 0 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 0 33
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 2 2 18
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 2 0
Çeşitlilik 6 1 3 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN DURMAZ 1594  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 15 14 11,50 38 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 53 49 40,75 34 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EaEbAEAADBCBeDbECaaACecc  BDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBecCAbEBDeecaAa DEeCadBADAcC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AEB    c CEAcbAd a DaC c c  aB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen eceCBbEBA ce aebC cdBcCCEeb ae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 8 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 0 3 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 1 50
Nicelikler ve Değişimler 4 2 0 50
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 2 5 18
Algoritma ve Bilişim 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 3 0
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ALAN 1638  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 71 36 62,00 52 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAAeBCBDDdECccACDAbE BDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBeEdAAEeDcDaecbaDaCdcABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik Ac dBD DbCEA abBBC D     DD cB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen ecCCBDEBAEc DaC bDEcBaCCaAbEBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 2 33
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 2 60
Eşlik ve Benzerlik 11 3 1 27
Algoritma ve Bilişim 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 3 2 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TOYKAN 1618  9A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 17,43 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,45 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,06 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 5,29 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 16,80 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 13,57 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,41 5,60 2,25

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,89 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,55 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 12,84 13,31 5,69

Toplam: 120 72 35 63,25 53 60,64 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEDAEAABaBCDDEEdCecEADCeBBECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DBECcEAAeEbeDacDAceCEbEcBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   EbD cBAaCbBAC DcCBC     abBa

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CcDBCBEDaAeDe eb   EBaAECbABac

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 5 1 83
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 1 33
Nicelikler ve Değişimler 4 2 2 50
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 5 1 45
Algoritma ve Bilişim 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KAPLAN 1631  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 72 22 66,50 55 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDcEAA BCeD  EC bA          

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal eEBeEdAAEBDeDaBADdDECdEc ADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE  BDCc CEA CAB   DaCD C   EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DBCCBDEBAdEeDBCcCDbdBaCCaAeEBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 8 2 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 1 50
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK AYDIN 1642  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 1 4 0,00 0 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 55 27 48,25 40 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAAcBCBc  EddcbCDAcE eDCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  cBeE AAdBDBDdBee D CCaABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik Ad   D DbC ABdAad  D     c   B

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DBCC DEdAd  aBd b  a          

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 6 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 3 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 0 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 1 33
Nicelikler ve Değişimler 4 2 0 50
Geometrik Şekiller 5 2 2 40
Eşlik ve Benzerlik 11 2 2 18
Algoritma ve Bilişim 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 0 75
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 1 25
Çeşitlilik 6 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 0 0 0
Organizasyon 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİLSU YILMAZ 1609  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 51 47 39,25 33 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAADBCBcDcEC cA  AEc dDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal eEaeaCAeEBDaDedcbEbcbdcAaADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik bd   c eaCE cCb d  c     D EcB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen cBbCeeEeAb  DBC beadBaCCEde ae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 3 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 3 0
Nicelikler ve Değişimler 4 1 1 25
Geometrik Şekiller 5 1 2 20
Eşlik ve Benzerlik 11 2 3 18
Algoritma ve Bilişim 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 3 3 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 0 50
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN YİĞİT 1593  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 4 1,00 10 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 55 37 45,75 38 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEbAEAA BaBe  bC c bDAc  BeCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  EBeceAAEcDcca Aa DECCEcBADAcC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik bd   D c CEA bAB   D CDACD  aB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen acede EaAE  aaC Ce dBB CEdeaBd

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 8 5 44
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 0 3 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 3 0
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 3 2 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 2 0
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ARİN KARA 1634  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 64 38 54,50 45 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEbAEAAdDaCDcEdBCAcbADeDedECC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal baECedAAdbDaDaEaAa CEDacBAeDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik d EAadDcAEC  AC D         DCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CceeCBEDdABee DC   EBBAaCbeBEb

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 7 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 3 33
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 2 0 40
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 3 0 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARABACI 1620  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 56 22 50,50 42 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DEE AE AB BC ea  dAc Ab bB  ba

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal  B CeEAAeEDBDa DA CCEDcA A DA 

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   cADCDeAcCEBAC D        bD B 

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen C  BCaED ABD   d   dB dEC Aca 

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 7 4 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 1 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 1 50
Nicelikler ve Değişimler 4 2 2 50
Geometrik Şekiller 5 4 1 80
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 0 50
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 0 50
Çeşitlilik 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 1 57
Organizasyon 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK CAN 1616  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 13 12,75 43 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 51 34 42,50 35 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe aEEDAEAABaBCecE  dAc A CaBdaCC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eB CdEAbebbBDBcDAeCbEbccaACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik    c  D Adb  e            DCBa

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CcDBCBEbEA D  eC   dBBdaa A   

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 5 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 0 2 0
Eşlik ve Benzerlik 11 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 0 25
Çeşitlilik 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 3 43
Organizasyon 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAŞKAVAL 1615  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 53 25 46,75 39 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe E EDAEAAcBCB aEEC cbeDA E BD C

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal   aDEeAAEBDeDd  b   CCcd A  cC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik        a CEA  A d    C  CDDa  

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen eeCCBDcB  baDaC eD dBB CEd  BA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 5 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 1 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 1 33
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 4 2 0 50
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 1 2 9
Algoritma ve Bilişim 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 3 1 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 3 25
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 1 71
Organizasyon 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF VARDAR 1611  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 63 38 53,50 45 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEbAEAAcBadDDEaCBeACDAEbeBDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal dcaeEeAAEeDeDa ca D CebcBADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik bbB B Ccb EA  A BC  B D  DDaEB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DcaCeDEBA   DBC Ce dBdCCEceaae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 14 4 78
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 1 5 17
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 3 33
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 0 50
Çeşitlilik 6 2 2 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR BASRİ HATİPOĞLU 1617  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 55 39 45,25 38 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DbEDAEAABbBaaDacBCAbEA CaB dCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DB CdEAAeEDaDacaABeCcDae ACcdD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   dAe DBAcC     D           BE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CBDBCBcDdAaD  eb bEdcadECbeBae

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 6 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 1 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 1 33
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 1 0 20
Eşlik ve Benzerlik 11 1 0 9
Algoritma ve Bilişim 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 1 25
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 2 5 29
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYSA AKKUŞ 1623  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 3 9 0,75 6 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 67 42 56,50 47 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe cDEDAEAADBCBbDEEbdbACDAcEdBeCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal dEdeaeAeEdbdDa da aECdacBADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik  cc B CcbCEABCA BC DBCD bDDaEB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DeCCBD aAab DBCedeadB CCEAeEae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 13 5 72
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 1 5 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 1 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 3 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 8 1 73
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 3 2 50

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 1 5 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 1 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAAN ÇAKIR 1619  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 81 23 75,25 63 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DEEcAEAABeBC DEE aAe bDC B  CC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal DBEbdEAAeED DadaA Cb DaABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik E cADCDBAECEBACBD aBCa DEDDCB 

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen deDBCBED ABeDceC  EEBacECCABED

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 3 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 1 67
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 5 0 100
Eşlik ve Benzerlik 11 7 2 64
Algoritma ve Bilişim 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP EMİR GÜNGÖR 1596  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 72 25 65,75 55 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe bDEDAEAADBaBDDEECeDACaAbEBdDaC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal ecBeEeAAEBDcDaBAaaDaCCabaADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik Ad EBDCc   c                  

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DcCCBDEBAEaDDBCbCD EBBCCEADEBA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 14 4 78
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 2 50
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 0 0 0
Eşlik ve Benzerlik 11 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 4 1 67

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 7 0 100
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ÖZKAN 1641  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 57 39 47,25 39 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe cdEDAEAABacaDDE dCbDcADCae cCC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBECBEAAdcDeDe acBde Dac ACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   abD  eA C B  B         DaCBa

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CcDeCBEDEABDe cecC deBdECCAcae

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 7 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 5 1 83
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 1 1 25
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 1 0 9
Algoritma ve Bilişim 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 6 0 100

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 1 50
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM GEÇKİN 1627  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 55 41 44,75 37 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe Db DAEAABDeCDDEaBCAcccDCDeBdCC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eadeBEAAeEeBDBcaABdCcbacaACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik    A         ACa     B  a DbBa

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen eceeCcEDbAaDbceC Cadda EC ABEe

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 6 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 2 4 33
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 0 17
Nicelikler ve Değişimler 4 0 0 0
Geometrik Şekiller 5 1 0 20
Eşlik ve Benzerlik 11 2 2 18
Algoritma ve Bilişim 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 3 25
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 2 43
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY KAYAR 1626  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 58 35 49,25 41 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEbAEcABDeCbeE  Cec A CDd ECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal aBbCBEAAe edDB aABdCdDbcBACcAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik    ca  BAcCdB C D   C    DDCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen dcD C EDdABDeEbC CcdB bEC AaE 

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 7 7 39
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 3 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 2 0
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 3 0 27
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 2 25
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 1 57
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN ŞANLI 1633  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 66 31 58,25 49 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe dDdbc cA BCBDDbEC cAeDAbE eeCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  cBeEeAAEBbBeacAa aECdEABADADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik A   B  D CaABCAB C DcC   D    

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen cBCCBeEBA aeDa cCDEdBBCCEADEBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 7 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 0 3 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 2 0 33
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 3 0 60
Eşlik ve Benzerlik 11 5 1 45
Algoritma ve Bilişim 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 3 25
Çeşitlilik 6 3 2 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT MURAT 1630  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 3 1,25 13 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 49 20 44,00 37 55,17 57,81 29,70

TYT Sosyal ecBDECAdE DcDaaAaEDECCacBADA C

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AEB BDCDbC ABe Bcd      C     

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DBCCBDEaAE eDa  d  EBebCEADEBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 1 3 9
Algoritma ve Bilişim 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 2 25
Çeşitlilik 6 1 1 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ÖZDEN 1613  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 4 7 2,25 19 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 49 39 39,25 33 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DbEDAEeABeBCDcE cCAD A  DB cCa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eacCBEbAec eDB aAddCbDadaACcAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   cc    Adba              DCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen ecDeC EeEAaD  cCde dBBAECCead 

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 5 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 1 4 17

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 2 33
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 0 2 0
Nicelikler ve Değişimler 4 1 1 25
Geometrik Şekiller 5 0 2 0
Eşlik ve Benzerlik 11 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 1 1 25
Çeşitlilik 6 1 4 17

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 6 1 86
Organizasyon 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA HANZADE YURTSEVER 1604  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 14 14 10,50 35 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 65 34 56,50 47 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe ccEDAEAADaCBcDdEC DAdDA E BDCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  cBDEeAAEBD Da cD DECCdABdDADC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik cbeEeDae CEA   c   D   ACD  cB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen eceCBbEaAEcDDaCcCecdBa dEc EBA

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 11 5 61
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 1 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 5 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 1 1 20
Eşlik ve Benzerlik 11 2 0 18
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 2 4 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 3 43
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ YENİ 1614  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 62 49 49,75 41 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe adEbAEAABcebbcadBCAcdbeeDBdECC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBaCdEAAdEDBeaaaABdCEDaAdbeeAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   Ecc DBAcCEBAd D da c   DDCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen eBDeCcEDdABDDceCbCaEBBAEabAeEe

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 5 13 28
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 3 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 0 4 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 0 3 0
İslam'da İnanç Esasları 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 2 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 1 75
Geometrik Şekiller 5 5 0 100
Eşlik ve Benzerlik 11 1 4 9
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 2 50
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR İZGİ 1629  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 5 5 3,75 38 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 64 30 56,50 47 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe bDEDAEAADBaBc  EC    DA    e  

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal bcBDEbAAEBDdDeeADEDECdcAaADAcC

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE  Bc D CdA CdB b D CD      B

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DBCCBaEBAccDDaCeCDadBBCaEdbEae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 9 2 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0 2 0
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 2 33
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 0 50
Nicelikler ve Değişimler 4 2 2 50
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 4 1 36
Algoritma ve Bilişim 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 4 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN AKYIL 1632  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 69 23 63,25 53 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe  DEbAEAADBCBDDEE BDACDAcE BDCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  cBDEeAAEeDaDe cD DECCcA      

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik A   B  c CEA  A     BC  bDeEcB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen eeCCcDEBAcEDDaCcCabEBBaCEA EBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 16 1 89
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 0 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 4 2 67

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 1 17
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 1 40
Eşlik ve Benzerlik 11 3 0 27
Algoritma ve Bilişim 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 3 25
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 3 3 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AĞUŞ 1636  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 5 2,75 28 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 71 30 63,50 53 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAAaBCecaEEC DA  A E BeCC

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal eEaDEeAeEBbaDaBAa DECdccaADA C

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE EB CD CEA C BBeBDaC  CD  EB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen e CCBDEBAcc aaCcCeEEBabCEA Eae

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 10 4 56
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 4 2 67
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 2 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 1 1 33
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 0 40
Eşlik ve Benzerlik 11 5 2 45
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 2 1 50
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 0 3 0
Çeşitlilik 6 4 2 67

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 3 57
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELDA SUDE MEŞE 1622  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 74 28 67,00 56 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe EDEDAEAADBaB b EdccACDAbE Baab

Cevap Anahtarı B EDEDAEAADBCBDDEECBDACDAEEBBDCC

TYT Sosyal  cBDE AeEcDdDacADaDECCcABADA C

Cevap Anahtarı B CEBDECAAEBDBDBBADEDECCEABADADC

TYT Matematik AE   DCD CEA CbB C DBC  CDe cB

Cevap Anahtarı B AEBEBDCDECEABCABBCBDBCDACDDEEB

TYT Fen DBCCcDEB cEDDaC CaEEBaCCadDEBe

Cevap Anahtarı B DBCCBDEBAEEDDBCACDEEBBCCEADEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 4 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 2 2 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 2 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 1 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 0 67
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 4 0 67
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 2 2 40
Eşlik ve Benzerlik 11 5 0 45
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 1 75
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 4 1 67

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 3 4 43
Organizasyon 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK KEREM UYGUR 1625  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 28 2 27,50 92 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 4 6 2,50 25 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 89 17 84,75 71 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DdEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBeECC

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal aBECBEAACEDBDBbDABCCEDaABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   cADC dAEC   C D   C   b DCBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CBDBCBEDdAcDDaaCeCbdBBAECCABEe

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 17 1 94
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 4 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 5 1 83
Eski Çağ Medeniyetleri 6 6 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 3 1 75
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 1 0 100
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 1 50
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 1 0 20
Eşlik ve Benzerlik 11 3 1 27
Algoritma ve Bilişim 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 4 0 100
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 2 4 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 7 0 100
Organizasyon 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ÇINAR KARDEŞ 1607  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 4 5,00 42 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 84 22 78,50 65 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DEEDAEAABcaabDE dCAcEADCaB ECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eaE e AAdEDBeBaadBCCEDEcBA cAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik EBEAD  BAECEBAC DBCBCB D DDCBE

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen CB BCBcD ABDDEaC CddBBAECCABE 

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 12 5 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 1 3 17
Eski Çağ Medeniyetleri 6 5 1 83

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 1 3 25
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 2 0 100
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 2 1 67
İslam'da İnanç Esasları 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 5 0 83
Nicelikler ve Değişimler 4 3 0 75
Geometrik Şekiller 5 5 0 100
Eşlik ve Benzerlik 11 8 0 73
Algoritma ve Bilişim 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 3 0 75
Akışkanlar 6 4 1 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 4 0 100
Çeşitlilik 6 2 3 33

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 7 0 100
Organizasyon 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAY KAZANÇ 1612  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 78 24 72,00 60 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe DbEDAEAABDaaDDEEBCADEADCDBBECa

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal eBECBEAAdabdDaaDc CCEDaABACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik   dADCDBAECcBAb D       E D   

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen e DcCBED ABDDcDCACbaBaAECCeaE 

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 16 2 89
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3 1 75
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 5 1 83
Eski Çağ Medeniyetleri 6 2 4 33

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 1 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 3 1 50
Nicelikler ve Değişimler 4 4 0 100
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 2 1 18
Algoritma ve Bilişim 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 1 2 25
Akışkanlar 6 5 0 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 3 1 75
Çeşitlilik 6 4 2 67

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 5 2 71
Organizasyon 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GÜNEY ÇELİK 1606  9B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 5 0,75 3 15,85 16,61 10,60

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 5,57 6,00 3,72

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,60 4,82 2,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,44 4,85 3,30

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,61 15,67 9,64

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 10,96 12,22 3,77

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,78 5,60 2,25

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,05 2,97 1,22

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,92 4,74 2,22

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 13,75 13,31 5,69

Toplam: 120 43 31 35,25 29 55,17 57,81 29,70

TYT Türkçe D Eb     a e e       c        

Cevap Anahtarı A DEEDAEAABDBCDDEEBCADEADCDBBECC

TYT Sosyal  B eBEAeeED DeEa  CCEbdcBACDAD

Cevap Anahtarı A DBECBEAACEDBDBEDABCCEDEABACDAD

TYT Matematik    cD D AdC BAC    d     bDbBc

Cevap Anahtarı A EBEADCDBAECEBACBDBCBCBADEDDCBE

TYT Fen aceeCdEDEAaDDbDC C dBaAEC eBab

Cevap Anahtarı A CBDBCBEDEABDDEDCACEEBBAECCABED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 18 2 3 11
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3 1 50
Eski Çağ Medeniyetleri 6 3 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 4 2 2 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 2 1 0 50
Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da İbadetler 3 3 0 100
İslam'da İnanç Esasları 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam'da Ahlak İlkeleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 6 1 1 17
Nicelikler ve Değişimler 4 2 1 50
Geometrik Şekiller 5 3 1 60
Eşlik ve Benzerlik 11 1 1 9
Algoritma ve Bilişim 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kuvvet ve Hareket 4 0 4 0
Akışkanlar 6 5 1 83

Kimya S D Y B%

Etkileşim 4 2 2 50
Çeşitlilik 6 3 1 50

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 7 4 2 57
Organizasyon 3 1 2 33



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Metindeki söz varlığının anlamını bağlamdan
hareketle belirler. D

4

%7,27
 

5

%9,09

42

%76,36

2

%3,64

2

%3,64
 

Doğru (%76,36)

Yanlış (%20,00)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Metindeki söz varlığının anlamını bağlamdan
hareketle belirler. E  

12

%21,82

2

%3,64

11

%20,00

27

%49,09

3

%5,45
 

Doğru (%49,09)

Yanlış (%45,45)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Metnin yardımcı düşüncelerini belirler. E

2

%3,64
 

1

%1,82

3

%5,45

48

%87,27

1

%1,82
 

Doğru (%87,27)

Yanlış (%10,91)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Düşünceyi Geliştirme Yolları D  

17

%30,91

3

%5,45

34

%61,82
 

1

%1,82
 

Doğru (%61,82)

Yanlış (%36,36)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri A

50

%90,91
 

3

%5,45
 

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%7,27)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle
ilişkisini belirler. E     

52

%94,55

3

%5,45
 

Doğru (%94,55)

Yanlış (%0,00)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Metinlerden hareketle çıkarımlar yapar. A

48

%87,27
 

1

%1,82

1

%1,82

3

%5,45

2

%3,64
 

Doğru (%87,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

Şiirin içeriği (tema,konu)  ile ilgili çalışma
yapar. A

52

%94,55
 

1

%1,82

1

%1,82
 

1

%1,82
 

Doğru (%94,55)

Yanlış (%3,64)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle
ilişkisini belirler. B

1

%1,82

49

%89,09

1

%1,82

2

%3,64
 

2

%3,64
 

Doğru (%89,09)

Yanlış (%7,27)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Yazarın metni yazma amacını belirler. D

8

%14,55

2

%3,64

10

%18,18

22

%40,00

5

%9,09

8

%14,55
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%45,45)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Metnin konu ve/veya temasını belirler. B

4

%7,27

40

%72,73

1

%1,82

1

%1,82

6

%10,91

3

%5,45
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%21,82)

Boş (%5,45)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Metinleri sınıflandırır. C

17

%30,91

3

%5,45

33

%60,00
 

1

%1,82

1

%1,82
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%38,18)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Metinde geçen söz sanatlarını belirler. D

4

%7,27

5

%9,09
 

31

%56,36

2

%3,64

13

%23,64
 

Doğru (%56,36)

Yanlış (%20,00)

Boş (%23,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Metinde geçen söz sanatlarını belirler. D  

2

%3,64

15

%27,27

28

%50,91

7

%12,73

3

%5,45
 

Doğru (%50,91)

Yanlış (%43,64)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Hikâyelerde anlatıcı ve bakış açısı unsurlarını
bilir. E

5

%9,09

1

%1,82
 

1

%1,82

45

%81,82

3

%5,45
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%12,73)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Metinde geçen söz sanatlarını belirler. E

1

%1,82

2

%3,64

4

%7,27

5

%9,09

21

%38,18

22

%40,00
 

Doğru (%38,18)

Yanlış (%21,82)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Metinde geçen söz sanatlarını belirler. B

1

%1,82

14

%25,45

4

%7,27

10

%18,18

2

%3,64

24

%43,64
 

Doğru (%25,45)

Yanlış (%30,91)

Boş (%43,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Metinleri sınıflandırır. C

3

%5,45

1

%1,82

41

%74,55

7

%12,73
 

3

%5,45
 

Doğru (%74,55)

Yanlış (%20,00)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri  (uyak
düzeni, uyak, redif, aliterasyon,asonans) ile
ilgili çalışma yapar.

A
39

%70,91

5

%9,09
 

4

%7,27

2

%3,64

5

%9,09
 

Doğru (%70,91)

Yanlış (%20,00)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını
belirler. D

1

%1,82

4

%7,27

29

%52,73

16

%29,09

2

%3,64

3

%5,45
 

Doğru (%29,09)

Yanlış (%65,45)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Metinde geçen söz sanatlarını belirler. E

1

%1,82

9

%16,36

11

%20,00

1

%1,82

13

%23,64

20

%36,36
 

Doğru (%23,64)

Yanlış (%40,00)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Şiirin içeriği (tema,konu)  ile ilgili çalışma
yapar. A

46

%83,64

2

%3,64

4

%7,27

1

%1,82
 

2

%3,64
 

Doğru (%83,64)

Yanlış (%12,73)

Boş (%3,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını
belirler. D

1

%1,82

6

%10,91

1

%1,82

26

%47,27

3

%5,45

18

%32,73
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%20,00)

Boş (%32,73)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

Hikâyelerde anlatıcı ve bakış açısı unsurlarını
bilir. C  

1

%1,82

36

%65,45

1

%1,82

6

%10,91

11

%20,00
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%14,55)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Yazım Kuralları D

8

%14,55

3

%5,45

2

%3,64

29

%52,73

8

%14,55

5

%9,09
 

Doğru (%52,73)

Yanlış (%38,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Yazım Kuralları B

1

%1,82

38

%69,09
 

4

%7,27

6

%10,91

6

%10,91
 

Doğru (%69,09)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Ses Olayları B  

9

%16,36
 

7

%12,73

6

%10,91

33

%60,00
 

Doğru (%16,36)

Yanlış (%23,64)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Ses Olayları E

3

%5,45

3

%5,45

5

%9,09

4

%7,27

30

%54,55

10

%18,18
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Noktalama İşaretleri C  

2

%3,64

50

%90,91
  

3

%5,45
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%3,64)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Noktalama İşaretleri C

28

%50,91
 

22

%40,00

1

%1,82
 

4

%7,27
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%52,73)

Boş (%7,27)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma
faydalarını kaynaklardan inceler. D

4

%7,14

2

%3,57
 

18

%32,14

30

%53,57

2

%3,57
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%64,29)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

Örnek çalışmalar üzerinden tarihsel bilginin
üretim sürecindeki aşamaları belirler. B

11

%19,64

42

%75,00
 

1

%1,79

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%23,21)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Örnek çalışmalar üzerinden tarihsel bilginin
üretim sürecindeki aşamaları belirler. E

3

%5,36

4

%7,14

2

%3,57

3

%5,36

31

%55,36

13

%23,21
 

Doğru (%55,36)

Yanlış (%21,43)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Örnek çalışmalar üzerinden tarihsel bilginin
üretim sürecindeki aşamalar arasında var
olan ilişkileri belirler.

C  
1

%1,79

35

%62,50

1

%1,79

14

%25,00

5

%8,93
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%28,57)

Boş (%8,93)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10

Farklı kaynakları inceleyerek tarihin
doğasına ilişkin temel bilgileri açıklar. B  

37

%66,07

3

%5,36

6

%10,71

8

%14,29

2

%3,57
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%30,36)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9

Dijitalleşme öncesindeki ve dijital dönemdeki
tarih araştırma ve yazım süreçlerini
karşılaştırır.

E   
1

%1,79

3

%5,36

51

%91,07

1

%1,79
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%7,14)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8

Farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda
ortaya çıkan Tarım Devrimi’nin özelliklerini
belirler.

A
45

%80,36

2

%3,57

1

%1,79

1

%1,79

7

%12,50
  

Doğru (%80,36)

Yanlış (%19,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

Farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda
ortaya çıkan Tarım Devrimi’nin özelliklerini
belirler.

A
53

%94,64

1

%1,79
  

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%94,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6

Tarım Devrimi’nin Eski Çağ
medeniyetlerindeki yerleşmeye ve ekonomik
faaliyetlere etkisini zaman ve mekân
açısından karşılaştırır.

C
1

%1,79

3

%5,36

13

%23,21

8

%14,29

24

%42,86

7

%12,50
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%64,29)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-5

Tarım Devrimi’nin Eski Çağ
medeniyetlerindeki yerleşmeye ve ekonomik
faaliyetlere etkileriyle ilgili yargıda bulunur.

E
6

%10,71

2

%3,57

8

%14,29
 

37

%66,07

3

%5,36
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%28,57)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Tarım Devrimi’nin Eski Çağ
medeniyetlerindeki yerleşmeye ve ekonomik
faaliyetlere etkileriyle ilgili yargıda bulunur.

D  
11

%19,64

1

%1,79

40

%71,43

3

%5,36

1

%1,79
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%26,79)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim
ve ordu özelliklerini yorumlar. B

8

%14,29

16

%28,57

7

%12,50

9

%16,07

12

%21,43

4

%7,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%64,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini
oluşturan bileşenleri belirler. D   

2

%3,57

49

%87,50

5

%8,93
  

Doğru (%87,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini
oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri
belirler.

B
25

%44,64

13

%23,21

1

%1,79

2

%3,57

12

%21,43

3

%5,36
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%71,43)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya
konuyu belirler. E

12

%21,43

1

%1,79

4

%7,14

2

%3,57

15

%26,79

22

%39,29
 

Doğru (%26,79)

Yanlış (%33,93)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya
konuyu belirler. D

35

%62,50

6

%10,71
 

13

%23,21

1

%1,79

1

%1,79
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%75,00)

Boş (%1,79)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Türkiye’nin konum özelliklerini görselleştirir. A

37

%66,07

1

%1,79

7

%12,50

3

%5,36

2

%3,57

6

%10,71
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%23,21)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini
belirler. B

8

%14,29

18

%32,14

5

%8,93

3

%5,36

3

%5,36

19

%33,93
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%33,93)

Boş (%33,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-22

Küresel iklim değişikliğinin neden ve
sonuçlarını yorumlar. C   

30

%53,57

18

%32,14

4

%7,14

4

%7,14
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%39,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21

Nüfusun zaman içerisindeki değişimini
gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenleri
anlamlandırır.

C  
5

%8,93

46

%82,14
 

3

%5,36

2

%3,57
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20

Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını
doğum ve ölüm oranı ile nüfus yapısı
arasındaki ilişkiye göre çözümler.

E
2

%3,57

1

%1,79

6

%10,71

2

%3,57

34

%60,71

11

%19,64
 

Doğru (%60,71)

Yanlış (%19,64)

Boş (%19,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-19

Farklı ülke nüfuslarındaki değişimi, incelediği
tablo ve grafikleri kullanarak karşılaştırır. D

2

%3,57

6

%10,71
 

45

%80,36
 

3

%5,36
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%14,29)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

Nüfusun zaman içerisindeki değişimini
gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenler
arası ilişkileri çözümler.

E
18

%32,14

2

%3,57

17

%30,36

5

%8,93

11

%19,64

3

%5,36
 

Doğru (%19,64)

Yanlış (%75,00)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

Nüfusun zaman içerisindeki değişimini
gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenler
arası ilişkileri çözümler.

A
24

%42,86

1

%1,79

23

%41,07

4

%7,14

1

%1,79

3

%5,36
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%51,79)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

İslam’da ibadet ve ibadetin temel ilkeleri
hakkında bilgi toplayabilme B

8

%14,29

38

%67,86
 

1

%1,79
 

9

%16,07
 

Doğru (%67,86)

Yanlış (%16,07)

Boş (%16,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26

İnsan ve ibadet ilişkisini kendi hayatı için
anlamlı hâle getirir. A

51

%91,07

1

%1,79
 

1

%1,79
 

3

%5,36
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%3,57)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30

Ayet ve hadislerden hareketle iman
esaslarını açıklar. C   

48

%85,71
 

3

%5,36

5

%8,93
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%5,36)

Boş (%8,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 İslam’da temel ibadetleri tasnif eder. D   

10

%17,86

39

%69,64

1

%1,79

6

%10,71
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%19,64)

Boş (%10,71)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28

İbadet ve dua deneyimlerine dayalı çıkarım
yapar. A

51

%91,07
  

1

%1,79
 

4

%7,14
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%1,79)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme D    

51

%91,07
 

5

%8,93
 

Doğru (%91,07)

Yanlış (%0,00)

Boş (%8,93)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Üslü ve köklü gösterimlerle ilgili önermelerin
kullanışlılığını problem durumlarında
değerlendirir.

E
1

%1,79
  

3

%5,36

12

%21,43

40

%71,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%7,14)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

Kullandığı matematiksel doğrulama
yöntemlerini kullanışlılık açısından
değerlendirir.

B  
6

%10,71

1

%1,79

2

%3,57

2

%3,57

45

%80,36
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%8,93)

Boş (%80,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Kullandığı matematiksel doğrulama
yöntemlerini kullanışlılık açısından
değerlendirir.

E
2

%3,57

2

%3,57

11

%19,64

9

%16,07

22

%39,29

10

%17,86
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%42,86)

Boş (%17,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Gerçek sayı aralıklarının gösteriminde ve
aralıklarla ilgili işlemlerde küme sembol ve
işlemlerinden yararlanabilme

A
34

%60,71

7

%12,50

10

%17,86

2

%3,57
 

3

%5,36
 

Doğru (%60,71)

Yanlış (%33,93)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8

Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar
ve gerçek sayılara dair temel özelliklere
(sıralama, arada olma ve işlem özellikleri)
ilişkin varsayımlarda bulunur.

D
6

%10,71
 

11

%19,64

28

%50,00

4

%7,14

7

%12,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7

Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayıların
işlem özellikleri ile bunların cebirsel
karşılıklarını tespit eder.

C
1

%1,79
 

25

%44,64

1

%1,79
 

29

%51,79
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%3,57)

Boş (%51,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6

Varsayımlarına dayalı olarak doğrusal
fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin
örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel)
geneller.

D   
6

%10,71

30

%53,57
 

20

%35,71
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%10,71)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Varsayımlarına dayalı olarak doğrusal
fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin
örüntüleri (cebirsel, sayısal veya grafiksel)
geneller.

B
1

%1,79

37

%66,07

2

%3,57

1

%1,79

3

%5,36

12

%21,43
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%12,50)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12

Genellemelerinin varsayımlarını karşılayıp
karşılamadığını kontrol eder. A

50

%89,29
 

1

%1,79

1

%1,79
 

4

%7,14
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%3,57)

Boş (%7,14)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11

Tespit ettiği nitel özelliklerinden hareketle
gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b,
c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer
fonksiyonunun parçalı gösterimine yönelik
çıkarımlarda bulunur.

E
2

%3,57

2

%3,57

7

%12,50

6

%10,71

32

%57,14

7

%12,50
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%30,36)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler,
Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler,
Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler

C  
3

%5,36

50

%89,29
  

3

%5,36
 

Doğru (%89,29)

Yanlış (%5,36)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler,
Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler,
Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler

E
4

%7,14

11

%19,64

1

%1,79

2

%3,57

8

%14,29

30

%53,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%32,14)

Boş (%53,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler,
Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler,
Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler

B
2

%3,57

33

%58,93

3

%5,36

2

%3,57

1

%1,79

15

%26,79
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%14,29)

Boş (%26,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri,
üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri
doğrulayabilme veya ispatlayabilme

A
35

%62,50

4

%7,14

2

%3,57

2

%3,57

1

%1,79

12

%21,43
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%16,07)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Geometrik Şekillerin Yansıma, Öteleme ve
Dönme Dönüşümleri Sonrası Görünüşü ve Bu
Görünüşün Özellikleri

C
2

%3,57

5

%8,93

32

%57,14

4

%7,14

1

%1,79

12

%21,43
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%21,43)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları B

2

%3,57

14

%25,00

4

%7,14
 

2

%3,57

34

%60,71
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%60,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri D   

1

%1,79

42

%75,00
 

13

%23,21
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%1,79)

Boş (%23,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları B  

7

%12,50

1

%1,79
  

48

%85,71
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%1,79)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri C

3

%5,36

2

%3,57

10

%17,86

2

%3,57

2

%3,57

37

%66,07
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%16,07)

Boş (%66,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Eşlik ve Benzerlikle İlgili Çıkarım ve
Teoremleri İçeren Problem Çözme B

2

%3,57

15

%26,79

2

%3,57

4

%7,14
 

33

%58,93
 

Doğru (%26,79)

Yanlış (%14,29)

Boş (%58,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri C   

31

%55,36
  

25

%44,64
 

Doğru (%55,36)

Yanlış (%0,00)

Boş (%44,64)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri B

6

%10,71

9

%16,07

3

%5,36

1

%1,79
 

37

%66,07
 

Doğru (%16,07)

Yanlış (%17,86)

Boş (%66,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri A

6

%10,71
 

1

%1,79
 

2

%3,57

47

%83,93
 

Doğru (%10,71)

Yanlış (%5,36)

Boş (%83,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri D    

12

%21,43
 

44

%78,57
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28

Eşlik ve Benzerlikle İlgili Çıkarım ve
Teoremleri İçeren Problem Çözme E

5

%8,93

1

%1,79

3

%5,36
 

11

%19,64

36

%64,29
 

Doğru (%19,64)

Yanlış (%16,07)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27

Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri,
üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri
doğrulayabilme veya ispatlayabilme

D  
4

%7,14
 

13

%23,21

4

%7,14

35

%62,50
 

Doğru (%23,21)

Yanlış (%14,29)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Algoritma Temelli Problemler D

2

%3,57
 

2

%3,57

45

%80,36
 

7

%12,50
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%7,14)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Algoritma Temelli Problemler C  

6

%10,71

33

%58,93
  

17

%30,36
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%10,71)

Boş (%30,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Algoritma Temelli Problemler B  

47

%83,93
 

1

%1,79

1

%1,79

7

%12,50
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%3,57)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Algoritma Temelli Problemler E

8

%14,29

1

%1,79

16

%28,57
 

18

%32,14

13

%23,21
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%44,64)

Boş (%23,21)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

Verileri yorumlayarak eşit vektör, zıt vektör
ve reel sayıyla çarpılmış vektörlere ilişkin
değerlendirmeler yapar.

C
3

%5,36

2

%3,57

27

%48,21

6

%10,71

17

%30,36

1

%1,79
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%50,00)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilme B  

18

%32,14

22

%39,29
 

10

%17,86

6

%10,71
 

Doğru (%32,14)

Yanlış (%57,14)

Boş (%10,71)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Hareketin temel kavramlarına yönelik
örnekleri gözlemleyerek görseller arasındaki
benzerlikleri bulur.

D
2

%3,57
 

5

%8,93

29

%51,79

14

%25,00

6

%10,71
 

Doğru (%51,79)

Yanlış (%37,50)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

Hareketin temel kavramlarına yönelik
örnekleri gözlemleyerek görseller arasındaki
benzerlikleri bulur.

B  
33

%58,93

7

%12,50
 

13

%23,21

3

%5,36
 

Doğru (%58,93)

Yanlış (%35,71)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Basınca etki eden etmenleri tanımlar. C   

55

%98,21

1

%1,79
   

Doğru (%98,21)

Yanlış (%1,79)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Basınca etki eden etmenleri tanımlar. B

5

%8,93

40

%71,43

2

%3,57

3

%5,36

3

%5,36

3

%5,36
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%23,21)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

Durgun sıvılarda basınca etki eden etmenleri
tanımlar. E   

6

%10,71

3

%5,36

45

%80,36

2

%3,57
 

Doğru (%80,36)

Yanlış (%16,07)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Durgun sıvılarda basınca etki eden etmenleri
tanımlar. D

1

%1,79

8

%14,29

2

%3,57

37

%66,07

5

%8,93

3

%5,36
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%28,57)

Boş (%5,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Sıvı basıncına ilişkin bilgilerinden
yararlanarak açık hava basıncına yönelik
hipotez kurar.

E
2

%3,57

5

%8,93

5

%8,93

10

%17,86

16

%28,57

18

%32,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%39,29)

Boş (%32,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9

Kaldırma kuvveti ile kaldırma kuvvetini
etkileyen değişkenleri belirlemeye yönelik
bir deney tasarlar.

A
54

%96,43
    

2

%3,57
 

Doğru (%96,43)

Yanlış (%0,00)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik B

22

%39,29

25

%44,64

1

%1,79

2

%3,57

4

%7,14

2

%3,57
 

Doğru (%44,64)

Yanlış (%51,79)

Boş (%3,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin
veriye dayalı tahminde bulunabilme D

5

%8,93
  

44

%78,57

6

%10,71

1

%1,79
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%19,64)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine
ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme D

1

%1,79

1

%1,79

3

%5,36

22

%39,29

10

%17,86

19

%33,93
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%26,79)

Boş (%33,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Elementlerin periyodik özelliklerinin
periyodik tablodaki değişimini
çözümleyebilme

E
3

%5,36

4

%7,14

13

%23,21

1

%1,79

10

%17,86

25

%44,64
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%37,50)

Boş (%44,64)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme
dayalı tahmin edebilme D

6

%10,71

2

%3,57

4

%7,14

14

%25,00

23

%41,07

7

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Lewis Nokta Yapısı C

2

%3,57

5

%8,93

39

%69,64

3

%5,36

6

%10,71

1

%1,79
 

Doğru (%69,64)

Yanlış (%28,57)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Moleküller Arası Etkileşimler A

4

%7,14

3

%5,36

9

%16,07

4

%7,14

5

%8,93

31

%55,36
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%37,50)

Boş (%55,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine
ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme C  

1

%1,79

37

%66,07

2

%3,57

4

%7,14

12

%21,43
 

Doğru (%66,07)

Yanlış (%12,50)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Katılar ve Özellikleri (Amorf ve Kristal
Katılar) E

5

%8,93

6

%10,71

6

%10,71

1

%1,79

10

%17,86

28

%50,00
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%32,14)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere
ilişkin hipotez oluşturabilme E

2

%3,57
 

1

%1,79

38

%67,86

15

%26,79
  

Doğru (%26,79)

Yanlış (%73,21)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin
doğasının özelliklerini inceler. B  

47

%83,93

2

%3,57

4

%7,14

2

%3,57

1

%1,79
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Çevresindeki canlıların özelliklerini bilimsel
olarak gözlemleyebilme B

21

%37,50

27

%48,21

1

%1,79

1

%1,79

2

%3,57

4

%7,14
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%44,64)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-26

Canlıların ortak özelliklerinden yola çıkarak
virüslerin canlı veya cansız olarak
sınıflandırılmama nedenlerini açıklar.

A
26

%46,43

4

%7,14

5

%8,93

14

%25,00

1

%1,79

6

%10,71
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%42,86)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Bilimin Doğası, Bilimsel Araştırma Süreçleri E

8

%14,29
   

47

%83,93

1

%1,79
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Canlıları sınıflandırabilme C

4

%7,14

2

%3,57

47

%83,93

2

%3,57
 

1

%1,79
 

Doğru (%83,93)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-23

Üç Üst Âlem (Domain) Sisteminde Yer Alan
Canlılar ve Genel Özellikleri C

2

%3,57

9

%16,07

27

%48,21

1

%1,79
 

17

%30,36
 

Doğru (%48,21)

Yanlış (%21,43)

Boş (%30,36)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

56 56 56 8476

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 Biyoçeşitlilik A

22

%39,29
  

1

%1,79

32

%57,14

1

%1,79
 

Doğru (%39,29)

Yanlış (%58,93)

Boş (%1,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. B

13

%23,21

30

%53,57

3

%5,36
 

4

%7,14

6

%10,71
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%35,71)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28

Suyun genel özellikleri ve minerallerin
görevleri ile ilgili bilgi/veri toplar ve topladığı
bilgiyi/veriyi kaydeder.

E
14

%25,00

2

%3,57
 

3

%5,36

29

%51,79

8

%14,29
 

Doğru (%51,79)

Yanlış (%33,93)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Karbohidrat, Yağ ve Proteinler D

1

%1,79

8

%14,29

1

%1,79

10

%17,86

19

%33,93

17

%30,36
 

Doğru (%17,86)

Yanlış (%51,79)

Boş (%30,36)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(56)
18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

İlçe
(56)

18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

İl
(56)

18,41 7,20 16,61 7,05 4,23 6,00 5,98 4,64 4,82 4,96 0,46 4,85 13,34 4,48 12,22 6,32 2,89 5,60 3,93 3,82 2,97 5,57 3,32 4,74 65,56 31,04 57,81 314,140

Genel
(8476)

13,16 10,23 10,60 4,91 4,78 3,72 3,78 4,66 2,62 3,60 1,21 3,30 5,15 5,52 3,77 3,19 3,78 2,25 2,03 3,24 1,22 3,00 3,13 2,22 38,82 36,55 29,70 230,140

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 9A
(27)

19,26 7,33 17,43 7,44 3,96 6,45 6,11 4,22 5,06 5,33 0,19 5,29 14,74 4,67 13,57 6,15 2,96 5,41 3,81 3,70 2,89 5,44 3,59 4,55 68,28 30,62 60,65 322,530

 9B
(29)

17,62 7,07 15,85 6,69 4,48 5,57 5,86 5,03 4,60 4,62 0,72 4,44 12,03 4,31 10,96 6,48 2,83 5,78 4,03 3,93 3,05 5,69 3,07 4,92 63,02 31,44 55,17 306,340

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ okulunda 56 2

UZUNKÖPRÜ ilçesinde 56 2 1
EDİRNE ilinde 56 2 1 1

Genelde 8476 588 134 94 43

DERECELER

Genelde sınava 134 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 14. oldu

EDİRNE ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

UZUNKÖPRÜ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 9.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] OKUMA 18 10,61 4,50 59

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,61 0,36 61

[+] CÜMLEDE ANLAM 1 0,89 0,07 89

[+] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 4 3,13 0,64 78

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 6 3,18 1,63 53

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 6 3,41 2,16 57

[+] Eski Çağ Medeniyetleri 6 3,64 2,07 61

Coğrafya-1
[-] Coğrafyanın Doğası 4 1,61 1,93 40

[+] Mekânsal Bilgi Teknolojileri 1 0,66 0,23 66

[-] Doğal Sistemler ve Süreçler 2 0,86 0,73 43

[+] Beşerî Sistemler ve Süreçler 5 2,86 1,75 57

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] İslam'da İbadetler 3 2,29 0,39 76

[+] İslam'da İnanç Esasları 1 0,86 0,05 86

[+] Allah-İnsan İlişkisi 1 0,91 0,02 91

[+] İslam'da Ahlak İlkeleri 1 0,91 0 91

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] Sayılar 6 2,27 1,34 38

[+] Nicelikler ve Değişimler 4 2,66 0,57 67

[-] Geometrik Şekiller 5 2,48 0,82 50

[-] Eşlik ve Benzerlik 11 3,38 1,09 31

[+] Algoritma ve Bilişim 4 2,55 0,66 64

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] Kuvvet ve Hareket 4 1,91 1,80 48

[+] Akışkanlar 6 4,41 1,09 74

Kimya
[-] Etkileşim 4 1,80 1,36 45

[-] Çeşitlilik 6 2,13 2,46 35

Biyoloji
[+] Yaşam 7 4,34 2,11 62

[-] Organizasyon 3 1,23 1,21 41
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