
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

KATILIMLAR

1 1573 10B 23 4 22,00 10 0 10,00 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 0 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 105 7 103,25 450,630 22

2 1516 10A 24 4 23,00 10 0 10,00 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 29 0 29,00 6 1 5,75 9 1 8,75 10 0 10,00 102 12 99,00 437,584 34

3 1520 10A 25 4 24,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 6 1 5,75 8 2 7,50 10 0 10,00 102 14 98,50 435,901 40

4 1513 10A 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 5 2 4,50 8 2 7,50 10 0 10,00 100 17 95,75 427,942 59

5 1561 10B 23 4 22,00 9 0 9,00 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 5 3 4,25 8 2 7,50 10 0 10,00 96 15 92,25 417,314 87

6 1572 10A 23 3 22,25 9 1 8,75 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 0 26,00 5 2 4,50 8 1 7,75 10 0 10,00 94 13 90,75 412,792 97

7 1562 10B 15 8 13,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 26 1 25,75 5 3 4,25 7 3 6,25 9 1 8,75 85 23 79,25 379,306 237

8 1522 10A 22 7 20,25 10 0 10,00 4 2 3,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 3 22,25 2 3 1,25 5 5 3,75 10 0 10,00 84 21 78,75 376,690 251

9 1533 10A 25 2 24,50 8 1 7,75 7 2 6,50 1 3 0,25 4 1 3,75 20 2 19,50 2 3 1,25 3 6 1,50 9 1 8,75 79 21 73,75 360,968 355

10 1549 10B 16 6 14,50 8 2 7,50 7 2 6,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 4 5 2,75 7 2 6,50 5 4 4,00 76 23 70,25 351,817 433

11 1508 10A 15 6 13,50 9 1 8,75 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 4 2 3,50 6 3 5,25 9 1 8,75 73 21 67,75 344,602 487

12 1510 10A 18 5 16,75 8 1 7,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 2 11,50 9 1 8,75 2 1 1,75 5 2 4,50 69 17 64,75 335,061 575

13 1558 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 4 4 3,00 8 2 7,50 6 0 6,00 71 29 63,75 332,993 598

14 1553 10B 16 6 14,50 9 1 8,75 6 1 5,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 1 7,75 5 2 4,50 6 2 5,50 8 1 7,75 67 14 63,50 331,706 616

15 1529 10A 20 6 18,50 8 1 7,75 3 6 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 13 2 12,50 3 3 2,25 8 2 7,50 8 2 7,50 69 25 62,75 328,912 642

16 1536 10A 20 6 18,50 7 3 6,25 5 3 4,25 1 2 0,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 4 1,00 7 2 6,50 10 0 10,00 68 25 61,75 325,916 676

17 1544 10B 22 1 21,75 4 1 3,75 3 5 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 2 7,50 5 1 4,75 6 2 5,50 8 1 7,75 63 14 59,50 318,750 768

18 1569 10A 13 3 12,25 7 0 7,00 6 2 5,50 1 0 1,00 5 0 5,00 13 1 12,75 3 2 2,50 6 2 5,50 8 2 7,50 62 12 59,00 318,382 771

19 1571 10A 14 12 11,00 5 3 4,25 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 17 3 16,25 5 2 4,50 6 2 5,50 8 2 7,50 66 30 58,50 317,121 795

20 1526 10A 17 8 15,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 2 12,50 3 3 2,25 4 4 3,00 7 2 6,50 65 28 58,00 314,868 831

21 1509 10A 15 8 13,00 8 2 7,50 8 2 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 3 3,25 7 2 6,50 5 5 3,75 65 29 57,75 314,447 835

22 1530 10A 22 7 20,25 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 3 7,25 3 5 1,75 5 1 4,75 6 4 5,00 63 31 55,25 305,909 956

23 1574 10A 14 8 12,00 9 1 8,75 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 4 8,00 2 3 1,25 6 2 5,50 7 2 6,50 61 25 54,75 305,549 961

24 1541 10B 12 6 10,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 3 5,25 58 23 52,25 298,169 1080

25 1538 10B 12 2 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 1 3 0,25 4 1 3,75 10 0 10,00 55 14 51,50 295,874 1123

26 1543 10B 16 11 13,25 7 2 6,50 7 1 6,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 6 3,50 5 2 4,50 6 4 5,00 9 1 8,75 59 32 51,00 294,314 1148

27 1528 10A 14 2 13,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 1 0,75 17 1 16,75 3 2 2,50 7 2 6,50 7 3 6,25 55 16 51,00 294,161 1152

28 1545 10B 16 5 14,75 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 0 14,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 55 17 50,75 293,027 1173

29 1568 10A 15 10 12,50 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 3 6 1,50 6 4 5,00 58 32 50,00 291,025 1219
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

KATILIMLAR

30 1564 10B 13 13 9,75 5 5 3,75 3 5 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 0 20,00 2 4 1,00 5 4 4,00 5 3 4,25 59 37 49,75 290,651 1223

31 1511 10A 18 7 16,25 4 5 2,75 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 5 2,75 3 7 1,25 7 3 6,25 8 2 7,50 58 35 49,25 288,533 1269

32 1551 10B 13 6 11,50 8 0 8,00 6 2 5,50 1 3 0,25 5 0 5,00 9 7 7,25 3 1 2,75 4 3 3,25 6 3 5,25 55 25 48,75 287,498 1286

33 1547 10B 13 15 9,25 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 2 4,50 3 7 1,25 6 1 5,75 9 1 8,75 57 35 48,25 286,467 1313

34 1542 10B 11 5 9,75 6 1 5,75 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 12 3 11,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 54 23 48,25 286,122 1318

35 1514 10A 14 10 11,50 9 1 8,75 7 3 6,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 7 4,25 2 4 1,00 5 5 3,75 6 4 5,00 57 35 48,25 285,935 1324

36 1527 10A 13 8 11,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 54 26 47,50 283,695 1384

37 1546 10B 14 7 12,25 7 0 7,00 3 5 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 12 2 11,50 3 4 2,00 4 2 3,50 6 3 5,25 54 27 47,25 282,871 1409

38 1534 10A 15 3 14,25 7 0 7,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 4 4,00 4 4 3,00 48 18 43,50 271,239 1716

39 1565 10B 10 12 7,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 4 6 2,50 6 1 5,75 9 1 8,75 49 33 40,75 264,265 1920

40 1566 10B 11 9 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 6 3 5,25 49 34 40,50 262,996 1963

41 1554 10B 12 16 8,00 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 7 1,25 7 3 6,25 5 4 4,00 7 3 6,25 51 46 39,50 260,357 2056

42 1512 10A 15 5 13,75 6 3 5,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 8 6,00 4 3 3,25 3 2 2,50 45 24 39,00 257,677 2141

43 1570 10B 15 7 13,25 8 2 7,50 4 5 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 3 1 2,75 44 20 39,00 257,652 2143

44 1525 10A 10 4 9,00 4 1 3,75 6 1 5,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 2 3,50 3 5 1,75 39 16 35,00 246,310 2583

45 1521 10A 13 15 9,25 4 5 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 2 6 0,50 6 1 5,75 43 40 33,00 240,346 2814

46 1552 10B 8 22 2,50 6 4 5,00 10 0 10,00 1 3 0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 2 7 0,25 5 2 4,50 3 5 1,75 43 51 30,25 232,867 3162

47 1563 10B 12 6 10,50 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 6 0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 2 4,50 31 24 25,00 216,035 4049
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 1516 BEREN ÇETİNER 10A 24 4 23,00 10 0 10,00 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 29 0 29,00 6 1 5,75 9 1 8,75 10 0 10,00 102 12 99,00 437,584 34

2 1520 GÜLCE NAZ KAÇAR 10A 25 4 24,00 9 1 8,75 9 1 8,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 6 1 5,75 8 2 7,50 10 0 10,00 102 14 98,50 435,901 40

3 1513 NİSANUR GÜZEL 10A 23 7 21,25 8 2 7,50 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 5 2 4,50 8 2 7,50 10 0 10,00 100 17 95,75 427,942 59

4 1572 MİRAY ÇELİK 10A 23 3 22,25 9 1 8,75 7 3 6,25 2 2 1,50 4 1 3,75 26 0 26,00 5 2 4,50 8 1 7,75 10 0 10,00 94 13 90,75 412,792 97

5 1522 SUDE NAZ KANLILAR 10A 22 7 20,25 10 0 10,00 4 2 3,50 4 0 4,00 4 1 3,75 23 3 22,25 2 3 1,25 5 5 3,75 10 0 10,00 84 21 78,75 376,690 251

6 1533 EYLÜL USTA 10A 25 2 24,50 8 1 7,75 7 2 6,50 1 3 0,25 4 1 3,75 20 2 19,50 2 3 1,25 3 6 1,50 9 1 8,75 79 21 73,75 360,968 355

7 1508 İSMAİL  KILIÇ 10A 15 6 13,50 9 1 8,75 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 4 13,00 4 2 3,50 6 3 5,25 9 1 8,75 73 21 67,75 344,602 487

8 1510 DAMLA KURTOĞLU 10A 18 5 16,75 8 1 7,75 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 2 11,50 9 1 8,75 2 1 1,75 5 2 4,50 69 17 64,75 335,061 575

9 1529 CANSU ER 10A 20 6 18,50 8 1 7,75 3 6 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 13 2 12,50 3 3 2,25 8 2 7,50 8 2 7,50 69 25 62,75 328,912 642

10 1536 SEDA NUR ÇOLAKOĞLU 10A 20 6 18,50 7 3 6,25 5 3 4,25 1 2 0,50 4 1 3,75 12 4 11,00 2 4 1,00 7 2 6,50 10 0 10,00 68 25 61,75 325,916 676

11 1569 SÜLEYMAN GÜRBÜZ 10A 13 3 12,25 7 0 7,00 6 2 5,50 1 0 1,00 5 0 5,00 13 1 12,75 3 2 2,50 6 2 5,50 8 2 7,50 62 12 59,00 318,382 771

12 1571 IRMAK GÖKÇE DEMİR 10A 14 12 11,00 5 3 4,25 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 17 3 16,25 5 2 4,50 6 2 5,50 8 2 7,50 66 30 58,50 317,121 795

13 1526 YAĞMUR KEÇE 10A 17 8 15,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 13 2 12,50 3 3 2,25 4 4 3,00 7 2 6,50 65 28 58,00 314,868 831

14 1509 UMUTCAN DAŞDEMİR 10A 15 8 13,00 8 2 7,50 8 2 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 3 3,25 7 2 6,50 5 5 3,75 65 29 57,75 314,447 835

15 1530 AYAZ AKBULUT 10A 22 7 20,25 5 5 3,75 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 3 7,25 3 5 1,75 5 1 4,75 6 4 5,00 63 31 55,25 305,909 956

16 1574 ENES SARIGÜL 10A 14 8 12,00 9 1 8,75 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 4 8,00 2 3 1,25 6 2 5,50 7 2 6,50 61 25 54,75 305,549 961

17 1528 DEFNE AYSEL 10A 14 2 13,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 1 0,75 17 1 16,75 3 2 2,50 7 2 6,50 7 3 6,25 55 16 51,00 294,161 1152

18 1568 NUSRAT MEŞEGÜR 10A 15 10 12,50 8 2 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 3 3 2,25 3 6 1,50 6 4 5,00 58 32 50,00 291,025 1219

19 1511 EREN ÖZTAŞKIN 10A 18 7 16,25 4 5 2,75 7 3 6,25 2 3 1,25 5 0 5,00 4 5 2,75 3 7 1,25 7 3 6,25 8 2 7,50 58 35 49,25 288,533 1269

20 1514 ATAKAN BİLGE NEGİŞ 10A 14 10 11,50 9 1 8,75 7 3 6,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 7 4,25 2 4 1,00 5 5 3,75 6 4 5,00 57 35 48,25 285,935 1324

21 1527 KAAN GAVUZOĞLU 10A 13 8 11,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 1 7,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 5 2,75 54 26 47,50 283,695 1384

22 1534 UMUT TAN ANAR 10A 15 3 14,25 7 0 7,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 4 4,00 4 4 3,00 48 18 43,50 271,239 1716

23 1512 DORUK KADİR KORKMAZ 10A 15 5 13,75 6 3 5,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 8 6,00 4 3 3,25 3 2 2,50 45 24 39,00 257,677 2141

24 1525 ARDA ALAN 10A 10 4 9,00 4 1 3,75 6 1 5,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 2 3,50 3 5 1,75 39 16 35,00 246,310 2583

25 1521 İNCİ YAVUZ 10A 13 15 9,25 4 5 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 2 6 0,50 6 1 5,75 43 40 33,00 240,346 2814



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

SINIF: 10A

KATILIMLAR
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 1573 GÜLSÜM UYGUN 10B 23 4 22,00 10 0 10,00 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 0 8,00 10 0 10,00 10 0 10,00 105 7 103,25 450,630 22

2 1561 BETÜL MEVA ORHAN 10B 23 4 22,00 9 0 9,00 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 5 3 4,25 8 2 7,50 10 0 10,00 96 15 92,25 417,314 87

3 1562 İSMAİL GARİP 10B 15 8 13,00 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 26 1 25,75 5 3 4,25 7 3 6,25 9 1 8,75 85 23 79,25 379,306 237

4 1549 ALAATTİN ÖZÇELİK 10B 16 6 14,50 8 2 7,50 7 2 6,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 4 5 2,75 7 2 6,50 5 4 4,00 76 23 70,25 351,817 433

5 1558 BERKE KILIÇ 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 4 4 3,00 8 2 7,50 6 0 6,00 71 29 63,75 332,993 598

6 1553 DURU EKER 10B 16 6 14,50 9 1 8,75 6 1 5,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 1 7,75 5 2 4,50 6 2 5,50 8 1 7,75 67 14 63,50 331,706 616

7 1544 ECRİN YAREN TERLEMEZ 10B 22 1 21,75 4 1 3,75 3 5 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 8 2 7,50 5 1 4,75 6 2 5,50 8 1 7,75 63 14 59,50 318,750 768

8 1541 YİĞİT KAYAKIRAN 10B 12 6 10,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 4 6,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 3 5,25 58 23 52,25 298,169 1080

9 1538 TUĞSEM DUBAZ 10B 12 2 11,50 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 12 1 11,75 1 3 0,25 4 1 3,75 10 0 10,00 55 14 51,50 295,874 1123

10 1543 İREM KARAAĞAÇ 10B 16 11 13,25 7 2 6,50 7 1 6,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 6 3,50 5 2 4,50 6 4 5,00 9 1 8,75 59 32 51,00 294,314 1148

11 1545 CEREN ATAN 10B 16 5 14,75 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 14 0 14,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 55 17 50,75 293,027 1173

12 1564 TUNÇ EMRE KAYIKÇI 10B 13 13 9,75 5 5 3,75 3 5 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 0 20,00 2 4 1,00 5 4 4,00 5 3 4,25 59 37 49,75 290,651 1223

13 1551 EGE HİTİT 10B 13 6 11,50 8 0 8,00 6 2 5,50 1 3 0,25 5 0 5,00 9 7 7,25 3 1 2,75 4 3 3,25 6 3 5,25 55 25 48,75 287,498 1286

14 1547 ASYA AYDOĞDU 10B 13 15 9,25 8 2 7,50 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 2 4,50 3 7 1,25 6 1 5,75 9 1 8,75 57 35 48,25 286,467 1313

15 1542 EFE KATANALP 10B 11 5 9,75 6 1 5,75 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 12 3 11,25 1 6 -0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 54 23 48,25 286,122 1318

16 1546 ECRİN NAZ TURGUT 10B 14 7 12,25 7 0 7,00 3 5 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 12 2 11,50 3 4 2,00 4 2 3,50 6 3 5,25 54 27 47,25 282,871 1409

17 1565 UĞUR KIYÇAK 10B 10 12 7,00 5 5 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 4 6 2,50 6 1 5,75 9 1 8,75 49 33 40,75 264,265 1920

18 1566 SERHAT ATA SEL 10B 11 9 8,75 6 3 5,25 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 4 4,00 4 6 2,50 3 4 2,00 6 3 5,25 49 34 40,50 262,996 1963

19 1554 ULAŞ ARDA ÖZGEN 10B 12 16 8,00 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 7 1,25 7 3 6,25 5 4 4,00 7 3 6,25 51 46 39,50 260,357 2056

20 1570 YİĞİT ÖZGÜR MEŞELİ 10B 15 7 13,25 8 2 7,50 4 5 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 3 1 2,75 44 20 39,00 257,652 2143

21 1552 MEHMET EREN BÖLÜKBAŞI 10B 8 22 2,50 6 4 5,00 10 0 10,00 1 3 0,25 2 3 1,25 6 5 4,75 2 7 0,25 5 2 4,50 3 5 1,75 43 51 30,25 232,867 3162

22 1563 GÜLENAY YİĞİT 10B 12 6 10,50 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 6 0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 2 4,50 31 24 25,00 216,035 4049



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

SINIF: 10B

KATILIMLAR
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 47 47 47 6840

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

İl Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

İlçe Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

Okul Ortalaması 16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

KATILIMLAR

1
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

10A 25 17,48 6,40 15,88 7,20 1,84 6,74 6,20 2,44 5,59 2,24 1,92 1,76 4,36 0,44 4,25 13,56 2,68 12,89 3,56 2,76 2,87 5,52 2,80 4,82 7,04 2,04 6,53 67,16 23,32 61,33 324,860

2
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

10B 22 14,36 8,32 12,28 6,68 2,18 6,14 5,68 2,50 5,06 2,27 1,82 1,82 4,23 0,64 4,07 11,86 2,91 11,14 3,68 3,32 2,85 5,18 2,23 4,62 6,77 1,82 6,32 60,71 25,74 54,30 304,170
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ALAN 1525 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 39 16 35,00 29 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADdEE   DdD A   d   c BD    C 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal  CA c E  B cBC BCAE BdE  ADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik   DE                         E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen A D bb     BedA  DE  eaAeCab E

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 1 1 25
ROMAN 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 1 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 0 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 1 0 9
POLİNOMLAR 12 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 1 33
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN BİLGE NEGİŞ 1514 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 57 35 48,25 40 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe bAEAeE  ADeDb aAceCA DBa bEd C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EACDbDEBBBEdcdBDCAEDBAd EADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED e aCaE  aebD  e         E  

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen abbdCD    deBEDdbAeEABeddBCCEc

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 1 4 13
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 3 5 27
POLİNOMLAR 12 1 1 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 1 3 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ AKBULUT 1530 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 63 31 55,25 46 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADcEEBAdbBDcAbABCDEBAdBDdE DCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal edAceBEcCBEABCcBCAEbBAdebADCaE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik A D BB d C DC Ca         e    

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AdDCcb c bEBb A  DE EeBAeCBcDa

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 5 3 63
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 6 1 55
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 1 0 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ÇETİNER 1516 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 25 2 24,50 82 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 102 12 99,00 83 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe bAEABE EADBDAEBAEeeAeDBCD ECCC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EACDCDEBBBEAcdBDCAEDBAEcdAbEeC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen BACECDb   ECBEDbEACEABDEEBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 7 0 88
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 11 0 92
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ER 1529 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 69 25 62,75 52 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEdBb DBD ADAabDEBA BDCE eCb

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCA BBEDdBcdeCDBd abBed bADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik c D BBC BCDD d  D      BE   AE

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AaDCbb    EBCEAEcDEeaeBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 4 2 50
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 0 3 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 7 0 64
POLİNOMLAR 12 3 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KURTOĞLU 1510 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 9 1 8,75 88 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 2 1 1,75 18 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 16 4 15,00 50 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 69 17 64,75 54 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADbEEBA DBDabDAeCD cA  DC  DC 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DaAEBBE CBcAeCDBCAEDBAdabADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik   DEBBCEeCDDC       a   E    E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABDCEbEDAEE      Dc  DaAbCBE  

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 4 3 50
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 9 1 82
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
KARIŞIMLAR 4 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 1 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AYSEL 1528 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 55 16 51,00 43 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DcE BE   D D   A DdABDB   E  C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal   d  cE BBcd dB  AE Be        

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik EDE BBCeE CCD DC C     E A EE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen  Ab CD   cECBEDdbA EcBeEbBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ŞİİR 8 1 0 13
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 0 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 1 2 17
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 8 1 73
POLİNOMLAR 12 4 0 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 2 2 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK KADİR KORKMAZ 1512 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 45 24 39,00 33 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEb E  bD Dba  EDCAB B e  CCC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal bdCeC EBBB   dB   E BcE bADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D bBB  E     a  bAecbEEe  aE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen ebbECD  D aa  D  AC           

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 0 3 0
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 1 0 17
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 3 0 27
POLİNOMLAR 12 3 6 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SARIGÜL 1574 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 61 25 54,75 46 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe beEA E   DBaA BbEDdA DBe bEb C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EACDbDEBBB cBdBDCAEDBedaEADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED bBBCa   a D     D   E   dE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen eAdbC     d BEDb ACEABDEcB CEc

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 3 0 38
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 5 2 45
POLİNOMLAR 12 2 0 17
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZTAŞKIN 1511 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 18 12 15,00 50 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 58 35 49,25 41 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEE bcbeDEADbeCDE A BDCE  dC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal eaeaBcE CBcAcCDBCAEcBAdadADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik   DaB  Ee   C aa             b

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen eBbCbCbcbdEBCaAadDECEDBACCBbDa

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 5 25
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 3 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 3 3 27
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 4 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 1 3 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL USTA 1533 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 79 21 73,75 61 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEcA eBDEADA CDEBACBDCE DCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAEBBE dB ABCbBdAEDBed bADCdE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik   DEBBCEaCDD C aDACDE  BE AB E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen beDa C    EB bddcDdeEeBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 4 2 50
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 8 1 73
POLİNOMLAR 12 8 1 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 0 4 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE NAZ KAÇAR 1520 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 102 14 98,50 82 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBAccBDEADABCDEaACBeCE DCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCdEBBEDCBEABCDBdAEDBAEaEADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik bEDEBBCEBCDDCbCcDACDEEEBEDABcE

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AeDCEC D  EBCbAEcDECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 6 2 75
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 6 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 9 3 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 2 2 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ YAVUZ 1521 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 2 6 0,50 5 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 43 40 33,00 28 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEbdd ceDdbb aAEeCAacBdDeECeC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  AdDacEdeBcecdBDC E Bed dAbEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D cBB a   C DD            a  

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen eAb CD    aec Db AeaABDEEcC   

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ŞİİR 8 0 6 0
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 2 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 4 1 36
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 2 0
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 1 33



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÖKÇE DEMİR 1571 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 66 30 58,50 49 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEA cbc DdDAdeAdadABDBec Eb C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACDba BeBcc dB CAEDBAd bADdBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED  BBCBECCCDDD   c   cEaA EE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen BAbdCD A   CB DdEAaEABDEdBeCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 1 5 13
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 10 0 91
POLİNOMLAR 12 3 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 2 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL  KILIÇ 1508 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 73 21 67,75 56 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe cAEABE EAD DAd Ac eA  Ba  EC d

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal cACDCDEBBBcABCBDCAEDBAdaEADdBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED  BBac C aDDD D A    E  eEEA

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen aAaECD    E BEDdbAeEABDEEBCeED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 4 1 50
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 6 3 55
POLİNOMLAR 12 5 0 42
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 2 2 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN GAVUZOĞLU 1527 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 54 26 47,50 40 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DbEb E   DBDAa bcDCAcDBa  E  d

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal cACeCaEBBBdAeCBDCAEbBAc EADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik aD  BB BE  CD D               

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen eAdbCD    b B Dd A EAceE eCCaa

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 6 1 55
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY ÇELİK 1572 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 23 3 22,25 74 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 94 13 90,75 76 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBA bBDE DABC EaACBDCE eCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAaBBEDCBEABCDBdAdbBdd EAbCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik  EDEBBCEBCDDCCCDDACDE EBEDA  E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AaDCEC c  EBCaAE DECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 5 1 63
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 6 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 3 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 9 0 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 2 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR GÜZEL 1513 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 100 17 95,75 80 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBbbcBDaADABCDEaACBDCEbaCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCdEcBEDCBEABCDBCdEDBAEaaADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEcABAE

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABDCbCd   EcCdAEADECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 4 4 50
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 6 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 12 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUSRAT MEŞEGÜR 1568 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 58 32 50,00 42 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADbEcaeEDdDbADAe DEBAbBe E  d 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAbBBEeCBbdaCDBCAEDBAEaEADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik   D cB EaC  a      D    E    E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen  aDCbb D  EceaAb DceEeBAdCBcaE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ŞİİR 8 3 5 38
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 3 3 27
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 2 33
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA NUR ÇOLAKOĞLU 1536 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 68 25 61,75 51 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBb c DbcDABCDbBAeBDCE DC 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAEeBdDbB AcC ddAEDBec  AbCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik  EDdBBC c DDC aD A  E     d  E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen bdDCdb    EBbEAEbDE EDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 4 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 6 3 55
POLİNOMLAR 12 3 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KANLILAR 1522 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 84 21 78,75 66 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBbbcdDEbDAeCeEBACBDCE DCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAEBBEDCB   C BdAEcBAE EAbCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik A DaBBCEBCDDCCCD ACDEE  EcABAd

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen beDC a    EBbadbcDECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 6 25
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 2 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 10 1 91
POLİNOMLAR 12 9 0 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 0 4 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN GÜRBÜZ 1569 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 3 12,25 41 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 62 12 59,00 49 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DdEb    AD  c B   CA DB   ECCC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACD  EBBBE cbBDCAE B    ADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D  BB B C CDD  Dd D   E   EE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen  eCbCD    EbBEDdEA  ABeEdBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ŞİİR 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ROMAN 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 7 0 64
POLİNOMLAR 12 3 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TAN ANAR 1534 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 48 18 43,50 36 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEA E  ADBa  e E aA DB   EC C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EACD  E BB  c B CAE BAE bADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D b B a         C            

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen eACba     E BEadcdCEA e dBCCac

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 1 1 9
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 3 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 1 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUTCAN DAŞDEMİR 1509 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 65 29 57,75 48 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe AcbEbaA  BD ADbBCeEBA B dEb C 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAcBBEaCBccBCDBCAEDBedabADCBd

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik AED BB   C  CC DDbCD b  E     

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AaDCEb c  EBeEAdADE daaAeCBdDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ŞİİR 8 4 1 50
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 11 4 0 36
POLİNOMLAR 12 5 2 42
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 3 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 2 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KEÇE 1526 10A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 15,88 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,74 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,59 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,76 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,25 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 18,34 17,75 12,27

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,89 12,07 5,02

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,87 2,86 1,66

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,82 4,73 1,64

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,53 6,43 2,32

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 14,22 14,02 5,62

Toplam: 120 65 28 58,00 48 61,33 58,04 32,19

TYT Türkçe AceEE ecDdD ADABaDEBAdBDC   Cd

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal bCAaBBEDCBcdcCDBdAEbBAdaEADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik  EDEBB EBCDDdC     c    E    E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABDadb    EB aAadaE EeBACCBbD 

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 3 3 38
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 2 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 8 1 73
POLİNOMLAR 12 1 1 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 3 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 1 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALAATTİN ÖZÇELİK 1549 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 76 23 70,25 59 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEAdE bdDBDb eAE eABDB   E  C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal cACDCDEBeBEAcaBDCAE BAc EADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED ABBCeEC CDDD  CAD   EBADEE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen eAbbCDE bbcCBED aACEAaeEbBCCd 

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 1 5 13
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 9 1 82
POLİNOMLAR 12 6 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA AYDOĞDU 1547 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 3 7 1,25 13 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 57 35 48,25 40 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEbdEbcbbBDcdBbaaeAdDaC  ECeC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal aACeCDEBBBcccaBDCAEDBeaaEADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D  aB e   CD D               

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen aAbbCDcecbbCBED  A EAdDEEBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 6 25
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ROMAN 5 1 4 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 3 2 27
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 4 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE KILIÇ 1558 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 71 29 63,75 53 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe AebEE dcaBDaADbeC aBA BDCa  dd

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCeceBEaCBEdaCDBdAEbBAEc ADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik  EDEBBCEBd DCC DDA DE  BEbA  E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen b DCaCbDe EBCaAEADEe  BACCB  E

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 5 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 3 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 2 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 8 1 73
POLİNOMLAR 12 7 0 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 3 1 75
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 0 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL MEVA ORHAN 1561 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 96 15 92,25 77 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADdEEBAEDcD ADAaCDE ACBDCE DdC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAEBBE CB A CDBdAEDBeEaEADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik cEDEBBCcBCDDCCCDDACDEEEBEDcB E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABDCbCd  aEBCaAEdDECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 5 2 63
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 3 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 11 10 1 91
POLİNOMLAR 12 11 0 92
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 4 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 2 2 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ATAN 1545 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 55 17 50,75 42 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe bAEA Ee ADBD  aA  CAB B a ECCd

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACebeE eB A aB C E BAa E bEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik ED  B CBE CCD    CA    E   EE 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen   CE D  e b BED     b e EBCdED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 2 25
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 1 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 7 0 64
POLİNOMLAR 12 4 0 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 0 75
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU EKER 1553 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 24 2 23,50 78 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 5 17,75 59 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 67 14 63,50 53 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADdEEd d  DEbDA C  BAdBcCE  CC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAbBBEDCB A CDBdAE BAE EADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik c DEBB E  DD            E     

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABaCEb D  EB EAb DEeEDBACCBb E

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 1 3 13
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 6 0 55
POLİNOMLAR 12 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 2 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 1 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NAZ TURGUT 1546 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 54 27 47,25 39 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe AeAEddA  dD ADAabDbBA BD E    

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCA B ED BEcaCb dA aBed EebCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik b DEBB  aCDDCC D        E    E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen  aDCdb D cEB aA  Dc EeBACCBd c

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 3 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 3 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 2 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 7 1 64
POLİNOMLAR 12 2 0 17
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YAREN TERLEMEZ 1544 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 1 21,75 73 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 4 18,00 60 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 63 14 59,50 50 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEE AE BDcADABC  BA BDCE DC 

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DC  dBE    dcCaadAE BAE Ed CBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik  ED Ba   CbDC  D        E     

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen A DCb  D EEBeaA  DECEeBACCBE E

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 5 1 63
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 1 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 1 4 17
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 0 67
FONKSİYONLAR 11 4 2 36
POLİNOMLAR 12 1 0 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 0 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KATANALP 1542 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 5 9,75 33 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 54 23 48,25 40 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe bAEA c  ADd   a  DeA  BC  E  C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACDa  BBBccBCBDCAEDBbd bADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D  dBCa  C     bCADB  EBA E  

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen ebdcaD  c Ee  D  A  AdDdEBCCE 

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 1 2 13
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 2 2 18
POLİNOMLAR 12 7 1 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 0 1 0
KARIŞIMLAR 4 2 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 0 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 0 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE HİTİT 1551 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 55 25 48,75 41 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEAdE  AD D EeA  bA e d  E bC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACDC EBBBd  dBDCAEDB daaADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik cDbbBBe   C D aa  A    E Aa E 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen  Aa C   D b BEc  AeEABedcBCC D

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 2 25
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
TAMLAMALAR 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 2 33
FONKSİYONLAR 11 3 3 27
POLİNOMLAR 12 3 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 1 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLENAY YİĞİT 1563 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 1 4 0,00 0 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 31 24 25,00 21 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEE    Bc  Db C E A BcaE  db

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal ede B EaC        Ab B     DCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik b cEBc  a c     c             

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen  e     D EaBd d  c  Eed CCBE  

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 1 0 13
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 1 1 25
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 0 2 0
FONKSİYONLAR 11 2 3 18
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 2 33
KARIŞIMLAR 4 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4 0 67



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM UYGUN 1573 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 25 2 24,50 82 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 8 0 8,00 80 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 28 0 28,00 93 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 105 7 103,25 86 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBbb BDEADABdDE ACBDCE aCC

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAEBBEDCBbABCDBd E BAE EADCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEaABAE

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABDCEC D EEBCEAEADECEDBACCBEDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 5 2 63
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ROMAN 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 12 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 4 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAAĞAÇ 1543 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 59 32 51,00 43 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEBb DdDabDAeC E cbBcCEbcCe

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAE BEadBE aCDBCAE Bed bdbCBE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik c D BB bdaDD   e          c   

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen ABcCEe D  EBebAEbDEdEDBACCBdDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 2 5 25
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 1 2 33
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 4 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 0 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 4 3 36
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 2 2 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL GARİP 1562 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 85 23 79,25 66 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEEdb edDabDABCD BAe   E  Cb

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAceBEDCBEAcCDBCAEbBAEcbADCeE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik bEDEBBCEBCDDCCCDDA DEE BEDAB E

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen AebCcC D EEBCcAccDECEDBACCBdDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 1 6 13
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ROMAN 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
TAMLAMALAR 3 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 2 1 67
FONKSİYONLAR 11 11 0 100
POLİNOMLAR 12 9 0 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 1 3 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 3 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREN BÖLÜKBAŞI 1552 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 43 51 30,25 25 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEdcAdcdDbAbbadecdAbebdaecbd

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAceBEabBEABCDBCAEDB babAbbeE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik b D B  Ee   C CD        a c b 

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen deDCbbbc cEc E E DaCd cAebBc E

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 6 25
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ROMAN 5 0 5 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
TAMLAMALAR 3 0 3 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 6 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 4 1 36
POLİNOMLAR 12 1 1 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 3 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 1 33
KARIŞIMLAR 4 2 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 1 2 25
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ATA SEL 1566 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 49 34 40,50 34 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEb E EAD a d Ab dA cB c Eb d

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACDbDcBcBcABdBDCAEDBed cADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D  BB a   aD aC           d  

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen aAbbCDabDba B cb AaEAeDEaBCbE 

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ROMAN 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 4 2 36
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
KARIŞIMLAR 4 1 2 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞSEM DUBAZ 1538 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 15 4 14,00 47 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 55 14 51,50 43 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe aAEb E         A  CA DB   ECCC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal  ACeC d BB Acd DC E BAEabADdBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik E   BBCc   CDDD DCA    E      

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen  Abb b    a B D  A EABDEEBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 0 0 0
DESTAN/EFSANE 4 1 0 25
ROMAN 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
TAMLAMALAR 3 2 0 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 3 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 0 0 0
FONKSİYONLAR 11 7 1 64
POLİNOMLAR 12 5 0 42
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 3 0
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 4 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNÇ EMRE KAYIKÇI 1564 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 59 37 49,75 41 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEbda  bceDcdBb DdABcBab ECCC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EAaedeEBeBcdcdBeC E BeE bAbEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik EDEABBCBECCCDDD DC  B    A  E 

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen adbdCD    EbBdD EdeEAaDEbaC E 

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ŞİİR 8 1 5 13
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ROMAN 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 2 1 67
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 4 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 1 1 25

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 3 0 100
FONKSİYONLAR 11 10 0 91
POLİNOMLAR 12 5 0 42
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 2 33
KARIŞIMLAR 4 2 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 1 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 2 2 33



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KIYÇAK 1565 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 49 33 40,75 34 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe DAEb EbcbDcecd ba  A Da   ECeC

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal aAaebDEBBd Acd  CA DBedaEADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik  D   B eE  C  b           e   

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen aAbbCDcdDbdCBED  A EAdDEEBCCED

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 0 6 0
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ROMAN 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 1 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 0 33
FONKSİYONLAR 11 3 1 27
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 3 0 100
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 2 0 67

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ ARDA ÖZGEN 1554 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 51 46 39,50 33 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe AebEddecaaD AeABCbaBAeBc EcbCb

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCAaBdEcCBcecCaBdAEDBecadADCaE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik b D B         ab        aab bE

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen cBDCECcDbEEBeEA daEeEeaACCBbDE

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ŞİİR 8 2 5 25
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ROMAN 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
TAMLAMALAR 3 0 2 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 2 2 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 4 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 3 1 75

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 1 1 9
POLİNOMLAR 12 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 2 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 2 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2 2 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KAYAKIRAN 1541 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 58 23 52,25 44 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe ADAEE    aD  eA aD cA B CE  da

Cevap Anahtarı A ADAEEBAEDBDEADABCDEBACBDCEDDCC

TYT Sosyal DCA BBEcCBdABCDBCAEDBAEaEADCeE

Cevap Anahtarı A DCAEBBEDCBEABCDBCAEDBAEDEADCBE

TYT Matematik c Dd B    DD e c A D    E     

Cevap Anahtarı A AEDEBBCEBCDDCCCDDACDEEEBEDABAE

TYT Fen A DC bbD bEBeaA  cE EDaACCBbc 

Cevap Anahtarı A ABDCECEDAEEBCEAEADECEDBACCBEDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ŞİİR 8 0 1 0
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ROMAN 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 1 1 33
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 3 0 75
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 5 1 83
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 4 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 3 1 27
POLİNOMLAR 12 2 2 17
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 2 1 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 3 1 75
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 3 2 50



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖZGÜR MEŞELİ 1570 10B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 12,28 14,20 9,27

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,14 6,46 4,15

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 5,06 5,34 3,99

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,82 1,79 1,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,07 4,16 2,92

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 17,08 17,75 12,27

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 11,14 12,07 5,02

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,85 2,86 1,66

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,62 4,73 1,64

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 6,32 6,43 2,32

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 13,80 14,02 5,62

Toplam: 120 44 20 39,00 33 54,30 58,04 32,19

TYT Türkçe  AEbdED ADBDbcBAce AB B   cC C

Cevap Anahtarı B DAEABEDEADBDAEBAEDCABDBCDDECCC

TYT Sosyal EAeDbDEBBBbdcdBcCAE B  a ADEBC

Cevap Anahtarı B EACDCDEBBBEABCBDCAEDBAEDEADEBC

TYT Matematik aD eB  BE  CDDa               

Cevap Anahtarı B EDEABBCBECCCDDDCDCADBEEEBADEEA

TYT Fen    E  a   E B e    E          

Cevap Anahtarı B BACECDEADEECBEDAEACEABDEEBCCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ŞİİR 8 4 3 50
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ROMAN 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
TAMLAMALAR 3 1 0 33
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 4 4 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 6 2 4 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 3 1 1 33
FONKSİYONLAR 11 6 1 55
POLİNOMLAR 12 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 0 25
DALGALAR 4 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 3 1 0 33
KARIŞIMLAR 4 1 0 25
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

43

%91,49

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13
  

Doğru (%91,49)

Yanlış (%8,51)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%2,13

5

%10,64

3

%6,38

34

%72,34

3

%6,38

1

%2,13
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%25,53)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 İki Paragrafın Karşılaştırılması A

26

%55,32

15

%31,91

1

%2,13

3

%6,38

1

%2,13

1

%2,13
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%42,55)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E     

47

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%2,13

1

%2,13

3

%6,38

5

%10,64

36

%76,60

1

%2,13
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%21,28)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. B

2

%4,26

14

%29,79

2

%4,26

10

%21,28

1

%2,13

18

%38,30
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%31,91)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. A

20

%42,55

12

%25,53
 

2

%4,26

4

%8,51

9

%19,15
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%38,30)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. E  

4

%8,51

9

%19,15

3

%6,38

6

%12,77

25

%53,19
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%34,04)

Boş (%53,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel
özelliklerini kavrar. D

2

%4,26

6

%12,77

5

%10,64

8

%17,02

3

%6,38

23

%48,94
 

Doğru (%17,02)

Yanlış (%34,04)

Boş (%48,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. B

2

%4,26

20

%42,55

2

%4,26

11

%23,40

3

%6,38

9

%19,15
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%38,30)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. D  

1

%2,13

2

%4,26

43

%91,49
 

1

%2,13
 

Doğru (%91,49)

Yanlış (%6,38)

Boş (%2,13)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları
belirler. E

7

%14,89

3

%6,38

3

%6,38

6

%12,77

9

%19,15

19

%40,43
 

Doğru (%19,15)

Yanlış (%40,43)

Boş (%40,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini
açıklar. A

22

%46,81

10

%21,28

5

%10,64
  

10

%21,28
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%31,91)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. D

3

%6,38

3

%6,38
 

34

%72,34

3

%6,38

4

%8,51
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%19,15)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Millî Edebiyat Dönemi yazarlarını tanır. A

32

%68,09

10

%21,28
   

5

%10,64
 

Doğru (%68,09)

Yanlış (%21,28)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. B

8

%17,02

17

%36,17
  

10

%21,28

12

%25,53
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%38,30)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19

Millî Edebiyat Dönemi romanının özelliklerini
kavrar. C

3

%6,38

3

%6,38

25

%53,19

8

%17,02

5

%10,64

3

%6,38
 

Doğru (%53,19)

Yanlış (%40,43)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini
bilir. D

2

%4,26

1

%2,13
 

21

%44,68

7

%14,89

16

%34,04
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%21,28)

Boş (%34,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. E

4

%8,51

3

%6,38

5

%10,64

1

%2,13

21

%44,68

13

%27,66
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%27,66)

Boş (%27,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Romanı tanımlar ve yapı unsurlarını bilir. B

4

%8,51

21

%44,68

3

%6,38

2

%4,26

1

%2,13

16

%34,04
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%21,28)

Boş (%34,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan
örneği verir. A

45

%95,74
 

2

%4,26
    

Doğru (%95,74)

Yanlış (%4,26)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Tanzimat Dönemi roman yazarlarını tanır. C

4

%8,51

3

%6,38

10

%21,28

5

%10,64

5

%10,64

20

%42,55
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%36,17)

Boş (%42,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Yazım Kuralları B

2

%4,26

41

%87,23
  

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%6,38)

Boş (%6,38)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Noktalama İşaretleri D  

1

%2,13

7

%14,89

28

%59,57

3

%6,38

8

%17,02
 

Doğru (%59,57)

Yanlış (%23,40)

Boş (%17,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 İsim Tamlamaları C

1

%2,13

3

%6,38

29

%61,70

4

%8,51
 

10

%21,28
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%17,02)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Fiilimsiler E

2

%4,26
 

1

%2,13
 

40

%85,11

4

%8,51
 

Doğru (%85,11)

Yanlış (%6,38)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Cümle Türleri D  

5

%10,64

1

%2,13
 

2

%4,26

39

%82,98
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,02)

Boş (%82,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Tamlamalar - Karma D

3

%6,38

2

%4,26

4

%8,51

10

%21,28

3

%6,38

25

%53,19
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%25,53)

Boş (%53,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Fiilimsiler C  

1

%2,13

35

%74,47

10

%21,28
 

1

%2,13
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%23,40)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Sıfat Tamlamaları C

1

%2,13

5

%10,64

16

%34,04

3

%6,38

4

%8,51

18

%38,30
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%27,66)

Boş (%38,30)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin
birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında
değerlendirir.

D  
1

%2,13
 

34

%72,34

10

%21,28

2

%4,26
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%23,40)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

C
4

%8,51
 

38

%80,85

4

%8,51

1

%2,13
  

Doğru (%80,85)

Yanlış (%19,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini
Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz
eder.

A
39

%82,98
  

3

%6,38

3

%6,38

2

%4,26
 

Doğru (%82,98)

Yanlış (%12,77)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme)
ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve
etkilerini analiz eder.

E
6

%12,77

3

%6,38

8

%17,02
 

15

%31,91

15

%31,91
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%36,17)

Boş (%31,91)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

B  
32

%68,09

3

%6,38

1

%2,13

10

%21,28

1

%2,13
 

Doğru (%68,09)

Yanlış (%29,79)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi
birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve
sonuçlarını analiz eder.

B  
37

%78,72

1

%2,13

2

%4,26
 

7

%14,89
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%6,38)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal
ve ekonomik açılardan değerlendirir. E   

1

%2,13

2

%4,26

42

%89,36

2

%4,26
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%6,38)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal
ve ekonomik açılardan değerlendirir. D

7

%14,89
 

5

%10,64

20

%42,55

3

%6,38

12

%25,53
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%31,91)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye
ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı
yapısını analiz eder.

C
2

%4,26

9

%19,15

26

%55,32

4

%8,51
 

6

%12,77
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%31,91)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve
stratejik sonuçları açısından analiz eder. B  

44

%93,62
 

1

%2,13
 

2

%4,26
 

Doğru (%93,62)

Yanlış (%2,13)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Dünya'nın tektonik oluşumunu açıklar. E  

3

%6,38

14

%29,79

3

%6,38

13

%27,66

14

%29,79
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%42,55)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. A

22

%46,81
 

7

%14,89

9

%19,15

2

%4,26

7

%14,89
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%38,30)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum
sürecine etkileri açısından açıklar. B

4

%8,51

14

%29,79

17

%36,17
 

3

%6,38

9

%19,15
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%51,06)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17

Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine
iç kuvvetlerin etkisini açıklar. C   

44

%93,62
  

3

%6,38
 

Doğru (%93,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Türkiye'deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar. D

2

%4,26

2

%4,26

2

%4,26

30

%63,83

1

%2,13

10

%21,28
 

Doğru (%63,83)

Yanlış (%14,89)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15

Bitki toplulukları ve türlerini genel
özelliklerine göre sınıflandırır. B

1

%2,13

41

%87,23
 

1

%2,13
 

4

%8,51
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%4,26)

Boş (%8,51)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. C

3

%6,38

1

%2,13

14

%29,79

27

%57,45
 

2

%4,26
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%65,96)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir. A

39

%82,98
  

1

%2,13
 

7

%14,89
 

Doğru (%82,98)

Yanlış (%2,13)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İstatistiki verilerden yararlanarak dünya
nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine
ilişkin çıkarımlarda bulunur.

E
1

%2,13

1

%2,13
 

1

%2,13

42

%89,36

2

%4,26
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%6,38)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Türkiye'de nüfusun dağılışını, nüfusun
dağılışında etkili olan faktörler açısından
değerlendirir.

D
1

%2,13

7

%14,89

2

%4,26

21

%44,68
 

16

%34,04
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%21,28)

Boş (%34,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. B  

47

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

23

%48,94

1

%2,13

1

%2,13

2

%4,26

15

%31,91

5

%10,64
 

Doğru (%48,94)

Yanlış (%40,43)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E

2

%4,26

1

%2,13

4

%8,51

19

%40,43

17

%36,17

4

%8,51
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%55,32)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. D

18

%38,30
 

3

%6,38
 

1

%2,13

25

%53,19
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%46,81)

Boş (%53,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E

2

%4,26

14

%29,79

1

%2,13

4

%8,51

19

%40,43

7

%14,89
 

Doğru (%40,43)

Yanlış (%44,68)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere
örnekler verir. A

41

%87,23
  

2

%4,26

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%6,38)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27

İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini
yorumlar. D  

10

%21,28
 

35

%74,47
 

2

%4,26
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%21,28)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. C  

1

%2,13

45

%95,74
  

1

%2,13
 

Doğru (%95,74)

Yanlış (%2,13)

Boş (%2,13)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. B

2

%4,26

39

%82,98
 

1

%2,13

4

%8,51

1

%2,13
 

Doğru (%82,98)

Yanlış (%14,89)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki
iletişimi değerlendirir. E    

4

%8,51

42

%89,36

1

%2,13
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%8,51)

Boş (%2,13)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının
kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. A

8

%17,02

10

%21,28

6

%12,77
 

2

%4,26

21

%44,68
 

Doğru (%17,02)

Yanlış (%38,30)

Boş (%44,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Binom açılımını yapar. E  

1

%2,13
  

14

%29,79

32

%68,09
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%2,13)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. D   

1

%2,13

45

%95,74
 

1

%2,13
 

Doğru (%95,74)

Yanlış (%2,13)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi E

4

%8,51
 

1

%2,13

2

%4,26

24

%51,06

16

%34,04
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%14,89)

Boş (%34,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi B

1

%2,13

41

%87,23

1

%2,13
  

4

%8,51
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%4,26)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi B

2

%4,26

36

%76,60

1

%2,13

1

%2,13
 

7

%14,89
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%8,51)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Gerçek hayat durumlarından doğrusal
fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik
gösterimlerini yapar.

C   
18

%38,30
  

29

%61,70
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%0,00)

Boş (%61,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Gerçek hayat durumlarından doğrusal
fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik
gösterimlerini yapar.

E  
1

%2,13

1

%2,13

1

%2,13

25

%53,19

19

%40,43
 

Doğru (%53,19)

Yanlış (%6,38)

Boş (%40,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. B

10

%21,28

17

%36,17

3

%6,38

1

%2,13

7

%14,89

9

%19,15
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%44,68)

Boş (%19,15)
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. C

2

%4,26
 

26

%55,32

1

%2,13

1

%2,13

17

%36,17
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%8,51)

Boş (%36,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. D  

2

%4,26

1

%2,13

26

%55,32
 

18

%38,30
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%6,38)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun
Tersi D    

33

%70,21

1

%2,13

13

%27,66
 

Doğru (%70,21)

Yanlış (%2,13)

Boş (%27,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. C

5

%10,64
 

29

%61,70

1

%2,13
 

12

%25,53
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%12,77)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. C  

1

%2,13

18

%38,30

1

%2,13

1

%2,13

26

%55,32
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%6,38)

Boş (%55,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Gerçek hayat durumlarından doğrusal
fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik
gösterimlerini yapar.

C
4

%8,51
 

12

%25,53
  

31

%65,96
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%8,51)

Boş (%65,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler D

7

%14,89

2

%4,26

2

%4,26

23

%48,94

1

%2,13

12

%25,53
 

Doğru (%48,94)

Yanlış (%25,53)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler D   

1

%2,13

15

%31,91

1

%2,13

30

%63,83
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%4,26)

Boş (%63,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler A

19

%40,43

1

%2,13

1

%2,13
  

26

%55,32
 

Doğru (%40,43)

Yanlış (%4,26)

Boş (%55,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler C  

1

%2,13

16

%34,04

1

%2,13

1

%2,13

28

%59,57
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%6,38)

Boş (%59,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. D  

1

%2,13

1

%2,13

17

%36,17
 

28

%59,57
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%4,26)

Boş (%59,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. E

1

%2,13
   

22

%46,81

24

%51,06
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%2,13)

Boş (%51,06)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Polinomların Çarpanlara Ayrılması E  

1

%2,13

1

%2,13
 

8

%17,02

37

%78,72
 

Doğru (%17,02)

Yanlış (%4,26)

Boş (%78,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Polinomların Çarpanlara Ayrılması E  

1

%2,13
  

6

%12,77

40

%85,11
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%2,13)

Boş (%85,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Polinomların Çarpanlara Ayrılması B  

12

%25,53

1

%2,13
  

34

%72,34
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%2,13)

Boş (%72,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler E

4

%8,51
  

2

%4,26

27

%57,45

14

%29,79
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%12,77)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler D

3

%6,38

1

%2,13

2

%4,26

6

%12,77

3

%6,38

32

%68,09
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%19,15)

Boş (%68,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler A

15

%31,91

1

%2,13

3

%6,38

1

%2,13
 

27

%57,45
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%10,64)

Boş (%57,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. B

1

%2,13

10

%21,28
  

1

%2,13

35

%74,47
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%4,26)

Boş (%74,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Bir polinomu çarpanlarına ayırır. A

5

%10,64

2

%4,26

1

%2,13
  

39

%82,98
 

Doğru (%10,64)

Yanlış (%6,38)

Boş (%82,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer. E  

1

%2,13
 

1

%2,13

27

%57,45

18

%38,30
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%4,26)

Boş (%38,30)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı
kavramlarını açıklar. A

30

%63,83

7

%14,89

1

%2,13

2

%4,26

2

%4,26

5

%10,64
 

Doğru (%63,83)

Yanlış (%25,53)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç
kavramlarını ilişkilendirir. B

11

%23,40

11

%23,40
 

2

%4,26

13

%27,66

10

%21,28
 

Doğru (%23,40)

Yanlış (%55,32)

Boş (%21,28)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

D
1

%2,13

3

%6,38

1

%2,13

37

%78,72
 

5

%10,64
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%10,64)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. C

4

%8,51
 

38

%80,85
  

5

%10,64
 

Doğru (%80,85)

Yanlış (%8,51)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden
kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından
kaynaklandığını açıklar.

E
1

%2,13

17

%36,17

3

%6,38

6

%12,77

13

%27,66

7

%14,89
 

Doğru (%27,66)

Yanlış (%57,45)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C
3

%6,38

23

%48,94

14

%29,79

3

%6,38

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%63,83)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini
analiz eder. E  

8

%17,02

2

%4,26

2

%4,26

1

%2,13

34

%72,34
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%25,53)

Boş (%72,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim
doğrultusuna göre sınıflandırır. D  

1

%2,13

7

%14,89

17

%36,17

1

%2,13

21

%44,68
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%19,15)

Boş (%44,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma
hızını ilişkilendirir. A

2

%4,26

3

%6,38
 

1

%2,13

2

%4,26

39

%82,98
 

Doğru (%4,26)

Yanlış (%12,77)

Boş (%82,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot,
frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. E

3

%6,38

3

%6,38

4

%8,51

1

%2,13

7

%14,89

29

%61,70
 

Doğru (%14,89)

Yanlış (%23,40)

Boş (%61,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-14 Mol kavramını açıklar. E

1

%2,13
  

1

%2,13

36

%76,60

9

%19,15
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%4,26)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Kimyasal tepkimeleri açıklar. B  

40

%85,11

4

%8,51
  

3

%6,38
 

Doğru (%85,11)

Yanlış (%8,51)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı
ve gazlar için normal şartlarda hacim
kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek
hesaplamalar yapar.

C
1

%2,13

5

%10,64

15

%31,91

1

%2,13

10

%21,28

15

%31,91
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%36,17)

Boş (%31,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. E

14

%29,79

7

%14,89

2

%4,26

5

%10,64

15

%31,91

4

%8,51
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%59,57)

Boş (%8,51)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Çözünme sürecini moleküler düzeyde
açıklar. A

38

%80,85
  

5

%10,64
 

4

%8,51
 

Doğru (%80,85)

Yanlış (%10,64)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Çözünme sürecini moleküler düzeyde
açıklar. E

3

%6,38

6

%12,77

2

%4,26

2

%4,26

14

%29,79

20

%42,55
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%27,66)

Boş (%42,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16

Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan
örneklerle açıklar. A

4

%8,51

6

%12,77

5

%10,64

11

%23,40
 

21

%44,68
 

Doğru (%8,51)

Yanlış (%46,81)

Boş (%44,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri
yardımıyla ayırt eder. D

3

%6,38
 

4

%8,51

39

%82,98

1

%2,13
  

Doğru (%82,98)

Yanlış (%17,02)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini
moleküler düzeyde açıklar. E

2

%4,26
 

3

%6,38

1

%2,13

36

%76,60

5

%10,64
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%12,77)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini
moleküler düzeyde açıklar. C

2

%4,26
 

15

%31,91

1

%2,13

11

%23,40

18

%38,30
 

Doğru (%31,91)

Yanlış (%29,79)

Boş (%38,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 HÜCRE BÖLÜNMELERİ E

1

%2,13
  

5

%10,64

34

%72,34

7

%14,89
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%12,77)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırır. D

1

%2,13
  

24

%51,06

18

%38,30

4

%8,51
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%40,43)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Mayozu açıklar. B

7

%14,89

29

%61,70

2

%4,26

4

%8,51

1

%2,13

4

%8,51
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%29,79)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Mayoz ve Eşeyli Üreme A

42

%89,36

1

%2,13

1

%2,13
  

3

%6,38
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%4,26)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-28 Gamet oluşumlarını açıklar. C  

2

%4,26

34

%72,34

2

%4,26

5

%10,64

4

%8,51
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%19,15)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27

Monohibrit, dipibrit ve kontrol
çaprazlamalarını yapar. C  

1

%2,13

42

%89,36
 

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%4,26)

Boş (%6,38)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

47 47 47 6840

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Kan gruplarının kalıtımını açıklar. B

2

%4,26

41

%87,23

1

%2,13
 

1

%2,13

2

%4,26
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%8,51)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-25 Kan gruplarının kalıtımını açıklar. E

1

%2,13

9

%19,15

5

%10,64

8

%17,02

20

%42,55

4

%8,51
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%48,94)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Çok alellilik durumunu açıklar. D

2

%4,26
 

4

%8,51

26

%55,32
 

15

%31,91
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%12,77)

Boş (%31,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. E

4

%8,51
 

1

%2,13

1

%2,13

33

%70,21

8

%17,02
 

Doğru (%70,21)

Yanlış (%12,77)

Boş (%17,02)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Okul

(47)
16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

İlçe
(47)

16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

İl
(47)

16,02 7,30 14,20 6,96 2,00 6,46 5,96 2,47 5,34 2,26 1,87 1,79 4,30 0,53 4,16 12,77 2,79 12,07 3,62 3,02 2,86 5,36 2,53 4,73 6,91 1,94 6,43 64,16 24,45 58,04 315,180

Genel
(6840)

11,62 9,38 9,27 4,88 2,92 4,15 4,67 2,73 3,99 1,67 1,80 1,22 3,18 1,03 2,92 5,97 3,81 5,02 2,60 3,77 1,66 2,26 2,49 1,64 3,02 2,79 2,32 39,87 30,72 32,19 237,770

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
10A
(25)

17,48 6,40 15,88 7,20 1,84 6,74 6,20 2,44 5,59 2,24 1,92 1,76 4,36 0,44 4,25 13,56 2,68 12,89 3,56 2,76 2,87 5,52 2,80 4,82 7,04 2,04 6,53 67,16 23,32 61,33 324,860

10B
(22)

14,36 8,32 12,28 6,68 2,18 6,14 5,68 2,50 5,06 2,27 1,82 1,82 4,23 0,64 4,07 11,86 2,91 11,14 3,68 3,32 2,85 5,18 2,23 4,62 6,77 1,82 6,32 60,71 25,74 54,30 304,170

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ okulunda 47 2

UZUNKÖPRÜ ilçesinde 47 2 1
EDİRNE ilinde 47 2 1 1

Genelde 6840 591 154 103 50

DERECELER

Genelde sınava 154 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 23. oldu

EDİRNE ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu

UZUNKÖPRÜ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 10.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

1 0,91 0,09 91

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,72 0,26 72

[+] PARAGRAF YORUMU 3 2,32 0,64 77

[-] ŞİİR 8 2,47 2,87 31

[+] DESTAN/EFSANE 4 3,04 0,57 76

[-] ROMAN 5 2,32 1,40 46

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1,47 0,30 73

[-] TAMLAMALAR 3 1,17 0,70 39

[+] FİİLİMSİLER 2 1,60 0,30 80

[-] CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0,17 0

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

2 1,53 0,43 77

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
SİYASETİ (1302-1453)

4 2,62 0,85 65

[+] DEVLETLEŞME SÜRECİNDE
SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

2 1,32 0,38 66

[+] BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI
MEDENİYETİ

1 0,55 0,32 55

[+] DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0,94 0,02 94

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER 6 3,49 1,51 58

[+] BEŞERÎ SİSTEMLER 4 2,47 0,96 62

Felsefe
[+] FELSEFEYİ TANIMA 1 1,00 0 100

[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 1,26 1,87 31

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1,77 0,15 88

[+] DİN VE HAYAT 1 0,74 0,21 74

[+] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1,79 0,17 89

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] SAYMA VE OLASILIK 3 1,43 0,43 48

[+] FONKSİYONLAR 11 6,11 1,17 56

[-] POLİNOMLAR 12 3,64 0,72 30

[-] İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1,60 0,47 40

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0,87 0,81 44

[+] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2,17 1,40 54

[-] DALGALAR 4 0,57 0,81 14

Kimya
[+] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

3 1,94 0,49 65

[-] KARIŞIMLAR 4 1,51 1,45 38

[+] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1,91 0,60 64

Biyoloji
[+] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 4 2,74 0,87 69

[+] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 6 4,17 1,06 70
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