
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 1171 11A 22 4 21,00 7 2 6,50 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 23 1 22,75 6 1 5,75 4 4 3,00 8 1 7,75 83 16 79,00 377,941 62 370,241 280 366,240 342 394,941 71

2 1203 11B 15 7 13,25 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 5 0 5,00 7 2 6,50 8 2 7,50 81 21 75,75 369,212 76 335,837 627 380,610 283 339,024 295

3 1226 11B 19 3 18,25 6 2 5,50 5 1 4,75 4 0 4,00 3 0 3,00 23 3 22,25 5 1 4,75 4 4 3,00 8 1 7,75 77 15 73,25 361,047 90 341,304 561 357,321 387 373,159 142

4 1191 11A 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 21 3 20,25 3 3 2,25 8 2 7,50 9 1 8,75 77 19 72,25 358,944 99 329,725 725 367,410 337 321,872 432

5 1189 11A 23 4 22,00 6 3 5,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 4 4,00 8 2 7,50 77 21 71,75 356,548 104 385,625 172 305,117 659 352,136 224

6 1144 11A 17 7 15,25 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 4 16,00 5 2 4,50 7 2 6,50 7 2 6,50 75 23 69,25 349,955 133 344,743 521 330,453 505 315,078 480

7 1224 11B 18 8 16,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 0 5,00 2 1 1,75 27 3 26,25 5 2 4,50 4 4 3,00 6 3 5,25 75 26 68,50 346,637 149 304,256 1097 364,508 354 381,862 108

8 1178 11A 15 5 13,75 9 1 8,75 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 7 17,25 4 3 3,25 5 3 4,25 8 2 7,50 74 23 68,25 346,543 150 344,115 526 323,162 540 312,357 504

9 1221 11B 18 2 17,50 3 3 2,25 8 0 8,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 4 1 3,75 6 2 5,50 6 4 5,00 72 19 67,25 343,361 163 341,989 548 318,793 573 339,463 289

10 1198 11A 18 8 16,00 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 18 3 17,25 6 0 6,00 3 6 1,50 8 2 7,50 73 27 66,25 340,648 173 333,510 658 320,261 558 327,718 388

11 1501 11B 18 4 17,00 8 1 7,75 6 1 5,75 3 1 2,75 19 4 18,00 4 2 3,50 6 2 5,50 6 3 5,25 70 18 65,50 338,267 188 321,764 843 322,330 544 339,057 294

12 1507 11B 16 6 14,50 6 3 5,25 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 5 1 4,75 6 2 5,50 7 3 6,25 69 17 64,75 336,666 200 333,851 650 310,476 625 297,926 642

13 1204 11A 19 3 18,25 6 0 6,00 4 2 3,50 4 0 4,00 4 0 4,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 3 3,25 8 1 7,75 68 14 64,50 335,465 214 342,647 543 299,975 695 323,527 417

14 1210 11B 20 6 18,50 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 2 2 1,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 3 3,25 7 3 6,25 70 22 64,50 335,085 218 353,188 440 291,434 747 328,242 383

15 1212 11B 16 5 14,75 8 1 7,75 9 0 9,00 5 0 5,00 2 1 1,75 13 0 13,00 5 2 4,50 5 3 4,25 5 4 4,00 68 16 64,00 333,696 225 361,324 355 278,632 831 293,616 692

16 1177 11A 19 7 17,25 6 3 5,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 11 15,25 2 3 1,25 5 3 4,25 7 3 6,25 72 33 63,75 332,662 241 350,370 458 290,231 755 324,220 410

17 1173 11A 21 8 19,00 7 3 6,25 8 1 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 6 12,50 2 3 1,25 5 4 4,00 7 3 6,25 71 31 63,25 331,133 249 365,311 317 270,764 888 319,623 444

18 1186 11A 20 5 18,75 5 2 4,50 6 3 5,25 5 0 5,00 4 0 4,00 17 3 16,25 2 1 1,75 4 4 3,00 4 2 3,50 67 20 62,00 326,771 272 354,905 425 272,133 876 340,476 287

19 1222 11B 17 9 14,75 5 3 4,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 5 16,75 1 1 0,75 5 2 4,50 8 0 8,00 68 26 61,50 326,470 274 316,502 914 310,851 622 316,176 470

20 1172 11A 17 7 15,25 7 1 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 3 1 2,75 15 3 14,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 64 22 58,50 316,895 333 339,919 583 265,070 941 304,550 576

21 1193 11A 24 4 23,00 6 3 5,25 5 4 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 11 0 11,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 6 0,50 64 24 58,00 315,098 343 362,644 345 238,861 1162 337,907 302

22 1209 11B 21 5 19,75 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 4 3 3,25 3 6 1,50 64 25 57,75 314,035 355 402,141 96 197,166 1652 290,151 731

23 1217 11B 20 8 18,00 5 5 3,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 2 6 0,50 6 1 5,75 64 27 57,25 312,888 366 355,685 412 238,675 1163 306,780 555

24 1192 11B 17 5 15,75 5 3 4,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 2 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 6 4 5,00 62 23 56,25 309,812 407 316,689 911 272,295 875 327,515 389

25 1223 11B 21 4 20,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 0 2,00 20 4 19,00 3 3 2,25 4 4 3,00 2 6 0,50 62 24 56,00 308,685 421 308,488 1034 272,052 877 365,554 174

26 1184 11A 11 10 8,50 6 4 5,00 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 5 14,75 4 1 3,75 4 3 3,25 5 5 3,75 61 33 52,75 300,627 523 289,398 1356 277,217 844 261,476 1256

27 1208 11B 9 6 7,50 3 3 2,25 6 3 5,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 57 21 51,75 296,896 588 273,797 1600 285,265 788 284,729 814

28 1181 11A 13 4 12,00 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 19 7 17,25 2 1 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 56 23 50,25 293,159 639 256,675 1871 294,048 724 300,410 624

29 1500 11B 17 5 15,75 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 1 4 0,00 9 11 6,25 5 3 4,25 4 4 3,00 4 5 2,75 59 36 50,00 292,341 652 332,934 666 216,512 1376 259,835 1289
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 1180 11A 19 8 17,00 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 5 6,75 2 1 1,75 3 4 2,00 4 6 2,50 58 32 50,00 291,513 672 349,599 469 197,063 1653 271,377 1065

31 1211 11B 18 8 16,00 7 2 6,50 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 2 5,50 3 5 1,75 1 4 0,00 7 2 6,50 56 28 49,00 289,058 707 339,746 586 203,107 1568 257,030 1345

32 1202 11B 18 5 16,75 6 3 5,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 54 22 48,50 286,438 755 348,665 480 192,278 1727 283,206 825

33 1179 11A 17 12 14,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 5 4,75 6 4 5,00 3 2 2,50 6 4 5,00 56 38 46,50 282,725 843 298,725 1204 223,236 1301 238,864 1768

34 1214 11B 17 7 15,25 7 2 6,50 6 2 5,50 3 0 3,00 3 1 2,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 2 0,50 6 1 5,75 52 23 46,25 280,845 875 324,163 804 200,269 1599 254,918 1395

35 1175 11A 18 4 17,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 2 1 1,75 4 4 3,00 2 1 1,75 48 15 44,25 274,740 1005 278,694 1531 232,574 1213 302,961 595

36 1188 11A 13 6 11,50 4 1 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 2 1 1,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 48 18 43,50 272,870 1051 270,295 1656 233,664 1207 262,405 1232

37 1504 11B 19 6 17,50 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 8 5 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 4 3,00 49 31 41,25 265,406 1257 312,254 968 180,188 1924 274,791 990

38 1196 11A 10 5 8,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 14 2 13,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 43 16 39,00 260,328 1396 210,199 2590 262,353 961 255,662 1377

39 1506 11B 16 7 14,25 3 4 2,00 3 5 1,75 2 1 1,75 15 7 13,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 47 33 38,75 258,608 1443 234,309 2235 236,410 1181 291,707 712

40 1174 11A 23 6 21,50 7 0 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 41 13 37,75 258,205 1457 107,925 3817 354,590 396 244,054 1645

41 1205 11B 5 7 3,25 4 0 4,00 5 2 4,50 5 0 5,00 1 1 0,75 14 1 13,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 4 3,00 41 18 36,50 252,245 1642 227,864 2334 235,928 1187 219,618 2308

42 1215 11B 19 8 17,00 6 3 5,25 4 3 3,25 2 1 1,75 1 2 0,50 8 7 6,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 7 0,25 45 39 35,25 247,457 1777 289,372 1357 160,818 2311 268,369 1111

43 1505 11A 5 9 2,75 8 2 7,50 6 2 5,50 4 1 3,75 13 6 11,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 3 3,25 42 30 34,50 246,084 1812 233,124 2249 210,942 1466 202,668 2766

44 1176 11A 13 10 10,50 5 1 4,75 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 0 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 4 1,00 38 24 32,00 238,941 2077 240,829 2116 188,166 1784 228,506 2060

45 1185 11A 15 10 12,50 4 5 2,75 6 3 5,25 2 3 1,25 8 7 6,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 40 37 30,75 234,776 2245 247,441 2010 170,684 2113 237,648 1811

46 1216                                                                 11A 14 4 13,00 3 3 2,25 5 3 4,25 1 1 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 34 19 29,25 230,775 2389 237,927 2171 171,286 2085 230,533 2001

47 1207 11B 6 3 5,25 18 10 15,50 1 3 0,25 4 5 2,75 3 4 2,00 32 25 25,75 220,770 2722 141,593 3388 246,716 1104 243,800 1655

48 1229 11B 5 5 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 5 2 4,50 30 23 24,25 216,448 2864 207,843 2617 175,328 2011 170,391 3553

49 1187                                                                 11A 3 2 2,50 17 7 15,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 20 20,00 203,575 3272 123,903 3595 224,819 1281 206,454 2641

50 1199 11A 5 3 4,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 14 16 10,00 175,271 3936 107,925 3817 175,681 2004 140,278 4070
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 1171 MERİÇ SEYHAN 11A 22 4 21,00 7 2 6,50 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 23 1 22,75 6 1 5,75 4 4 3,00 8 1 7,75 83 16 79,00 377,941 62 370,241 280 366,240 342 394,941 71

2 1191 İREM GÜNEŞ TUFAN 11A 14 6 12,50 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 21 3 20,25 3 3 2,25 8 2 7,50 9 1 8,75 77 19 72,25 358,944 99 329,725 725 367,410 337 321,872 432

3 1189 NİSA NUR BİLGİÇ 11A 23 4 22,00 6 3 5,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 2 14,50 4 2 3,50 5 4 4,00 8 2 7,50 77 21 71,75 356,548 104 385,625 172 305,117 659 352,136 224

4 1144 TUNA YALIN YÜCE 11A 17 7 15,25 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 17 4 16,00 5 2 4,50 7 2 6,50 7 2 6,50 75 23 69,25 349,955 133 344,743 521 330,453 505 315,078 480

5 1178 CÜNEYT EMİR KAVLAK 11A 15 5 13,75 9 1 8,75 5 1 4,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 7 17,25 4 3 3,25 5 3 4,25 8 2 7,50 74 23 68,25 346,543 150 344,115 526 323,162 540 312,357 504

6 1198 HAZAL ARTAN 11A 18 8 16,00 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 2 2,50 18 3 17,25 6 0 6,00 3 6 1,50 8 2 7,50 73 27 66,25 340,648 173 333,510 658 320,261 558 327,718 388

7 1204 DİLEM YAVUZ 11A 19 3 18,25 6 0 6,00 4 2 3,50 4 0 4,00 4 0 4,00 15 4 14,00 4 1 3,75 4 3 3,25 8 1 7,75 68 14 64,50 335,465 214 342,647 543 299,975 695 323,527 417

8 1177 VUSLAT İREM KAVLAK 11A 19 7 17,25 6 3 5,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 1 3,75 18 11 15,25 2 3 1,25 5 3 4,25 7 3 6,25 72 33 63,75 332,662 241 350,370 458 290,231 755 324,220 410

9 1173 NAZEM ERSÖZ 11A 21 8 19,00 7 3 6,25 8 1 7,75 4 1 3,75 3 2 2,50 14 6 12,50 2 3 1,25 5 4 4,00 7 3 6,25 71 31 63,25 331,133 249 365,311 317 270,764 888 319,623 444

10 1186 OZAN TUĞRUL 11A 20 5 18,75 5 2 4,50 6 3 5,25 5 0 5,00 4 0 4,00 17 3 16,25 2 1 1,75 4 4 3,00 4 2 3,50 67 20 62,00 326,771 272 354,905 425 272,133 876 340,476 287

11 1172 BİLGESU AYAN 11A 17 7 15,25 7 1 6,75 6 3 5,25 5 0 5,00 3 1 2,75 15 3 14,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 64 22 58,50 316,895 333 339,919 583 265,070 941 304,550 576

12 1193 EDA NAZ YILDIRIM 11A 24 4 23,00 6 3 5,25 5 4 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 11 0 11,00 3 3 2,25 6 1 5,75 2 6 0,50 64 24 58,00 315,098 343 362,644 345 238,861 1162 337,907 302

13 1184 EFE EROKTAY 11A 11 10 8,50 6 4 5,00 6 4 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 5 14,75 4 1 3,75 4 3 3,25 5 5 3,75 61 33 52,75 300,627 523 289,398 1356 277,217 844 261,476 1256

14 1181 ECE GÜDER 11A 13 4 12,00 4 1 3,75 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 19 7 17,25 2 1 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 56 23 50,25 293,159 639 256,675 1871 294,048 724 300,410 624

15 1180 ZEYNEP SAATÇI 11A 19 8 17,00 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 5 6,75 2 1 1,75 3 4 2,00 4 6 2,50 58 32 50,00 291,513 672 349,599 469 197,063 1653 271,377 1065

16 1179 EMİR ACAR 11A 17 12 14,00 5 5 3,75 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 6 5 4,75 6 4 5,00 3 2 2,50 6 4 5,00 56 38 46,50 282,725 843 298,725 1204 223,236 1301 238,864 1768

17 1175 İREM NAZ AYDIN 11A 18 4 17,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 2 1 1,75 4 4 3,00 2 1 1,75 48 15 44,25 274,740 1005 278,694 1531 232,574 1213 302,961 595

18 1188 SERRA BENGÜ OĞUZ 11A 13 6 11,50 4 1 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 2 1 1,75 12 2 11,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 48 18 43,50 272,870 1051 270,295 1656 233,664 1207 262,405 1232

19 1196 YİĞİT AKIN AYDOĞDU 11A 10 5 8,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 14 2 13,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 43 16 39,00 260,328 1396 210,199 2590 262,353 961 255,662 1377

20 1174 FATİH ERALP BULUTLAR 11A 23 6 21,50 7 0 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 41 13 37,75 258,205 1457 107,925 3817 354,590 396 244,054 1645

21 1505 UMUT BAYİRLİ 11A 5 9 2,75 8 2 7,50 6 2 5,50 4 1 3,75 13 6 11,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 3 3,25 42 30 34,50 246,084 1812 233,124 2249 210,942 1466 202,668 2766

22 1176 HİKMET YANKI TANER 11A 13 10 10,50 5 1 4,75 2 4 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 7 0 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 2 4 1,00 38 24 32,00 238,941 2077 240,829 2116 188,166 1784 228,506 2060

23 1185 MEHMET ŞAKİR AKAY 11A 15 10 12,50 4 5 2,75 6 3 5,25 2 3 1,25 8 7 6,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 40 37 30,75 234,776 2245 247,441 2010 170,684 2113 237,648 1811

24 1216 MUSTAFA KEMAL DEMİRDÜGEN11A 14 4 13,00 3 3 2,25 5 3 4,25 1 1 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 34 19 29,25 230,775 2389 237,927 2171 171,286 2085 230,533 2001

25 1187 MUHAMMET BEDİRHAN ÇİFTÇİ11A 3 2 2,50 17 7 15,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 25 20 20,00 203,575 3272 123,903 3595 224,819 1281 206,454 2641

26 1199 ALİ YASİN DAŞKIRAN 11A 5 3 4,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 14 16 10,00 175,271 3936 107,925 3817 175,681 2004 140,278 4070



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 1203 BATUĞ GÜR 11B 15 7 13,25 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 5 0 5,00 7 2 6,50 8 2 7,50 81 21 75,75 369,212 76 335,837 627 380,610 283 339,024 295

2 1226 LEYLA ÜREYZE ÇAĞLAR 11B 19 3 18,25 6 2 5,50 5 1 4,75 4 0 4,00 3 0 3,00 23 3 22,25 5 1 4,75 4 4 3,00 8 1 7,75 77 15 73,25 361,047 90 341,304 561 357,321 387 373,159 142

3 1224 İKRA NUR EYAZER 11B 18 8 16,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 0 5,00 2 1 1,75 27 3 26,25 5 2 4,50 4 4 3,00 6 3 5,25 75 26 68,50 346,637 149 304,256 1097 364,508 354 381,862 108

4 1221 AYBERK YERMAN 11B 18 2 17,50 3 3 2,25 8 0 8,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 6 17,50 4 1 3,75 6 2 5,50 6 4 5,00 72 19 67,25 343,361 163 341,989 548 318,793 573 339,463 289

5 1501 ÖMER METE ÇETİNKAYA 11B 18 4 17,00 8 1 7,75 6 1 5,75 3 1 2,75 19 4 18,00 4 2 3,50 6 2 5,50 6 3 5,25 70 18 65,50 338,267 188 321,764 843 322,330 544 339,057 294

6 1507 ABDULLAH YİĞİT ÇAĞDAK 11B 16 6 14,50 6 3 5,25 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 14 0 14,00 5 1 4,75 6 2 5,50 7 3 6,25 69 17 64,75 336,666 200 333,851 650 310,476 625 297,926 642

7 1210 ECE BERİL GÜNGÖR 11B 20 6 18,50 7 2 6,50 6 2 5,50 5 0 5,00 2 2 1,50 15 2 14,50 4 2 3,50 4 3 3,25 7 3 6,25 70 22 64,50 335,085 218 353,188 440 291,434 747 328,242 383

8 1212 SARP TUNCA 11B 16 5 14,75 8 1 7,75 9 0 9,00 5 0 5,00 2 1 1,75 13 0 13,00 5 2 4,50 5 3 4,25 5 4 4,00 68 16 64,00 333,696 225 361,324 355 278,632 831 293,616 692

9 1222 EVRİM SÖĞÜT 11B 17 9 14,75 5 3 4,25 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 18 5 16,75 1 1 0,75 5 2 4,50 8 0 8,00 68 26 61,50 326,470 274 316,502 914 310,851 622 316,176 470

10 1209 SEDEF AT 11B 21 5 19,75 8 2 7,50 9 1 8,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 2 2 1,50 4 3 3,25 3 6 1,50 64 25 57,75 314,035 355 402,141 96 197,166 1652 290,151 731

11 1217 SUDE YILDIZ 11B 20 8 18,00 5 5 3,75 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 2 11,50 2 2 1,50 2 6 0,50 6 1 5,75 64 27 57,25 312,888 366 355,685 412 238,675 1163 306,780 555

12 1192 MİRAY AYŞE TELVECİ 11B 17 5 15,75 5 3 4,25 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 18 2 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 6 4 5,00 62 23 56,25 309,812 407 316,689 911 272,295 875 327,515 389

13 1223 BURCU KOCA 11B 21 4 20,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 0 2,00 20 4 19,00 3 3 2,25 4 4 3,00 2 6 0,50 62 24 56,00 308,685 421 308,488 1034 272,052 877 365,554 174

14 1208 UTKU TUNCA 11B 9 6 7,50 3 3 2,25 6 3 5,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 57 21 51,75 296,896 588 273,797 1600 285,265 788 284,729 814

15 1500 EGE YAVUZ 11B 17 5 15,75 7 2 6,50 7 2 6,50 5 0 5,00 1 4 0,00 9 11 6,25 5 3 4,25 4 4 3,00 4 5 2,75 59 36 50,00 292,341 652 332,934 666 216,512 1376 259,835 1289

16 1211 GÜLŞEN MERVE ÇEVİK 11B 18 8 16,00 7 2 6,50 7 2 6,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 2 5,50 3 5 1,75 1 4 0,00 7 2 6,50 56 28 49,00 289,058 707 339,746 586 203,107 1568 257,030 1345

17 1202 ELİF DAĞLI 11B 18 5 16,75 6 3 5,25 6 2 5,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 4 1 3,75 54 22 48,50 286,438 755 348,665 480 192,278 1727 283,206 825

18 1214 KAĞAN İNANÇ KAÇAR 11B 17 7 15,25 7 2 6,50 6 2 5,50 3 0 3,00 3 1 2,75 7 4 6,00 2 4 1,00 1 2 0,50 6 1 5,75 52 23 46,25 280,845 875 324,163 804 200,269 1599 254,918 1395

19 1504 ILGIN KESKİN 11B 19 6 17,50 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 8 5 6,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 4 3,00 49 31 41,25 265,406 1257 312,254 968 180,188 1924 274,791 990

20 1506 NUKHET BERRAK HUNİ 11B 16 7 14,25 3 4 2,00 3 5 1,75 2 1 1,75 15 7 13,25 2 3 1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 47 33 38,75 258,608 1443 234,309 2235 236,410 1181 291,707 712

21 1205 DENİZ AŞKIN 11B 5 7 3,25 4 0 4,00 5 2 4,50 5 0 5,00 1 1 0,75 14 1 13,75 2 2 1,50 1 1 0,75 4 4 3,00 41 18 36,50 252,245 1642 227,864 2334 235,928 1187 219,618 2308

22 1215 EMİN KAAN DALTABAN 11B 19 8 17,00 6 3 5,25 4 3 3,25 2 1 1,75 1 2 0,50 8 7 6,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 7 0,25 45 39 35,25 247,457 1777 289,372 1357 160,818 2311 268,369 1111

23 1207 TAHA AKTAŞ 11B 6 3 5,25 18 10 15,50 1 3 0,25 4 5 2,75 3 4 2,00 32 25 25,75 220,770 2722 141,593 3388 246,716 1104 243,800 1655

24 1229 NECATİ YİĞİT BAYDAR 11B 5 5 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 4 5,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 5 2 4,50 30 23 24,25 216,448 2864 207,843 2617 175,328 2011 170,391 3553



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2 50 50 50 4694

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130

İl Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

İlçe Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

Okul Ortalaması 15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

KATILIMLAR

1
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

11B 24 16,04 5,79 14,59 5,38 2,46 4,76 5,54 1,96 5,05 3,71 0,25 3,65 2,79 0,96 2,55 14,63 4,13 13,59 2,92 2,42 2,31 3,21 3,08 2,44 5,13 3,04 4,36 59,35 24,09 53,30 301,770

2
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ
TEV ORHAN ÇETİN FEN
LİSESİ

11A 26 14,50 5,77 13,06 4,92 2,00 4,42 4,81 2,35 4,22 3,23 0,38 3,13 2,69 0,85 2,48 14,19 4,15 13,15 3,46 2,00 2,96 3,54 2,92 2,81 5,15 2,92 4,42 56,49 23,34 50,65 294,320

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YASİN DAŞKIRAN 1199 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 14 16 10,00 8 50,66 51,94 30,11

TYT Matematik cC  D      Cb B  C       a    

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen  eeBAE  C ace c  Ed deeAcCdDbE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 2 21
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 1 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 2 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGESU AYAN 1172 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 64 22 58,50 49 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDaEdEC  B CcDcDB   EbadDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEbCB DC Cee ABBECeBDACD ABEa

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik B  BeEBDC   BB C CCd    C BbBD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen Ce  E   CeDeD    C Ee beC AEcD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 1 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 0 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 1 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CÜNEYT EMİR KAVLAK 1178 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 74 23 68,25 57 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDaDCECE  B    C Be  bdb DED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EEABCDaBCACDB  eCC  BDbCDDCEBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik cC BcBEDEcBCCEB ECCB CbedB DBa

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDCacEc   DcABdAcE  CAeABCBDcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 4 1 80
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 0 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 3 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 3 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 3 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM YAVUZ 1204 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 2 17,50 58 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 16 5 14,75 49 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 68 14 64,50 54 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe  DDBDDECEa  B Cd  DB C dCDCDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal B EE B  CACD c  BE eBD CDDA EC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik B CcDEBDC    B C CCaaC  e B BD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeE EA     AbD bBC aCAC CBAEDb

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 3 0 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 0 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 1 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 2 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 1 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE GÜDER 1181 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 56 23 50,25 42 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DdBDD aEaE  B    C     CdC DED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal  EdBC    ACD e ee EB DACa  E c

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik cCEBDBED A CC BdECCBbbae BBDeE

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen   C  Ea   DDA  A a bC CceCeDDE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 1 0 17
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 0 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 2 64
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 4 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 1 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NAZ YILDIRIM 1193 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 6 1 5,75 58 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 64 24 58,00 48 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDDcCEaEE B cDcCABDBCCECDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal aEeBCe BCACeBb cCCcBBDACDDdEde

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik   E DBED   CC B   C   D      E

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EcC  Ec d DDABbA E  dee dC bbE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 5 1 83
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 1 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 0 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 0 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 2 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE EROKTAY 1184 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 61 33 52,75 44 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DAdDaDdEC   B b cb  b  CdeDDEc

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EEABaebBdAeDBAaDeCEaBDACDDCEBe

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik  CEBDcEDE  CeaBB CC cC e B DB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDC Ad    DbA d DE bdeCAeCeDcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 2 17
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 3 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 2 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 1 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ACAR 1179 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 56 38 46,50 39 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DdBDcDaEdEcaBAeDcCABacCbEC eED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal acABacbBCACDBedDeCEBBbACa CEBc

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik e d c ED   C     Cd      aBD  

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDCcAEBdee D Be Da  CeCAdCBbcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 4 0
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 2 33
HİKÂYE 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 2 21
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 2 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 1 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ERALP BULUTLAR 1174 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 7 0 7,00 70 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 6 4 5,00 50 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 41 13 37,75 31 50,66 51,94 30,11

TYT Matematik BECcDEBDCcbEBBECBCCEabdECBB BD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDEBEA E  DAacAABbaECe BC dEbD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 3 79
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 3 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 0 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL ARTAN 1198 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 6 0 6,00 60 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 73 27 66,25 55 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DeBDDDCEaEc B b aCcB cCCdCDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal bEABCDbaCACbdA De EBBDACDaaEBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik cCE cBEDEA CCEBBECCBAd      B 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDC AEB   aecBbAbc CCcdABCBDDE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 2 2 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 2 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 2 79
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 0 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİKMET YANKI TANER 1176 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 38 24 32,00 27 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDcDcECda  B CE bbBd  dCDe bD

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BA bC   CACDe  e c eeDAC    E 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik   C   BDC    BE   C           

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDE aAe    eDe      e bcC  E b

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 0 1 0
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 1 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 0 36
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 0 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÜNEŞ TUFAN 1191 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 77 19 72,25 60 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBc E     B C  baBeC ECDdDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BA bCaDDCACDe ABBE eBDACD ABEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik   CBDEBDC cEBB C CCEaCAECBB aD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen aeEBcA    DAeDAABCCdCACBCBAEDc

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 0 0 0
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 0 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 1 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 3 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 9 1 90



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NAZ AYDIN 1175 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 9 1 8,75 29 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 48 15 44,25 37 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDeECEdE B C   eB   ECDdDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal                     BDACDDAdEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik dECcDE DC   BB C CC Da  C a   

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen  eE E     eAaeAd C ECbC       

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 1 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 2 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 1 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ŞAKİR AKAY 1185 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 40 37 30,75 26 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBDDcaEe  BcCE  aBeCBEaDd cD

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BdEbCdaDe CDeEA BEee     ceBEa

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BE c EcDC d eBdd  C      cB   

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen bDc  dB   ad        eeC Ce E a

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 1 3 17
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 6 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 1 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 3 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ SEYHAN 1171 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 6 1 5,75 58 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 83 16 79,00 66 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDDDCEaE  BbbDEC BD aCECDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EdABC cBCACcd E eCEBBDACDD E A

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik BCd DBED A CCEBBECC ACDC BBDB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDC AEB  dDeABdA c bCA ABCBcDE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 0 79
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 0 89
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 6 0 86
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET BEDİRHAN ÇİFTÇİ 1187 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 3 2 2,50 8 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 25 20 20,00 17 50,66 51,94 30,11

TYT Sosyal           CaD    E e          

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BECcDEBDCabEBBaCBCCEabdE      

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CcEeEca  a db       eeC C  b b

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 1 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 4 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 3 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 4 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 4 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KEMAL DEMİRDÜGEN 1216 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 34 19 29,25 24 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDecaE E  B    CABD   Ed DE 

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal  EddC  aC CeBe eC EB       E c

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik     c ED   C   c C           E

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EeCac      De b      e   C D E

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 0 1 0
ŞİİR 6 4 0 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 2 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 1 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 2 21
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 0 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 3 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 1 30



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZEM ERSÖZ 1173 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 71 31 63,25 53 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DdBDDDaECEEbBAcDECABeBeCceDDE 

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EdABaDaBCACDdA DCCEBdDACDbaEBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik c E bBEDa  CC BBdCa  C aE BDB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen   eccEB   aDABbA EabCeCAcCBDbE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 3 1 75
ŞİİR 6 4 2 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 3 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 3 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 2 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 3 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR BİLGİÇ 1189 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 77 21 71,75 60 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe eDDBDDEaEaE B CcD DBACBECDCDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAbdCd DCACDDEedBEaCBDACDbABEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik  E BD BcC    B C CC D   CBBEaD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CcEdEA    bAeDAbcC ECeeBCBAEDD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 5 0 83
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 3 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN TUĞRUL 1186 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 67 20 62,00 52 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDDDaECE  B c dCeBDc CECDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal b ABC  aCACDde DeCEBBDACDD EBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik BCE cB D A CC  a CC ACaCEB DB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen E C  d    a ABbAD ab  eA CaD E

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 1 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 2 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 1 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BENGÜ OĞUZ 1188 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 8 3 7,25 24 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 48 18 43,50 36 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBeeEa C  B C   DBcC  C eD D

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BdE C    ACDeaABBE eBbACc bBE 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik  Ea D BDC    B C CC  C ECe    

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen C E E a   De        C C    bDD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 0 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 1 56
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 1 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA YALIN YÜCE 1144 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 75 23 69,25 58 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBDDEC    BbbcDD BAC dCDCDbe

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAdbCB DCACaDEAdBE CBDACDcABEa

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BdCBD BcC    B C CC aCAECBa BD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CaEB Aa C DADDAbBC ceAC CBAEbD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 5 0 83
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BAYİRLİ 1505 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 1 4 0,00 0 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 42 30 34,50 29 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDacDcd e  B bd        C  a  

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEbCaDDCACaDEA B eC     DAaEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik d CBD BDe   eBdC CCE Cb a B  D

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen  cE de    Dee  d   ceAC CecE  

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 2 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 1 3 14
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VUSLAT İREM KAVLAK 1177 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 72 33 63,75 53 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDaECEaE B Ccc DB CBdCDdbED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAdcCa DCAeDD ABBE eBDACDDcBEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik dEacDEBDCBbaBB CBaCEDCbcCeBbBc

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeEdd     eAeD bBC ECACBCcAbDc

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 3 0
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 3 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 0 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 10 3 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 4 56
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 3 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AKIN AYDOĞDU 1196 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 43 16 39,00 33 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe  DDBeaE  C  B C        deb DED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal B  a    CACc  A  E ee A     E 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik     DEBcCB  eB C CC D A   B BD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDEc A     A  A cb Ee   C AEDb

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 1 0 17
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 1 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 2 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 0 56
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 1 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SAATÇI 1180 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 13,06 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,42 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,22 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,13 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,48 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 14,26 15,10 9,00

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,15 13,36 7,79

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,96 2,65 1,47

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,81 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,42 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 10,19 9,68 4,47

Toplam: 120 58 32 50,00 42 50,66 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDaEaEaE B CcaeDBcC dCDCDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEcaBaeCACcDEABBEaeBDACbDABEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik dECcD  DC    B   CC        bda

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeE       DAec  Bb deeCdCadEcD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 3 0
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 0 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 1 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YİĞİT ÇAĞDAK 1507 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 69 17 64,75 54 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDeDDECEe  B d  bDB C  CDeaED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BcEbdB DCACDe A  EeCBDACDDABEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BEC D  DC   B    CC   AEC BE  

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDEcEA     bDDA BCaEeAeBCBAEDc

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 1 25
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 6 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 1 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK YERMAN 1221 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 2 17,50 58 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 19 4 18,00 60 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 72 19 67,25 56 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBD ECEb  B Ca  D  C ECDC ED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal aA aCa   ACDD ABBE CBDACD AcEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik edC DEBDb A BB CBCC aCAECdBEaD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDEc A    aAD AbBC EeeCBCcAEcD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 0 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 2 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 0 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 1 64
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 2 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 1 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUĞ GÜR 1203 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 0 5,00 50 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 20 4 19,00 63 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 81 21 75,75 63 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBD ECEa  B acD a  C ECbaDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAbaCBcDbACDDbeBBECCBDACDDABEa

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BECceEBDC cEBB CBCCE CAEC BEBD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CDE EA    eADDAdBC EeACBCBAEaD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 3 64
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 0 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 0 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 2 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KOCA 1223 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 62 24 56,00 47 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBDDECEC  BACdD DBeC ECDe ED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BA dCB  CbCDD  BB  e       BE 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BECcD BDC A BB CBCC DCd eaBEBD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen bcE cAB   bAaD  BbaEeAdd e Eca

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 1 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 0 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 1 64
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 3 56
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 3 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 6 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AŞKIN 1205 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 7 3,25 11 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 15 3 14,25 48 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 41 18 36,50 30 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DdBD e                 aECaeae

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal    BC   CAC Be De EBBDACD  Ed 

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik  a  DB D   CC BBECC    C B DB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen ccC  E    D d       a edBC DeE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 0 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 0 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 0 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 2 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BERİL GÜNGÖR 1210 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 70 22 64,50 54 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DdBDDDaECEE B  bcCcBD CCEaDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal dEABCD aCACD A DeCcBBDACD CEdb

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik  C BDa D A  C  BE CBAC   BaDB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EbC AEc    eA dADE bCAeAcCBDcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 1 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4 1 44
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE YAVUZ 1500 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 59 36 50,00 42 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DdcDDcCECE  B   dC Ba  CECDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal abABCD BCACDBA DedEBBDACDceEdc

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik cCd D  D  dCe B dCa  Ca EccDeb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDCcAEc d aDABA  cebCee BedDcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 3 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 4 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 2 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 5 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DAĞLI 1202 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 54 22 48,50 40 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBeDECECE B   c cB C ECDdaED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEECda CbC D AaBECeBDACDD BEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik B C D BDC c   bC CC    E    da

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen ec        aAc  b b a  C Ce E D

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 2 0 50
ŞİİR 6 2 2 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 2 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 1 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 5 2 36
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 1 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KAAN DALTABAN 1215 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 3 0,25 3 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 45 39 35,25 29 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDcECEC  BACcDcaB eBECaeaED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEaCa bCAeaDE cB  CBDb   eB d

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik  dC eEccCa   B   dC  C b  B B 

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeEca c d eee  A    edaBaeeb D

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 3 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 4 21
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 4 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 7 20



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVRİM SÖĞÜT 1222 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 1 1 0,75 8 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 14 3 13,25 44 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 68 26 61,50 51 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDDDCcbEE B b dbeBe CCEdDDdD

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal bEdBC  aCACcBedDeCcBBDACDDCEdA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik c  acBED   CC BBECCcACDdE BDBE

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen   C   e   DDdBbA E   ACABCBD E

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 4 17
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 4 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 3 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 1 1 14
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 0 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN MERVE ÇEVİK 1211 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 4 0,00 0 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 56 28 49,00 41 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe dDDBeeEC CE B CcbcDBeC ECDeDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEbCa DCACeD ABBEdCBDACeDAdbC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik  E   EBcC b       C  C        

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen beEeEca C Dca   c  aCAC CBAEbb

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 3 3 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 3 2 21
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 0 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 5 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NUR EYAZER 1224 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 75 26 68,50 57 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDeDaEaEE B bcEa Ba CCECeDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal  EeBC  aaACDBe e  E BDACD  EdA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik BCdcDBEDEABCCEBBECCBbCDCEBBDBE

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EcCdAEB    aABbADa dCA AaCBacE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 2 3 33
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 1 2 20
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 14 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 2 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN KESKİN 1504 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 3 0,25 3 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 6 10 3,50 12 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 49 31 41,25 34 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDDEdEC  B Cce eBAa EaDCDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEdCc eCbCDe edBECeBDAeDc BE 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik  dC D  cCa  cB C eC D        D

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen b cdE     eb   b   EdACeC  Eab

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 3 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 1 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 1 3 14
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN İNANÇ KAÇAR 1214 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 4 1,00 10 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 52 23 46,25 39 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDeDdEaE DBAb Eb BeBCC e D D

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal bEABCD aCACDB ceC EBB AC  CEdA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik c E DB D   C  a  Ca     Ec    

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen ceCacE    cDc       C  AaCBD E

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 2 2 50
ŞİİR 6 2 2 33
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 1 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 2 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 4 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA ÜREYZE ÇAĞLAR 1226 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 1 4,75 48 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 77 15 73,25 61 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DABDeD EC   B   dC BDBCCEdDDED

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal dEABaD  CACD A De E  DACD  EBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik BCE DB DaABCCEBBECC ACDCEBaD b

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EeC AE  C beABc DE bCACAB BcDE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 3 0 50
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 1 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 0 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 1 79
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 8 1 89
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 1 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 8 1 80



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY AYŞE TELVECİ 1192 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 1 2 0,50 5 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 62 23 56,25 47 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDcECEd  B    bD  CBdCDdDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BdEbC  eCACDe eBBECeBDACaaABE 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik   CBDEBcC    B C CCEaCAEC B BD

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeE   c    Ae      cCebBCeAEDc

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 1 33
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 1 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 1 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 2 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECATİ YİĞİT BAYDAR 1229 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 5 3,75 13 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 30 23 24,25 20 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DdcDeDC a   B    b            

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EEABCe   d          BDACc CEBb

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik  Cd Dc D   CC  d Cd           

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen cabB Ec e ba    c   CcCABC c  

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 2 0
ŞİİR 6 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 0 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 2 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 1 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 4 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 2 50



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUKHET BERRAK HUNİ 1506 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 47 33 38,75 32 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DeeDe  Ea E B   cbABDBCCECDDEa

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal  beBC  daACDdA cedc        EBe

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik cC BDBEba  CCEBBECdd C bc  DB 

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen Ebe  Ed    bA d aE bd CA   DcE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 4 0 3 0
ŞİİR 6 4 0 67
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 0 3 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 4 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 2 3 22
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 3 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 0 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER METE ÇETİNKAYA 1501 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 70 18 65,50 55 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDBDeECEa  B Cc  DB C ECbCD D

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEECa DCACDDEeB   C      ABbC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BECcDEBDC  E B CdCC DC EeBB Bc

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CeEcEA    DAeD dB CEeca CBAEDD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 3 0
ŞİİR 6 3 0 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 1 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 8 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 1 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 4 2 57
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP TUNCA 1212 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 24 2 23,50 78 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 68 16 64,00 53 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe cDDBD ECE   B C Dc B aBdC CeED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAE CBeDCACDDEA BECCBDACD eBE 

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik BEC DE DC        CCE C  CB    

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen CbEBEA  d cAaD AB eEe CBCdAEac

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 0 0 0
ŞİİR 6 3 1 50
MAKALE 1 1 0 100
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 3 1 60
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 0 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 14 4 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 5 0 56
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 5 1 71
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF AT 1209 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 64 25 57,75 48 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe cDDBeDEaECE B CcD aBAC ECDCDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BAEECBacCACDDaABBECCBDACDDABEa

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik Bd  DEBDC    B   bCaa   e     

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen baE E     cAeD bBC  CAd debEbc

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 4 1 80
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 1 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 14 6 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 3 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 2 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 6 30



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YILDIZ 1217 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 2 2 1,50 15 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 64 27 57,25 48 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe ADDaDDEaEaE BAaca DBACBdCDeDED

Cevap Anahtarı A ADDBDDECECEDBACEDDDBACBECDCDED

TYT Sosyal BdEcCdaeCACDDdABBECeBDACcDABEC

Cevap Anahtarı A BAEECBDDCACDDEABBECCBDACDDABEC

TYT Matematik B C DEBDe   BB C  CE     e  B 

Cevap Anahtarı A BECBDEBDCBAEBBECBCCEDCAECBBEBD

TYT Fen ecE E     Dcee dab E AC Ce EDD

Cevap Anahtarı A CDEBEABECCDADDAABCCECACBCBAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
SOHBET VE FIKRA 4 1 2 25
ŞİİR 6 4 1 67
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 3 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 7 1 50
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 1 1 11
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 2 2 29
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AKTAŞ 1207 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 14,59 13,80 8,85

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 32 25 25,75 21 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe DeBD   c    B          CEd    

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Matematik cCaBDBEDE BCCdBBaddBACae BdcBE

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen  cd  dB   eeABeAbE b   AeCdcbE

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 4 0 0 0
ŞİİR 6 0 1 0
MAKALE 1 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 11 2 79
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 3 5 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 1 3 14
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 1 1 50
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU TUNCA 1208 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 14,59 13,80 8,85

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,76 4,58 2,82

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,05 4,62 2,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,65 3,38 2,02

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,55 2,52 1,74

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 16,01 15,10 9,00

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,59 13,36 7,79

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,31 2,65 1,47

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,44 2,63 1,14

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,36 4,39 1,86

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 9,11 9,68 4,47

Toplam: 120 57 21 51,75 43 53,31 51,94 30,11

TYT Türkçe   cDa dECE      Ea e  C EdD E 

Cevap Anahtarı B DABDDDCECEEDBADDECABDBCCECDDED

TYT Sosyal EE   cc bACcBAbDe EBBDACDDCEBA

Cevap Anahtarı B EEABCDDBCACDBAEDCCEBBDACDDCEBA

TYT Matematik BCdBcBED A CCcBBECCd CDCE BDBb

Cevap Anahtarı B BCEBDBEDEABCCEBBECCBACDCEBBDBE

TYT Fen EDCa  d   DeA A     C      b E

Cevap Anahtarı B EDCBAEBECCDDABAADECCCACABCBDDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
SOHBET VE FIKRA 4 2 1 50
ŞİİR 6 1 1 17
MAKALE 1 0 1 0
ROMAN 3 1 0 33
HİKÂYE 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 5 2 2 40
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 3 2 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 14 9 3 64
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 7 0 78
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 7 3 2 43
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 2 2 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 1 20



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Metne Sözcük Yerleştirme A

23

%48,94
 

2

%4,26

15

%31,91

4

%8,51

3

%6,38
 

Doğru (%48,94)

Yanlış (%44,68)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Paragrafın Konusu D    

46

%97,87
 

1

%2,13
 

Doğru (%97,87)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D    

47

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Düşünceyi Geliştirme Yolları B

2

%4,26

38

%80,85

4

%8,51

1

%2,13

2

%4,26
  

Doğru (%80,85)

Yanlış (%19,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D   

5

%10,64

32

%68,09

6

%12,77

4

%8,51
 

Doğru (%68,09)

Yanlış (%23,40)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. D

7

%14,89
 

4

%8,51

20

%42,55

10

%21,28

6

%12,77
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%44,68)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Metinler arası karşılaştırmalar yapar. E   

4

%8,51
 

41

%87,23

2

%4,26
 

Doğru (%87,23)

Yanlış (%8,51)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7

Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve
bilimsel makalenin bölümlerini bilir. C

13

%27,66
 

22

%46,81

6

%12,77
 

6

%12,77
 

Doğru (%46,81)

Yanlış (%40,43)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950
Arası) E    

1

%2,13

34

%72,34

12

%25,53
 

Doğru (%72,34)

Yanlış (%2,13)

Boş (%25,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. C

16

%34,04

2

%4,26

17

%36,17

3

%6,38

3

%6,38

6

%12,77
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%51,06)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

1923-1950 arasında eser veren yazarların ve
bu dönemde yazılan romanların genel
özelliklerini kavrar.

E   
2

%4,26
 

14

%29,79

31

%65,96
 

Doğru (%29,79)

Yanlış (%4,26)

Boş (%65,96)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarını tanır. D

1

%2,13

1

%2,13
 

1

%2,13
 

44

%93,62
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%4,26)

Boş (%93,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13

1923-1940 arası hikâyesinin genel
özelliklerini kavrar. B  

45

%95,74
   

2

%4,26
 

Doğru (%95,74)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin
özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser
veren yazarları bilir.

A
6

%12,77

2

%4,26

1

%2,13
  

38

%80,85
 

Doğru (%12,77)

Yanlış (%6,38)

Boş (%80,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

1923-1940 arası hikâyesinin genel
özelliklerini kavrar. C

4

%8,51

7

%14,89

31

%65,96

1

%2,13
 

4

%8,51
 

Doğru (%65,96)

Yanlış (%25,53)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17

Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini
kavrar. E

2

%4,26
 

17

%36,17

7

%14,89

7

%14,89

14

%29,79
 

Doğru (%14,89)

Yanlış (%55,32)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. D

2

%4,26

2

%4,26

3

%6,38

12

%25,53

1

%2,13

27

%57,45
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%17,02)

Boş (%57,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15

Servetifünun Dönemi şiirinin genel
özelliklerini kavrar. D  

10

%21,28

7

%14,89

1

%2,13

2

%4,26

27

%57,45
 

Doğru (%2,13)

Yanlış (%40,43)

Boş (%57,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21

Halkın yaşam biçimini anlatan manzum
hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve
Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.

D
8

%17,02

2

%4,26

1

%2,13

20

%42,55

6

%12,77

10

%21,28
 

Doğru (%42,55)

Yanlış (%36,17)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Şiiri yorumlar. B  

36

%76,60
  

1

%2,13

10

%21,28
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%2,13)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19

Şiirde edebiyat, sanat ve fikir
akımlarının/anlayışlarının yansımalarını
değerlendirir.

A
10

%21,28
 

4

%8,51

1

%2,13

6

%12,77

26

%55,32
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%23,40)

Boş (%55,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını
bilir. C

3

%6,38
 

28

%59,57
 

2

%4,26

14

%29,79
 

Doğru (%59,57)

Yanlış (%10,64)

Boş (%29,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

1950-1980 arasında eser veren roman
yazarlarını tanır. B  

12

%25,53

3

%6,38
  

32

%68,09
 

Doğru (%25,53)

Yanlış (%6,38)

Boş (%68,09)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Cümlenin Ögeleri E   

1

%2,13

13

%27,66

28

%59,57

5

%10,64
 

Doğru (%59,57)

Yanlış (%29,79)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Noktalama İşaretleri C

3

%6,38

3

%6,38

37

%78,72
 

1

%2,13

3

%6,38
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%14,89)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D

3

%6,38

3

%6,38
 

30

%63,83

1

%2,13

10

%21,28
 

Doğru (%63,83)

Yanlış (%14,89)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Yazım Kuralları C

2

%4,26

1

%2,13

19

%40,43

12

%25,53

10

%21,28

3

%6,38
 

Doğru (%40,43)

Yanlış (%53,19)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Yazım Kuralları D

5

%10,64

1

%2,13

1

%2,13

29

%61,70

2

%4,26

9

%19,15
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%19,15)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Cümlenin Ögeleri E

1

%2,13

2

%4,26

1

%2,13

1

%2,13

36

%76,60

6

%12,77
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%10,64)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Noktalama İşaretleri D    

40

%85,11

3

%6,38

4

%8,51
 

Doğru (%85,11)

Yanlış (%6,38)

Boş (%8,51)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet
içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği
politikaları açıklar.

B
1

%2,13

42

%89,36
 

1

%2,13
 

3

%6,38
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%4,26)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı
Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü
rekabeti ve bu rekabette uyguladığı
stratejileri analiz eder.

A
30

%63,83
 

1

%2,13

7

%14,89

3

%6,38

6

%12,77
 

Doğru (%63,83)

Yanlış (%23,40)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa düşüncesinde meydana gelen
değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. E  

4

%8,51

1

%2,13

4

%8,51

29

%61,70

9

%19,15
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%19,15)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

E
7

%14,89

13

%27,66

3

%6,38

5

%10,64

10

%21,28

9

%19,15
 

Doğru (%21,28)

Yanlış (%59,57)

Boş (%19,15)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9

Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak
Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında
meydana gelen değişimleri analiz eder.

C
3

%6,38

1

%2,13

35

%74,47

2

%4,26
 

6

%12,77
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%12,77)

Boş (%12,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

B
14

%29,79

16

%34,04

1

%2,13

5

%10,64
 

11

%23,40
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%42,55)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7

Osmanlı devlet idaresi ve toplum
düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını
analiz eder.

D
7

%14,89

3

%6,38

3

%6,38

2

%4,26

1

%2,13

31

%65,96
 

Doğru (%4,26)

Yanlış (%29,79)

Boş (%65,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi
ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde
meydana gelen dönüşümü açıklar.

D  
1

%2,13

3

%6,38

19

%40,43

7

%14,89

17

%36,17
 

Doğru (%40,43)

Yanlış (%23,40)

Boş (%36,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-5

Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği
sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel
etkilerini analiz eder.

C
4

%8,51

1

%2,13

36

%76,60
 

1

%2,13

5

%10,64
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%12,77)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı
ve yurttaş askerliğine yönelik
düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını
analiz eder.

A
38

%80,85

3

%6,38
 

1

%2,13
 

5

%10,64
 

Doğru (%80,85)

Yanlış (%8,51)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili
olan faktörleri açıklar. C   

42

%89,36
 

3

%6,38

2

%4,26
 

Doğru (%89,36)

Yanlış (%6,38)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12

Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarına dayalı
senaryolar oluşturur. D

4

%8,51

1

%2,13

5

%10,64

29

%61,70

4

%8,51

4

%8,51
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%29,79)

Boş (%8,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini
açıklar. D   

2

%4,26

27

%57,45

13

%27,66

5

%10,64
 

Doğru (%57,45)

Yanlış (%31,91)

Boş (%10,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından
karşılaştırır. E

3

%6,38

2

%4,26

2

%4,26

3

%6,38

9

%19,15

28

%59,57
 

Doğru (%19,15)

Yanlış (%21,28)

Boş (%59,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini
fonksiyonel açıdan yorumlar. A

24

%51,06

1

%2,13
  

12

%25,53

10

%21,28
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%27,66)

Boş (%21,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri
arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından
değerlendirir.

B
1

%2,13

24

%51,06

1

%2,13

8

%17,02

1

%2,13

12

%25,53
 

Doğru (%51,06)

Yanlış (%23,40)

Boş (%25,53)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim
süreçleri üzerindeki etkisi açısından
değerlendirir.

B
1

%2,13

35

%74,47
   

11

%23,40
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%2,13)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından
karşılaştırır. E   

5

%10,64
 

35

%74,47

7

%14,89
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%10,64)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Türkiye'nin maden ve enerji kaynaklarının
etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı
açısından değerlendirir.

C
2

%4,26
 

17

%36,17

3

%6,38

3

%6,38

22

%46,81
 

Doğru (%36,17)

Yanlış (%17,02)

Boş (%46,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel
özellikler açısından analiz eder. C   

16

%34,04
 

28

%59,57

3

%6,38
 

Doğru (%34,04)

Yanlış (%59,57)

Boş (%6,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce
ortamını açıklar. B  

35

%74,47
 

1

%2,13

2

%4,26

9

%19,15
 

Doğru (%74,47)

Yanlış (%6,38)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. D  

2

%4,26
 

36

%76,60
 

9

%19,15
 

Doğru (%76,60)

Yanlış (%4,26)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. A

37

%78,72

2

%4,26
   

8

%17,02
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%4,26)

Boş (%17,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin
karakteristik özelliklerini açıklar. C   

37

%78,72
 

1

%2,13

9

%19,15
 

Doğru (%78,72)

Yanlış (%2,13)

Boş (%19,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik
özelliklerini açıklar. D

3

%6,38

1

%2,13

3

%6,38

28

%59,57

1

%2,13

11

%23,40
 

Doğru (%59,57)

Yanlış (%17,02)

Boş (%23,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. D

2

%4,26

2

%4,26

4

%8,51

18

%38,30
 

21

%44,68
 

Doğru (%38,30)

Yanlış (%17,02)

Boş (%44,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları
yorumlar. A

26

%55,32

3

%6,38

5

%10,64
 

6

%12,77

7

%14,89
 

Doğru (%55,32)

Yanlış (%29,79)

Boş (%14,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29

Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve
hadislerden hareketle yorumlar. B

1

%2,13

29

%61,70

1

%2,13

9

%19,15
 

7

%14,89
 

Doğru (%61,70)

Yanlış (%23,40)

Boş (%14,89)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28

Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları
tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini
fark eder.

E  
2

%4,26
  

43

%91,49

2

%4,26
 

Doğru (%91,49)

Yanlış (%4,26)

Boş (%4,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve
hadislerle temellendirir. C

7

%14,89
 

21

%44,68

2

%4,26

1

%2,13

16

%34,04
 

Doğru (%44,68)

Yanlış (%21,28)

Boş (%34,04)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile
ilişkilendirir. B

1

%2,00

21

%42,00

1

%2,00

4

%8,00

1

%2,00

22

%44,00
 

Doğru (%42,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters
fonksiyonlarını açıklar. E

1

%2,00
  

11

%22,00

22

%44,00

16

%32,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%32,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. C

3

%6,00
 

35

%70,00
  

12

%24,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%24,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1

Analitik düzlemde iki nokta arasındaki
uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek
problemler çözer.

B  
11

%22,00

20

%40,00
 

1

%2,00

18

%36,00
 

Doğru (%22,00)

Yanlış (%42,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-8 Doğrunun Analitik İncelenmesi D  

1

%2,00
 

42

%84,00

3

%6,00

4

%8,00
 

Doğru (%84,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%8,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Doğrunun Analitik İncelenmesi E     

32

%64,00

18

%36,00
 

Doğru (%64,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 ANALİTİK GEOMETRİ B

1

%2,00

36

%72,00

4

%8,00
  

9

%18,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%18,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. D  

1

%2,00

14

%28,00

35

%70,00
   

Doğru (%70,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. C  

1

%2,00

46

%92,00
 

2

%4,00

1

%2,00
 

Doğru (%92,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%2,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. B

3

%6,00

6

%12,00

1

%2,00

1

%2,00
 

39

%78,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%78,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. A

10

%20,00

4

%8,00

4

%8,00

1

%2,00
 

31

%62,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%62,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. E

4

%8,00
   

10

%20,00

36

%72,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. B

1

%2,00

23

%46,00

2

%4,00

2

%4,00

3

%6,00

19

%38,00
 

Doğru (%46,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%38,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. B

1

%2,00

40

%80,00
   

9

%18,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%18,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. E

2

%4,00

1

%2,00

1

%2,00

3

%6,00

8

%16,00

35

%70,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. C  

1

%2,00

36

%72,00

1

%2,00

2

%4,00

10

%20,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

Analitik düzlemde doğruları inceleyerek
işlemler yapar. B  

12

%24,00

1

%2,00

3

%6,00
 

34

%68,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR C

4

%8,00

1

%2,00

33

%66,00

5

%10,00

1

%2,00

6

%12,00
 

Doğru (%66,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR C   

47

%94,00

1

%2,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%94,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ E

3

%6,00
  

3

%6,00

20

%40,00

24

%48,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR D

12

%24,00

1

%2,00
 

13

%26,00
 

24

%48,00
 

Doğru (%26,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%48,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR C

1

%2,00

3

%6,00

27

%54,00

1

%2,00
 

18

%36,00
 

Doğru (%54,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. A

14

%28,00

4

%8,00

1

%2,00

3

%6,00
 

28

%56,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%56,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. E  

1

%2,00

2

%4,00

1

%2,00

19

%38,00

27

%54,00
 

Doğru (%38,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24

İkinci dereceden fonksiyonlarla
modellenebilen problemleri çözer. C

2

%4,00

1

%2,00

19

%38,00

1

%2,00

8

%16,00

19

%38,00
 

Doğru (%38,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%38,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR B

3

%6,00

13

%26,00

2

%4,00

2

%4,00

3

%6,00

27

%54,00
 

Doğru (%26,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%54,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR B

4

%8,00

26

%52,00

2

%4,00
  

18

%36,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur. E

1

%2,00

6

%12,00
  

11

%22,00

32

%64,00
 

Doğru (%22,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%64,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri B

3

%6,00

25

%50,00
 

2

%4,00

2

%4,00

18

%36,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem
Sistemleri D

2

%4,00
 

3

%6,00

28

%56,00
 

17

%34,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%34,00)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin
hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre
yorumlar.

C
1

%2,00

6

%12,00

35

%70,00

1

%2,00

5

%10,00

2

%4,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%26,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2

Net kuvvetin yönünü belirleyerek
büyüklüğünü hesaplar. D

3

%6,00

3

%6,00

10

%20,00

14

%28,00

14

%28,00

6

%12,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%12,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Cisimlerin denge şartlarını açıklar. E   

5

%10,00
 

38

%76,00

7

%14,00
 

Doğru (%76,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%14,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta
analiz eder. B

1

%2,00

10

%20,00

10

%20,00

5

%10,00

3

%6,00

21

%42,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%42,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6

Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili
hesaplamalar yapar. E

2

%4,00
 

2

%4,00

5

%10,00

31

%62,00

10

%20,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%18,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Cisimlerin denge şartlarını açıklar. A

22

%44,00
 

6

%12,00

1

%2,00

1

%2,00

20

%40,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. B

8

%16,00

4

%8,00

5

%10,00

1

%2,00

1

%2,00

31

%62,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%30,00)

Boş (%62,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8

Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve
elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. E    

1

%2,00

1

%2,00

48

%96,00
 

Doğru (%2,00)

Yanlış (%2,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki
davranışını açıklar. C   

5

%10,00

4

%8,00

2

%4,00

39

%78,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%78,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10

Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki
davranışını açıklar. C

1

%2,00
  

1

%2,00

2

%4,00

46

%92,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Atomu kuantum modeliyle açıklar. D

8

%16,00

4

%8,00

3

%6,00

18

%36,00

6

%12,00

11

%22,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%42,00)

Boş (%22,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini
sebepleriyle açıklar. A

31

%62,00

2

%4,00

4

%8,00

4

%8,00

7

%14,00

2

%4,00
 

Doğru (%62,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12

Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük
hayattan örneklerle açıklar. D

7

%14,00

4

%8,00

3

%6,00

14

%28,00

16

%32,00

6

%12,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17

Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak
sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. D

1

%2,00

2

%4,00

4

%8,00

17

%34,00

3

%6,00

23

%46,00
 

Doğru (%34,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%46,00)



KURUM SORU ANALİZİ
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Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri
arasında ilişki kurar. A

20

%40,00
    

30

%60,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15

Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini
açıklar. A

6

%12,00

15

%30,00

2

%4,00

10

%20,00

2

%4,00

15

%30,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%58,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-14

Tepkimelerde meydana gelen enerji
değişimlerini açıklar. B

1

%2,00

25

%50,00

3

%6,00
  

21

%42,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%42,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20

Standart oluşum entalpileri üzerinden
tepkime entalpilerini hesaplar. C  

16

%32,00

12

%24,00

1

%2,00
 

21

%42,00
 

Doğru (%24,00)

Yanlış (%34,00)

Boş (%42,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki
ilişkiyi açıklar. C

5

%10,00
 

2

%4,00

1

%2,00

2

%4,00

40

%80,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Tepkimelerde meydana gelen enerji
değişimlerini açıklar. E

6

%12,00
 

6

%12,00

2

%4,00

24

%48,00

12

%24,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%24,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini
açıklar. C   

18

%36,00

2

%4,00

22

%44,00

8

%16,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%48,00)

Boş (%16,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sindirim Sistemi A

18

%36,00

1

%2,00

3

%6,00

1

%2,00

14

%28,00

13

%26,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%38,00)

Boş (%26,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları
hormonları açıklar. C

3

%6,00

3

%6,00

30

%60,00

6

%12,00

2

%4,00

6

%12,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%28,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27 Kas çeşitlerini ve özelliklerini bilir. B

1

%2,00

20

%40,00

1

%2,00

5

%10,00

4

%8,00

19

%38,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%22,00)

Boş (%38,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26

İskelet sistemini oluşturan kemik ve kıkırdak
doku ile eklemleri açıklar. C

1

%2,00
 

41

%82,00

1

%2,00

1

%2,00

6

%12,00
 

Doğru (%82,00)

Yanlış (%6,00)

Boş (%12,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25

Sindirime yardımcı organların görev ve
işleyişini açıklar. B

3

%6,00

16

%32,00

5

%10,00

3

%6,00

11

%22,00

12

%24,00
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%44,00)

Boş (%24,00)



KURUM SORU ANALİZİ

TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

Okul İlçe İl Genel

50 50 50 4694

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Dolaşım Sistemleri A

30

%60,00

1

%2,00

2

%4,00

3

%6,00

1

%2,00

13

%26,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%14,00)

Boş (%26,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Kalbin çalışmasını açıklar. E  

4

%8,00
  

44

%88,00

2

%4,00
 

Doğru (%88,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%4,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 Solunum Sistemi D

3

%6,00

8

%16,00

11

%22,00

14

%28,00

1

%2,00

13

%26,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%46,00)

Boş (%26,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini
açıklar. D

3

%6,00

9

%18,00

10

%20,00

26

%52,00
 

2

%4,00
 

Doğru (%52,00)

Yanlış (%44,00)

Boş (%4,00)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan
Okul

(50)
15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

İlçe
(50)

15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

İl
(50)

15,24 5,78 13,80 5,14 2,22 4,58 5,16 2,16 4,62 3,46 0,32 3,38 2,74 0,90 2,52 14,40 4,14 13,36 3,20 2,20 2,65 3,38 3,00 2,63 5,14 2,98 4,39 57,86 23,70 51,93 297,890

Genel
(4694)

10,74 7,58 8,85 3,42 2,40 2,82 3,05 2,50 2,42 2,15 0,54 2,02 1,91 0,70 1,74 8,85 4,24 7,79 1,95 1,94 1,47 1,55 1,64 1,14 2,25 1,56 1,86 35,87 23,10 30,11 226,130

Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan
11A
(26)

14,50 5,77 13,06 4,92 2,00 4,42 4,81 2,35 4,22 3,23 0,38 3,13 2,69 0,85 2,48 14,19 4,15 13,15 3,46 2,00 2,96 3,54 2,92 2,81 5,15 2,92 4,42 56,49 23,34 50,65 294,320

11B
(24)

16,04 5,79 14,59 5,38 2,46 4,76 5,54 1,96 5,05 3,71 0,25 3,65 2,79 0,96 2,55 14,63 4,13 13,59 2,92 2,42 2,31 3,21 3,08 2,44 5,13 3,04 4,36 59,35 24,09 53,30 301,770

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.
Eğer şube ortalaması, okul ortalamasından daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ okulunda 50 2

UZUNKÖPRÜ ilçesinde 50 2 1
EDİRNE ilinde 50 2 1 1

Genelde 4694 464 133 89 45

DERECELER

Genelde sınava 133 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 7. [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

EDİRNE ilinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu

UZUNKÖPRÜ ilçesinde sınava 1 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. [SÖZ] puanında 1. [SAY] puanında 1. [EA] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0
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TYT SÖZ SAY EA
11A 11B
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

EDİRNE UZUNKÖPRÜ TEV ORHAN ÇETİN FEN LİSESİ 11.SINIF AKADEMİK DEĞERLENDİRME SERİSİ 2
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

1 0,46 0,42 46

[+] PARAGRAF YORUMU 2 1,86 0 93

[+] ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,76 0,18 76

[+] CÜMLEDE ANLAM 1 0,64 0,22 64

[-] SOHBET VE FIKRA 4 0,90 1,46 23

[-] ŞİİR 6 2,40 1,20 40

[-] MAKALE 1 0,44 0,38 44

[-] ROMAN 3 1,20 0,12 40

[+] HİKÂYE 3 1,64 0,30 55

[+] TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0,56 0,10 56

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1,28 0,38 64

[+] SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2,50 0,88 63

[+] ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0,60 0,14 60

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

2 1,44 0,26 72

[-] DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE
OSMANLI

5 1,84 1,54 37

[+] DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

3 1,86 0,42 62

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER 2 1,38 0,36 69

[-] BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3,46 1,24 49

[-] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,32 0,56 32

Felsefe
[+] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,70 0,06 70

[+] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

2 1,46 0,08 73

[+] 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,74 0,02 74

[+] 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0,56 0,16 56

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 1 0,36 0,16 36

[+] KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 2 1,38 0,32 69

[+] KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0,58 0,22 58

[-] DÜNYA VE AHİRET 1 0,42 0,20 42

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] TRİGONOMETRİ 3 1,56 0,44 52

[-] ANALİTİK GEOMETRİ 14 6,94 1,80 50

[-] FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 9 4,22 1,40 47

[-] DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 4 1,68 0,50 42

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] KUVVET VE HAREKET 7 3,08 1,98 44

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0,12 0,22 4

Kimya
[-] MODERN ATOM TEORİSİ 2 0,98 0,76 49

[-] GAZLAR 1 0,28 0,60 28

[-] SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0,86 0,78 29

[-] KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1,26 0,86 32

Biyoloji
[+] İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5,14 2,98 51
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